957035
To: 5.1.2¢ IEEEZ @minvws.nl]
)

From: B 5.1.2e

Sent: Mon 10/12/2020 7:09:46 PM

Subject: FW: Order Quidel antigeentesten
Received: Mon 10/12/2020 7:09:46 PM

En dit is dan het molentje waar we af en toe in vaste rondjes komen te draaien

m@minvws.nl

Van: @Ichulpmiddelen.nl>

Verzonden: maandag 12 oktober 2020 20:34

5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e ) @minvws.nl>; ,

5.1.2e 5.1.2e SRS @ minvws.nl>

5.1.2e @minvws.nl>; S 5.1.2e @Ichulpmiddelen,nl>;

SLE @ | chulpmiddelen.nl>; @Ichulpmiddelen.n|>;

S @Ichulpmiddelen.nl>
Onderwerp: Re: Order Quidel antigeentesten

Aan allen,
Ik heb wat duidelijkheid nodig s.v.p.

1- Mandaat ruimte. Overeenkomsten moeten binnen de afgeven mandaat ruimte worden gerealiseerd. Ophoging van
mandaat gebeurd via GMT.

Een aantal lab-orders die vandaag zijn aangeboden lijken het totaal aan mandaat ruimte te boven te gaan. Dat wordt nu
eerst via finance van het LCH in kaart gebracht. Dit komt voort uit het feit dat nu niet oor aankoop testen nodig

s, maar zeer veel meer. [

2- Overeenkomsten werden en worden altijd door VWS goedgekeurd, waarna Mediq de overeenkomst sluit. Dat betekent
dan ook dat er voor een overeenkomst mandaat ruimte is, lees financién beschikbaar zijn, anders wordt die niet
goedgekeurd. Lees mag niet voor goedkeuring worden aangeboden.

3- Orders binnen een goedgekeurde overeenkomst werden voor minder dangoedgekeu rd door LCH, = procedure
Medig, die is afgestemd met VWS. Boven de is goedkeuring van VWS nodig, anders zal Mediq (in beide situaties) de
order niet plaatsen.

Mail van van lijkt nu aan te geven dat ook voor orders onderoedkeuring van

VSW/GMT nodig is. GRAAG HIER DUIDELIJKHEID OVER VANUIT GMT

4-

Ik heb de beleving dat er een aantal weken geleden al BEEEEEEN van de toenmalige mandaat ruimte die nog beschikbaar
was binnen het mandaat van , zou worden overgemaakt aan Mediq. Dat vond plaats binnen de discussie om
naast de al voorziene aangegane verplichtingen, ook voor aan testen te gaan aankopen. GRAAG VANUIT VWS EEN
STATUS UPDATE OVER DEZE w

Kort later is om een mandaat ophoging van Ei¥4Rgevraagd i.v.m. aankoop van extra handschoenen. Daarvan kwam het
bericht retour dat dit akkoord was. Graag zou ik een laatste stand van zaken m.b.t. de huidige mandaat hoogte ontvangen.

Graag in het antwoord (in cc), finance LCH meenemen.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e



957035
van: "GN MEEE @ minvws.n1>

Datum: maandag 12 oktober 2020 om 17:52

Aan: 1 @Ichulpmiddelen.nl>,<@Ichu|pmiddelen.n|>, "

2 minvws.nl>

cc: 1. EER @ chulpmiddelen.ni>, [IEE JEE @ chuipmiddelen.nl>, "IEEIN:

@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Order Quidel antigeentesten

Dan is het toch geregeld?

Van: @Ichulpmlddelen nl>

Verzonden: maandag 12 oktober 2020 17:50

Aan: ST IEEEDN o minvws.n!>; IIEKECH <BEXEDM @\ chulpmiddelen.n!>; RN

(512 B 512

cc: IR il pmiddelen.n!>; IENECNN JIEXEN@|chulpmiddelen.n!>; INNERECNN)

5.1.2e @ minvws.nl>
Onderwerp: FW: Order Quidel antigeentesten
Urgentie: Hoog

Beste

Onderstaand voorbeeld van de vertraging. Bai®8heeft akkoord gegeven op deze order bij Quidel.

5.1.2e graag vandaag nog het akkoord voor deze order bijragen Eis op de hoogte
van de lab procedures.

Met vriendelijke groet,

m@lchulgmiddelen.nl

van: INEEESECNINN ERERMN @ chulpmiddelen.ni>

Verzonden: maandag 12 oktober 2020 16:27

Aan: A . Ichulpmlddelen.nl>;@Ichulpmiddelen.nl>

@Ichulpmiddelen.nl>

Onderwerp: Re: Order Quidel antigeentesten
Urgentie: Hoog

wordt nu niet tekeningsbevoegd genoemd.
Ik ben niet op de hoogte van deze wijziging?!



Dit werk vertragend op de lijn van orders van de antigeentesten..

Met vriendelijke groet,

Landelijk Consortium Hulpmiddelen

E: m@lchulgmiddelen.nl

Algemeen: [IIIEEEZN G \chulpmiddelen.nl.

957035

van: IEENFT -BEEET o minvws.nl>

Verzonden: maandag 12 oktober 2020 16:15
Dmedig.com>

@medig.com>; .
RV @ [chulpmiddelen.nl>; il _ minvws.nl>

Onderwerp: RE: Order Quidel antigeentesten

+»

Nee, is niet tekeningsbevoegd. als GMT is dat wel en als plaatsvervanger mag Al ook
tekenen.

Groet,

van: JEEEEDl o medig.com>

Verzonden: maandag 12 oktober 2020 16:12

middelen.nl>; Ichulpmiddelen.nl>
) minvws.nl>

Onderwerp: RE: Order Quidel antigeentesten

5.1.2e

ik wacht nog even op antwoord van VWS /

Van: m@lchulgmiddelen.nb

Verzonden: maandag 12 oktober 2020 15:53




pmiddelen.n!; [NEKECINN NEXECNN @ media.com>

@ medig.com>
Onderwerp: Re: Order Quidel antigeentesten

Zou je bij akkoord dit zo snel mogelijk kunnen ondertekenen?
De PO moet er vandaag namelijk uit.

Met vriendelijke groet,

Landelijk Consortium Hulpmiddelen

E: m@(chulgmiddelen.nl

T

5.1.2e

Algemeen: INEEETINNN @\chulpmiddelen.nl.

957035

Van: @Ichulpmiddelen.nl>

Verzonden: maandag 12 oktober 2020 15:03
Aan:

@medig.com>
Onderwerp: RE: Order Quidel antigeentesten

Het stapeltje wordt steeds groter; hierbij nog het akkoord op de totale order van 100.000 stuks.

Groet,

Van: m@lchulgmiddelen.nb

Verzonden: maandag 12 oktober 2020 15:00

G med'.com>;@Ichulpmiddelen.nl>

CC: : A. @medig.com>
Onderwerp: Re: Order Quidel antigeentesten

@ichulpmiddelen.n>; [NEXIECN <BIEXECM @ mediq.com>



957035

Scherp! En excuus. Zie bijlage

Met vriendelijke groet,

Landelijk Consortium Hulpmiddelen

E m@lchulgmiddelen.nl

Algemeen: IIIEEEEI G \chulpmiddelen.nl.

Verzonden: maandag 12 oktober 2020 14:56
pmiddelen.nl>

g medi.com>;<Ichu|pmidde|en.nl>

Onderwerp: RE: Order Quidel antigeentesten

Hi, sorry, maar kan het schriftelijk akkoord van VWS zo niet direct vinden?

Van: @Ichulpmiddelen.nl>

Verzonden: maandag 12 oktober 2020 10:20
Aan:
CE: @medig.com>;
Onderwerp: Order Quidel antigeentesten

Goedemorgen

Bijgaand de getekende order van Quidel betreffende antigeen testen. Op deze order gelden de algemene inkoopvoorwaarden van
NFU. En betaalconditie is vooruit bij elk deellevering.
Zie akkoord VWS voor zowel afwijkende voorwaarden en vooruitbetaling als bijlage.

@ medig.com>

<MQlchulgmiddelen.nl>

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Afdeling

Landelijk Consortium Hulpmiddelen

r: (R



957035

E;s m@lchulpmiddelen.nl



