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To: 5.1.2e AEE @minvws.nl]
From: 5.1.2e

Sent: Wed 10/14/2020 7:15:02 PM

Subject: FW: Financierings/budgetbehoefte LCH versus handschoenen-enantigeenorders

Received: Wed 10/14/2020 7:15:03 PM

Tkn

Verzonden met BlackBerry Work

(www blackberry..com)

Van: JER@ chulpmiddelennl>
Datum: woensdag 14 okt. 2020 9:13 PM

Aan: ) ([@minvws nl>

Onderwerp: Re: Financierings/budgetbehoefte L CH versus handschoenen-en antigeenorders

Goedenavond RFE

Merci, daar gaan wij mee aan de slag.

van:IE EEN orminvws.ni>
Datum: woensdag 14 oktober 2020 om 16:05

CC: @Ichulpmiddelen.nl>,

@minvws.nl>,go]
Onderwerp: RE: Financierings/budgetbehoefte LCH versus handschoenen-en antigeenorders

Beste REM
Dank voorje mail en verzoek. Wij zullen het exacte bedrag van het mandaat gegeven alle ontwikkelingen die we nog op ons af

zien komen, nog laten vaststellen door [EEE = kan dus ook hoger zijn dan«EE
Maar in ieder geval geef ik je in overleg met onze collega’s hierbij de alvast de toestemming om tot een bedrag val EEE
gaan en de bestellingen te plaatsen die nodig zijn. In het bijzonder dejjEETvoor antigeentesten.

Vriendelijke groet

Dubbel



Pagina's zijn verwijderd 956773

2-2

Dubbel


