
Aan:

Onderwerp: FW:
tek

[ tieovereenk
t

Roche

Datum: dinsdag 13 oktober 2020 16:15:36

Van: INET EET) <EEEEC minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 15:02

Aan:IEE)BEEvs. >;IE
<IEEEE in vivs.nl>

CC:ITT) < EEE invws. n>;IEEE| <EEEinvws.nl>
Onderwerp: RE: tekenen garantieovereenkomst Reche

Beste allen,

Dit betreft inderdaad het desbetreffende testmateriaal.

Met vriendelijke groet

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Directie Wetgeving en Juridische zaken

IEE minvws.nl
osIEEEEEN

Van:IEE)< EEE minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 14:34

Aan:EEE)< minvws.n'>

cc:IEEE)<BRmin ws. >;IEE
<HEEECER minvws.n>;IEEE)<IEXECE minyws.nl>
Onderwerp: RE: tekenen garantieovereenkomst Roche

i [EEE

Er is reeds een verplichting op de begroting aangemaakt voor in totaal van € 230 miljoen verwijst EREY ook

naar) voor testmaterialen. Als de overeenkemst met Roche hierop aansluit dan is er dus al ruimte op de

begroting. De verplichting voor de garantstelling testmaterialen is in ieder geval geboekt op:
Directie PG - 4067 HB 2.07.29 en SAO 1.01.20.12 met mutatienummer 1000000058.

wellicht goed om aan [JEEZte vragen welk werkbudget aansluit bij dit HB (hoofdbudget) en dan kun je
een verplichting voor Roche aanmaken. Daar moet hij je verder mee kunnen helpen.

Maar daar gaat nog 1 checkvraag aan vooraf, is dit dan inderdaad testmateriaal cf. die garantstelling of is dit

nieuw?

Groet

Van: 12 )HEE1 11 vs.0l>
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 12:59

Aan:IEEE< minvws.nl>

CC:IEEE|<BERETinv ws. n>;IEERE|
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</IEEETEC minvws.nl>
Onderwerp: RE: tekenen garantieovereenkomst Roche

Urgentie: Hoog

Ben je er al uit hoe we hiermee omgaan?

Dat ondertekenen kan de directeur van COVID-directie wel doen, we passen dat in de overeenkomst

aan, maar ik wacht op antwoord van FEZ.

Ik heb ook geen antwoord op jouw vraag nu, daarom is het goed dat FEZ meekijkt.

1552

Van:ICT)<BR© minvivs.nl>

Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 12:27

Aan:IEEE<| minvws.nl>; [TNNININEEEE
»

Onderwerp: RE: tekenen garantieovereenkomst Roche

Hoi IEEEERES

Ik begrijp werkelijk niet waarom de COVID-directie zelf geen handtekening zou kunnen zetten onder de

garantie. GMT tekent al weken ‘voor de laatste keer’ een overeenkomst vanwege de spoed. Het gaat niet om

een inkooporder, maar om een garantie. Ik begrijp dat directeuren en plaatsvervangend directeuren op hun

beleidsterrein zonder limiet mogen tekenen voor epdrachten/garanties. Je draait de overeenkomst uit en laat

een krabbel zetten decor de directeur, moeilijker dan dat is het niet.

Gaat de garantie voor Roche eigenlijk om ‘gewone’ diagnostische testen of om sneltesten? De sneltesten

zitten namelijk niet in het geclaimde bedrag.

Van: INEEEE)<IETETC: invws.nl>

Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 12:11

Aan:EEE)< minvws.nl>;IEE

<BEEEETENminvs.nl>
Onderwerp: tekenan garantieovereenkomst Roche

Hoi 5.1.2e

Is het dan voor nu niet het handigst as IEEtekent (als ze in the house zijn) omdat zij dit in het

verleden ook hebben gedaan en we dit met spoed nodig hebben?

Dank en groet
5.1.2e

Van: INEST) <BENEET minyws.nl>
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 11:55

Aan:IGF)<BRinv s.nl>;IEEESEE
<I minvws.nl>
cc:IE<i.>;IE
<IENFTI minvws.nl>
Onderwerp: RE: tekenen garantieovereenkomst Roche

Beste

In spoedgeval kan de tekenbevoegde alvast tekenen en kan later het verplichtingennummer worden

aangemaakt.

Er lopen wat dingen decor elkaar. GMT is mogelijk tekenbevoegd veor de aankopen die voorheen door LCH

werden gedaan, nu de LCH van Mediq naar CIBG gaat. Maar garantieovereenkomsten, zoals deze

overeenkomst met Roche, worden altijd al door VWS zelf getekend. Aangezien het budget van de

garantieovereenkomsten hij de COVID-directie op de begroting staat, is het logischer als de COVID-directie

tekent. Het gaat gewoon om iemand die overeenkomsten mag tekenen. Meestal is dat de directeur.
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Van: 5.1.20 ) <BR  1 n\ws.nl>

Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 11:02

Aan: IEEE EEE <BEE inywys.n>;TEE)

<HIERETIC minvyws.nl>
CC:IETF)<BECin ws.n>
Onderwerp: RE: tekenan garantieovereenkamst Rache

Hoi beiden,

Ik heb dit ook uitgezet bij IEEE (FEZ). Zij is nu aan het beoordelen of er een verplichting moet worden

aangemaakt en wie dat dan gaat doen eventueel.

51%

Van:IETF)<<IEEED(inyws.nl>

Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 10:46

Aan:IEE)<EECCO inv ws. >
}<I+ nvws.n >

Onderwerp: tekenen garantizovereenkoms: Roche

Urgentie: Hoog

Hoi [ERIEDank voorje mail met je uitleg.
Ik heb nog een vraag: weet jij wie er vandaag bevoegd is om deze garantieovereenkomst te tekenen?

Vanmorgen kreeg ik nl viaBE een mail van waaruit ik afleid dat dat op dit moment nog steeds GMT

is. Klopt dat ?

Ik begreep dat er wordt gewerkt aan verheldering van de werkafspraken maar voor nu is het helaas nog zeer

verwarrend allemaal...

Bedankt en groet

ie van Vi dheid, Welzijn en Sport
Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Parnassusplein 5 | Den Haag
Postbus 20350 | 2511 EJ Den Haag

minvws.nl

Van: IEEESTENN) <BEEEC minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 09:33

san:EsraSEEics 1
cc:ITT)<Imin ws.nl>
Onderwerp: RE: garantieovereenkomst Roche

Gisteren spraken we elkaar al kort. Ik heb op een rijtje gezet wat er meet gebeuren om de

garantieovereenkomst te kunnen tekenen.

®  Zorgen dat juiste ondertekenaar (tekenbevoegde van Covid-directie) onder de garantieovereenkomst
staat.

Verplichtingennummer aanvragen bij financieel adviseur van Covid-directie als door ondertekening
een betalingsverplichting ontstaat. Dat bedrag moet in de overeenkomst staan. Let op dat we de

bedragen inclusief btw moeten hebben (inkcpers werken vaak met bedragen zonder btw, maar VWS

niet).
e Deze tekst wordt weleens vergeten bij het cpstellen van garantieovereenkomsten. Het is het mooist

als de tekst in de garantieovereenkomst staat, maar anders kan het in de begeleidende mail aan de

leverancier worden opgenomen:
‘Indien u wilt dat VWS het niet afgenomen aantal Verbruiksartikelen afneemt en betaalt, dient u dit



per email te laten weten aan EEF minvws.nl. U dient uw factuur in via e-facturering via

https://www.tradeinterop.com/vws-kern onder vermelding van verplichtingennummer [00],Het
voor een e-factuur benodigde Overheidsidentificatienummer {OIN} voor het ministerie van VWS is:

00000002003182447001."

e In sommige gevallen sluiten we eerst een dienstverleningsevereenkomst, waarin staat onder welke

voorwaarden leveringsovereenkomsten met de labs mogen worden afgesloten. Wanneer de labs de

leveringsovereenkomst tekent, dan ontstaat een betalingsverplichting en moet een

verplichtingennummer worden aangemaakt. Je kunt bij van LCH navragen of er

inmiddels leveringsovereenkomsten zijn getekend (heb ik ook met gedeeld).
® Overeenkomsten naar secretariaat van ondertekenaar sturen met verzoek om garantieovereenkomst

te laten tekenen.

Getekende cvereenkomsten als pdf mailen naar [IEEE (chulpmiddelen.nl met verzoek om

te regelen dat leverancier tekent. VVragen of ze tweezijdig getekende overeenkomsten terugmailen.

« Tweezijdig getekende overeenkomsten opslaan in Marjolein en cc nae EEE
(MEESECNin dit geval).

Met Financién is voor de garantie voor diagnostische testmachines en bijbehorende materialen een plafond

afgesproken van IEEE IEHet bedrag komt cp de VWS begroting onder artikel 1

ie |
ook de eerder afgegeven garanties uit onderstaande tabel mee worden gedekt. Hier heb ik

over geinformeerd. Zij heeft cok de rekeningnummers die nodig zijn om de verplichtingennummers
aan te vragen. |[EEEE) van FEZ is hiervan op de hoogte.

Leverancier

Perkin Elmer

Molg3n
ThermoFisher

Hologic

Siemens

Roche

Abbott

Accuramed

Totaal

Gro JERE
Van:IEEE)<Irv nw.n>
Verzonden: maancag 12 oktober 2020 18:04

Aan: INGEN) < minvws.nl>

cc:IEEESEE  .cvs0>
Onderwerp: FW: garantieovereenkcmst Roche

a

Heb jij al contact gehad met [EEEER
Groet

Van:INCESETI11vvis.0l>
Verzonden: maandag 12 oktober 202017:42

Aan: INETEE < minvws.nl>;INGE
< minvws.nl>

cc:INSEE) < EXEC minvws.n >

Onderwerp: RE: garantieovereenkomst Roche

Mij is de procedure van dit soort garanties niet bekend. En ik ben al uur bezig geweest daar helderheid over

te verkrijgen, vooral van FEZ, niemand die het weet. Morgenochtend ga ik dit eerst verder uitzoeken. Wij
kunnen nu zo niet een verplichting aanmaken hiervaor.

Van: ) minvws.nl>

Verzonden: maandag 12 oktober 2020 16:19

Aan: EEEEETFTR <d.v.deursen @minyws.nl>;IEE
pl

oC:INEKETI) < SENET rir vv. >ERE lchulpmicdelen.nl>

955527
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Onderwerp: garantieovereenkomst Roche

Urgentie: Hoog

HoIEEE

Graag ontvangen wij met speed de getekende garantieovereenkomst Roche. heeft deze nodig voor

het plaatsen van een order.

Mochtje van [IEEE of mij nog iets nodig hebben dan hoor ik het graag.

Bedankt en groet

5.1.2e

Jurist

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Parnassusplein 5 | Den Haag
Postbus 20350 | 2511 EJ Den Haag

minvws.nl

Van:EEE minvws.n'>

Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 11:23

Aan:IEEE)-T invvs.nl >;IEFTF |
<I minvws.nl>

cc:IEEE)<IEEETinvws.nl>; <EEES2Ichulpmicdelen.n|>

Onderwerp: RE: garantieovereenkomst Roche

5.1.2e

Ik ga ervan uit dat die informatie bij LCH bekend is. Daarom toegevoegd. We moeten op een later

moment betere afspraken maken over waar dossiers worden bewaard, nu lijkt het dubbelop te lopen.
aroet EKER
van:IEEE EEE Coos.
Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 09:29

Aan:IEEEET)<ICin ys. >
oC:INT<Iin. vs.0 >;EEC <EXE ins.n>
Onderwerp: RE: garantieovereenkomst Roche

Beste HEEEEN,

Heb jij hierbij misschien wat achterliggende stukken, zoals een offerte oid, bijlagen die genoemd worden in

het contract?

Vriendelijke groeten,

T: 06

Van:EET minvws.nl>

Verzonden: woensdag 7 oktober 2020 17:10

Aan:IEF) EEE minvvs.n >;

Onderwerp: FW: garantieovereenkemst Roche



ior, moIk hoorde dat] nog niet in kon loggen. Kunnen jullie zorgen voor het verplichtingennummer en de

ondertekening?

Van: INET ETT) <BEC minyws.nl>
Verzonden: dinsdag 6 oktober 2020 17:16

Aan:IT| <DETET rin vs.nl>
cc:IEEE EER: chulpmiddelsn.nl>; IEEE) <BEFEEE: invws.nl>
Onderwerp: garantieovereenkomst Roche

mest HEXEN

Dit betreft een op verzoek ven in overleg met 5.1.2e en van het LCDK opgestelde

overeenkomst met Roche voor de lavering van verbruiksartikelen voor testen met de Magna Pure machine van

Roche. VWS geeft een garantie af voor afname en betaling als de labs niet afhemen van EEN
{welk risico laag wordt ingeschat) terwijl Roche slechts een inspanningsgarantie afgeeft.

Roche heeft aangeven haar best te doen maar geen 100% leveringsgarantie te kunnen geven. Hierbij laat ik je

weten dat ik het onder normale omstandigheden niet verstandig vind een dergelijk ‘scheef’ contract te sluiten,

maar we hebben momenteel te maken met buitengewcne omstandigheden i.v.m. de Covid-19 crisis. Voor

zover ik weet is de Covid-directicINNING= de commerciéle en financiéle risico’s reeds

geinformeerd en is besloten deze risico’s te nemen simpelweg omdat we de verbruiksartikelen nodig hebben

voor hel uitvoeren van Lesten. Vanuit juridisch oogpunt heb ik geen bezwaar.

PS je vroeg of ik dit scert mails ook naar jullie financiéle medewerker wilde sturen maar ik weet niet wie dat is.

Zou je deze mail naar haar kunnen doorsturen en mij in de cc zetten zodat ik voortaan haar gegevens heb?

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan hoor ik het graag z.s.m.

Bedankt en groet

512e

Jurist

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Parnassusplein 5 | Den Haag
Postbus 20350 | 2511 EJ Den Haag

IEEEEINO minvws. nl

955527


