Van:
Aan: 5.1.28
Ce:
Onderwerp: FW: Hand Alcohol Sarphati - update meeting 2 april 2020
Datum: vrijdag 9 oktober 2020 11:07:57
Bijlagen: factuur extra kosten PO-3057-23200.msq
VI20-00632 extra kosten PO03057-23200.pdf

Kan je aangeven hoe ver je staat met de opdrachtbrief voor Avandis?
Zou je die, als het nog niet gedaan is, volgende week kunnen doen?

oI

vani

Verzonden: maandag 28 september 2020 17:59

Onderwerp: FW: Hand Alcohol Sarphati - update meeting 2 april 2020

-

Ik heb van het akkoord doorgekregen om de extra kosten te betalen.

Kan jij obv de Factuur voor extra kosten een opdrachtbrief opstellen/laten opstellen voor
“additionele koslen in verband mel wijziging verpakking voor Avandis” . Je kan de brief even
afstemmen met

In de bijlage van de factuur zitten de extra kosten die nu aan VWS worden doorbelast.

Reden:

Het ging toen over last minute switch van glas naar plastic, waarbij we de eerder in allerijl door
ons voor jullie gemaakte etiketten en dozen voor de glazen flessen niet meer konden gebruiken.
Deze kunnen conform afspraak wel gefactureerd worden aan VWS.

Er staat nog ruimte op de verplichting van Avandis 3057-23200. Ik weet niet waarom er
nog zoveel ruimte is, er is geleverd wat in de twee opdrachtbrieven was afgesproken.

De factuur kan daarna als PDF naar het FDC gestuurd worden met vermelding Corona factuur,
dan hoeft voor deze laatste factuur van Avandis, die al een hele tijd loopt, geen e-factuur
ingestuurd te worden.

Je kan aade PV voor de opdrachtbrief en factuur vragen.

Gr N
Van: 5.1.2e ) minvws.nl>

Verzonden: vrijdag 25 september 2020 16:04
Onderwerp: RE: Hand Alcohol Sarphati - update meeting 2 april 2020
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gesproken 25/9/20

Er moet nog een opdracht brief gemaakt worden obv de mail van 7 september.
Tekst additionele kosten in verband met wijziging verpakking...

Daarna factuur betalen.

Van: I T T R
Verzonden: donderdag 24 september 2020 17:37

Aan: IEEECEEN -BEENFIE o>
Onderwerp: FW: Hand Alcohol Sarphati - update meeting 2 april 2020

HoEEEE

Kan je hier morgen op reageren? Dit duurt allemaal zo veel te lang.

ey 5.1.2¢

Van: I .
Verzonden: donderdag 17 september 2020 13:13

Aan: IIEEEDEM (ink)' <EREZNR umce.nl>
Onderwerp: RE: Hand Alcohol Sarphati - update meeting 2 april 2020

Kan je mij hier nog over bellen?

-

Van: INEESE TR © | ncg.n>
Verzonden: dinsdag 8 september 2020 08:59

Aan: EEETI i vs.0>
Onderwerp: FW: Hand Alcohol Sarphati - update meeting 2 april 2020

Hoi bel je hier vanmiddag over. GToeten

Van: IEEEECENN < js.nl>
Verzonden: maandag 7 september 2020 10:15:41
Aan: IECEFIRS

CC: I |
Onderwerp: FW: Hand Alcohol Sarphati - update meeting 2 april 2020

Dag RS

Goed je weer gesproken te hebben en fijn dat je bevestigt dat betaling van de factuur t.b.v.
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kosten in orde gemaakt gaat worden.

Zoals telefonisch afgesproken hierbij nog even de toelichting:

70481 ds handalcohol ad [JEEXEEM betreft de speciaal bedrukte dozen t.b.v. de 1 liter flessen.
Deze dozen zijn inmiddels vernietigd.

De clichekosten ad IEEEIM betreft de vaste kosten gemaakt voor deze bedrukking.

VE en AE adbetreft vooretiketten (VE) en achteretiketten (AE) voor deze literflessen.
Ook deze konden niet herbruikt warden.

Overigens zijn de criginele nota’s van onze leveranciers bijgesloten.

Ook voor wat betreft onze mogelijkheden op het gebied van de 1 liter PET flessen zijn we weer
bijgepraat. Ik hoop dat we hier vervolg aan kunnen geven.

Met vriendelijke groet,

Avandis C.V.

P.C.Box 2700 AE, Wattstraat 63, 2723 RB - Zoetermeer
t
E i:www .avandis.nl

;‘E Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail
e sk erdE fall di ; . A . . B sk

van: <P ETI 2 vandis.n >

Verzonden: donderdag 20 augustus 2020 14:01

Aan: 'R umcg.nl>; 51.2e )
ccINEEETIN <IENETIavandis.nl>

Onderwerp: RE: Hand Alcohol Sarphati - update meeting 2 april 2020

Ik hoop dat jullie goed gaan; graag hoor ik of we nog van dienst kunnen zijn, nu ook met de
beschikbaarheid van 1 Itr PET flessen (in doos 6 stuks) die we operationeel hebben vanuit
Avandis.

Nogmaals vraag ik jullie bijgaande factuur van 22 mei betaalbaar te maken; het betreft de voor
jullie voorbereidde maar uiteindelijk niet gebruikte materialen voor 1 Itr glas.

Alvast dank,



Met vriendelijke groet,

Avandis C.V.

P.O.BOXEE 2700 AE, Wattstraat 63, 2723 RB - Zoetermeer

£

e: avandis.nl i:www.avandis.nl

g*, Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail
Klik hier om de mail disclaimer te lezen / Click here to read the mail disclaimer

Van:
Verzonden: maandag 22 juni 2020 22:01
Aan: IEEEEZNNN <BEEKETNN urice.nl>

CC-pn L < IS )2 vandis.n >
Onderwerp: FW: Hand Alcohol Sarphati - update meeting 2 april 2020

Reste |ENER

Ik hoop dat hel goed mel je gaal en ondertussen ook wal pauze/rust hebt kunnen nemen na een
ongelofelijk drukke tijd.

Goed te horen dat je mein gesprek bent voor mogelijke vervolgorder! Dat zou dan batch 3
worden!

Ook begreep ik vanEEEdat er nog enige onduidelijkheid is betreffende de kosten van
“obsoletes” dozen en etiketten {obsoletes: materialen die niet verder te verwerken of gebruiken
zijn) . Hieronder nog even kort de afspraken die we hebben gemaakt bij het bezoek aanfgiEdin
Den Haag (“Risico afdekking tav inkoop grondstoffen door AVA zal worden verstrekt door VWS").
Het ging toen over last minute switch van glas naar plastic, waarbij we de eerder in allerijl door
ons voor jullie gemaakte etiketten en dozen voor de glazen flessen niet meer konden gebruiken.
Deze kunnen conform afspraak wel gefactureerd worden aan VWS.

Ik ga ervan uit dat hiermee de vraag betreffende deze obsoletes is opgelost en dus facturatie kan
worden uitgevoerd.

Alvast dank en ik kijk uit naar verdere samenwerking.

Met vriendelijke groet,

Avandis C.V.

P.O.BoxERELR- 2700 AE, Wattstraat 63, 2723 RB - Zoetermeer
£
et i i:www.avandis.nl

;ﬂ Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail

Klik hier om de mail disclaimer te lezen / Click here to read the mail disclaimer

Van:
Verzonden: donderdag 2 april 2020 15:23
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Aan: EEEEETE (EEEEFTIER invws.n) <BEEKECEER minvws.n>; IEEECE

umcg.nl>; NG < maartenskliniek.nl>

Onderwerp: Hand Alcohol Sarphati - update meeting 2 april 2020

Naar aanleiding van ons prettige gesprek vanochtend schrijf ik hieronder een paar korte notities
van wat we hebben gezegd en gaan doen.

Uiteraard inspirerend om ook minister Hugo de Jonge zelf even de virtuele hand te kunnen
schudden en de ‘eerste’ fles Sarphati Hand Alcohol te mogen overhandigen!

Ontvangst van eerste batch handalcohol is goed gegaan: 100.k Itr in plastic Itr flacons
wordt op dit moment door VWS via de distributie verdeeld over NL

Grote behoefte uit de 2° en 3% orde zorg (jeugdzorg, gehandicapten zorg, kraamzorg,
etc) voor handdesinfectie

Distributievraagstuk 2% en 3% orde zorg kan worden ingevuld door snel tijdelijk keten op
te zetten met oana contact met partijen is
aangeven dat dit op zg ‘non-profit’ basis moet kunnen (dus tegen dekking van alle vaste
kosten, zonder bijzonder winstbejag)

Deze partijen zijn reeds benaderd door AVA en hebben mondeling bevestigd
geinteresseerd te zijn in standaard glazen 1ltr fles en inrichting van deze keten: AVA zal
VWS contacten doorsturen ter bevestiging toepassing door VWS

Principe besluit om volgende batch(nr2) 100.k Itr te gaan maken in zelfde format: 1 Itr
flacons via Vipack

Principe besluit om volgende batch(nr3) 100.k Itr te gaan maken in glazen Itr
flessen/doos 6 (onder voorbehoud dat NL distributeurs akkoord geven)

Hierna zal review plaatsvinden op vulling van de totale keten / behoefteontwikkeling
waarna besluit vervolg

Optie tot opzetten pers/publiciteitsmoment af te stemmen bij realisatie 2° productie
Mogelijkheid key-keg dispenser systeem (20 Itr met afvulkraantje en fietspomp) wordt
door AVA verder uitgewerkt / getest; rapportage hierover wordt aangeboden; zie ook:
https://www.youtube.com/watch?v=vcCavOljuOU&feature=youtu.be

Risico afdekking tav inkcop grondstoffen door AVA zal worden verstrekt door VWS: dit
betreft commitment hio-ethanol, glycerine, peroxide, verpakking, materialen: AVA zal
opgave maken aan VWS om dit te bevestigen

Afgegeven prijzen aan VWS zijn onder voorbehoud van wijzigingen in grondstofprijzen
(mn alcoholl)

Meer detail tav vervolg acties:

Alcohol markt is op dit moment erg krap; AVA gaat met Suiker Unie nader verkennen op
stroom van Bio-ethanol uit Duitsland als bestendige bron: AVA zal dit uitwerken en VWS
informeren over uitkomst en planning

AVA contact na de meeting met Suiker Unie CEO Paul Mesters: bevestiging dat SU hier
aan wil meewerken: AVA zal dit uitwerken en VWS informeren over planning

AVA zal contact opnemen met Vipack voor inplannen van volgende batch 100.k flacons:
AVA zal dit uitwerken en VWS informeren over planning, etc
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- [na meeting] VWS moet aangeven welke receptuur er gebruikt moet worden: nu obv
70% ethanol/water/glycerine: dit is niet het zg WHO receptuur; bij navraag blijkt dat het
WHO receptuur op 80% zit om onder alle productieomstandigheden te verzekeren dat er
minimaal 70-% alcohol werkbaar in zit; @ VWS om aan te geven met wie dit op korte
termijn af te stemmen?

- Ina meeting] VWS wordt gevraagd PO (inkoop order) te plaatsen voor eerste batch zodat
facturatie kan plaatsvinden;

Graag reactie of aanvullingen als ik zaken heb gemist.
Groet,

De inhoud van dit bericht is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Anderen dan de geadresseerde(n) mogen geen gebruik maken van dit bericht, het niet
openbaar maken of op enige wijze verspreiden of vermenigvuldigen. Het UMCG kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor een incomplete aankomst of vertraging van dit
verzonden bericht.

The contents of this message are confidential and only intended for the eyes of the
addressee(s). Others than the addressee(s) are not allowed to use this message, to make it
public or to distribute or multiply this message in any way. The UMCG cannot be held
responsible for incomplete reception or delay of this transferred message.



