
979821

var:INSEE
Verzonden: vrijdag 18 december 2020 13:17

Aan: JIEe chulpmiddelen.ni>
Onderwerp: ER]voorfinanciering: afronding

He IEEE

Kunnen we hier maandag over bellen ? Ik kan bv om 11.00 uur.

Kan je me daarop vooruitlopend vast de desbetreffende stukken (overeenkomsten e.d.) mailen,
dan lees ik die van tevoren door.

Groet

5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Directie Wetgeving en Juridische Zaken
i

20350 | 2500 EJ | Den Haag

ERED olnvwa.nl

Van: JIBEM ce chulpmiddelen.nl>
Verzonden: donderdag 17 december 2020 16:04

Onderwerp: FW: BEEREEET vo orfinanciering: afronding

EEE,
Zie ook onderstaande e-mail.

Gaat over splitsing van een overeenkomst, waarbij de onderaannemers direct gecontracteerd

worden, en een vooruitbetaling krijgen overgemaakt.

Ik krijg geen contact met hierover. lk denk ook niet datfEiE deze zal oppakken.

Met wie van JZ kan ik de overeenkomsten afronden?

Met vriendelijke groet,

Dienst Testen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag | Etage
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag



vr: ERE
Verzonden: dinsdag 15 december 2020 12:13

Aan: rijksoverheid.nl>;

@|chulpmiddelen.nl>

5.1 5.1.2e

minvws.nl>

Onderwerp: BERS voorfinanciering: afronding

Beste BEAL]

5.1.2i Toelichting

T.b.v. de splitsing van de overeenkomst heb ik de bijgevoegde documenten opgemaakt. Ik heb de

voorfinanciering en terugbetaling in artikel 3 opgenomen.

Ik zie graag dat juridische zaken de overeenkomsten toetst, en waar nodig aanvult.

Voor eventuele vragen kan je mij op onderstaande telefoonnummer bereiken.

Met vriendelijke groet,

Dienst Testen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag IEE
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

LaCl Cl
Ichulpmiddelen.nl

http: //www.rijksoverheid.nl

Verzonden: donderdag 19 november 2020 11:46

Onderwerp: RE:

Hallo [EER
Vanuit ons hierbij akkoord om dit voorstel verder te gaan

Met vriendelijke groet

979821
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van: JIEENJBM chulpmiddelen.ni>
Verzonden: woensdag 18 november 2020 11:57

eco

ICE

Onderwerp: RE:

Allen,

Ik hoor graag z.s.m. of ik de oplossingsrichting van

2i Toe

Mvg,

van: IEE rijksoverheid.nl>
Verzonden: woensdag 18 november 2020 11:48

rrr ram
Onderwerp: 3 2 voc |
Allen,

SdDe stand van zaken nu is datfE

arbruj
i

ES Wed la T= Tely HgTe]

SR Id T= [Tel gh il To]

Om uit deze impasse te geraken met [REE zie ik nog één mogelijkheid.

Artikel 6.1 DVO/Overdracht rechten en plichten
- Artikel 6.1 van de DVO geeft aan dat er rechten en plichten uit de overeenkomst kunnen

5.1.2i Toelichting

5.1.2i Toelichting
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5.1.2e

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Wilhelmina van Pruisenweg 52 | 2595 AN | Den Haag

Postbus 20011 | 2500 EA | Den Haag

Van: JIEBEM e chulpmiddelen.nl>
Verzonden: woensdag 18 november 2020 09:16

Aan: JEEEE© minvws.ni>;

Dminvws.nl>;

@minvws.nl>

Onderwerp: RE:

Goedemorgen(EXEEN
De impasse betreffende de vooruitbetaling betekent dat de benodigde grondstoffen voor productie

van PCR kits voor testcapaciteit 6 maanden niet in één import naar Nederland kunnen worden

gehaald, waarmee door partijen verwachte risico op schaarste niet kan worden afgedekt. Indien de

schaarste optreedt worden onvoldoende kits geleverd voor productie door de laboratoria.

51 2rrcenns [2 contractueel een leververplichting aangegaan, en heeft deze doorgelegd naar de

leveranciers van de kits. Niet kunnen leveren geeft VWS en de laboratoria de mogelijkheid tot

inroepen van het boetebeding. Ook worden de aantallen die niet geleverd worden van de

afnamegarantie van de minister afgetrokken.

Groet,

Verzonden: dinsdag 17 november 2020 16:46

JEBEMe chulpmiddelen.nl>

@minvws.nl>

Onderwerp: RE: EE
Urgentie: Hoog

Hallo gil en

Eerder was ons gevraagd om akkoord te geven in verband met noodzakelijke voorraad.

Ik ga er vanuit dat het niet doorgaan van deze overeenkomst dus niet langer noodzakelijk is om

voldoende consumables te hebben.

1k hoor graag of dit klopt?

Mvg
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Van: JEM chulpmiddelen.ni>
Verzonden: vrijdag 13 november 2020 14:01

riiksoverheid.nl>; [EEE
@|chulpmiddelen.nl>

) SEE iv. IEC
@minvws.nl>

Onderwerp: RE:

Goedemiddag [EXE
Wij kunnen alleen op basis van de getekende dienstverleningsovereenkomst vooruitbetalen aan

5.1.2i Toelichting

SERRE Roaat de bruikleen apparaten leveren, en gaat ervan uit dat zijn onderaannemers de

verbruiksartikelen zullen leveren.

De whitelabel pipettips uit Eyproductie worden niet uitgeleverd.

Met vriendelijke groet,

Landelijk Consortium hulpmiddelen
|

van: [EEN rijksoverheid.nl>

Verzonden: donderdag 12 november 2020 9:15

Onderwerp:

Kun je mij vandaag informeren over ontwikkelingen Bedoeling is dat er een addendum

wordt gesloten op de DVO waar ook [BEE zijn handtekening onder zet.

Met vriendelijke groet,

E: rijksoverheid.nl

M.:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Wilhelmina van Pruisenweg 52 | 2595 AN | Den Haag
Postbus 20011 | 2500 EA | Den Haag
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