Van: Halma Solutions | @halmasolutions,com>

Verzonden: woensdag 9 december 2020 09:11

Aan: : @minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e |

@minvws.nl>
@vantill.nl>; Halma Solutions |

<N @ halmasolutions.com>
Onderwerp: FW: contract en afwikkeling Halma

Voormoesten we de voorraad Starbuss gaan tellen die bij AG Beuningen staat, hieronder
overzicht. Ook bijlage toegevoegd over de prestatie van AG voor LCH ter kennisgeving.

Met vriendelijke groet, best regards,

H| HQ%A

5.1.2e
ERELR(@ halmasolutions.com

Bijsterhuizen 3007G | 6604 LP Wijchen | The Netherlands
6600 AB Wijchen | The Netherlands

a B

www.halmasolutions.com

Van:] A.G. Logistics Services MQaglogistics.nb

Verzonden: dinsdag 8 december 2020 17:28
Aan: Halma Solutions | <m@halmasolutions.com>
Onderwerp: RE: contract en afwikkeling Halma

Beste

Hierbij het overzicht uit onze voorraad:

Nummer  Voorraad  Per pallet Per bundel
I

138.0 Schiphol (8396) Starbuss 200623002
139.0 Schiphol (1804) Starbuss 200523002
140.0 Schiphol (2801) Starbuss 200523002
141.0 Schiphol (3361) Starbuss 200523002
142.0 Schiphol (3523) Starbuss 200603003

979755



Ook hebben we op de voorraad {ruimpallets) van LCH welke ook bij ons opgeslagen liggen
een audit gehad afgelopen week en hierin een 100% score gehaald, zie rapport in bijlage.

Als er nog aanvullende vragen zijn dan horen we dit graag.

5
144.0 Schiphol (3372) Starbuss 2005;’3004
145.0 Schiphol (5341) EES 200623004
147.0 Schiphol (3512) Starbuss 200623004
148.0 Schiphol (2823) Starbuss 200533004
162.0 Vianen ¥ 200635003
161.0 Vianen Starbuss 200625003
157.0 Vianen Starbuss 200525003
165.0 Vianen Starbuss 200525003
159.0 Vianen |Gl 200625003
160.0 Vianen Starbuss 200635003
156.0 Vianen Starbuss 200525003
155.0 Starbuss Vianen 2006(7’5003
154.0 Vianen Starbuss 200625003
152.0 Vianen Starbuss 200635003
153.0 Vianen[ZEs 200635004
150.0 Vianen B 200625004
151.0 Vianen Starbuss 200635004
158.0 VianenEREE 200625004
166.0 Vianen Starbuss 200628000
167.0 Vianen Starbuss 200623000
178.0 Schiphol (3361,5046,8396) 200728000
Starbuss 1
179.0 Schiphol (3361,5046,8396) 200728000
Starbuss 2
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Met vriendelijke groet / with kind regards,

MAIL @aglogistics.nl
SITE  www.aglogistics.nl

van: [N BRI o invws.n>

Verzonden: maandag 7 december 2020 19:38
Aan: Halma Solutions | <m@halmasolutions.com>
Onderwerp: RE: contract en afwikkeling Halma

Sorry voor mijn bewoordingen, maar ik krijg steeds nieuwe vragen om alles netjes aan te leveren
voor het accountantsrapport en steeds krijg ik weer vragen van hen terug, vandaar mijn opmerking.
Het zou mooi zijn als we morgen inzicht in de voorraad bij AG kunnen krijgen.

Met vriendelijke groet,

( | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
Directie Financieel-Economische Zaken | |

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag |
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

camer KRN Teistoon: NNERECEN - TN = IR s |

Van: Halma Solutions | m@halmasolutions.com>

Verzonden: maandag 7 december 2020 18:16

aan: [ BT o v s>

Onderwerp: Re: contract en afwikkeling Halma

;12|

AG houdt administratie bij, niet wij! Hebben trouwens ook [JEXEElpallets van LCH op voorraad
staan, dus super betrouwbare partij, ik zal morgen bij hun voorraad opvragen.

Met vriendelijke groet,



Best regards,

0p 7 dec. 2020 om 18:13 heer: E NN SN

minvws.nl> het volgende geschreven:

Allereerst hartelijk dank voor het meewerken en meedenken. Het kost ons allemaal wel erg veel tijd,
wat hopelijk wel in een Europese subsidiebijdrage resulteert!

Helaas kunnen we voor de subsidie aanvraag niet wachten tot LCH de voorraad heeft gecontroleerd.
Dus als er een andere mogelijkheid is om te constateren welke aantallen/kosten hebben op de
maskers in Beuningen heel graag.

Door wie wordt de administratie wat er in Beuningen staat bijgehouden, door jullie zelf of door een
andere partij?

Deze vraag stel ik alvast omdat onze accountant natuurlijk de vraag zal stellen waar de functie

scheiding is!

Met vriendelijke groet,

<3 4 jpe >
W | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
Directie Financieel-Economische Zaken | |

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ Den Haag |

armer BERH | Teeroon: NERECHEN ) NG = IEEECI o in s,

Van: Halma Solutions | m@halmasolutions.com>

Verzonden: maandag 7 december 2020 16:52

Dminvws.nl>

@ halmasolutions.com>; 1. @ minvws.nl>; Halma Solutions |

IRl ohaimasol

Onderwerp: RE: contract en afwikkeling Halma

R 5.1.2¢ |

979755



In de 1* maanden werden de mondkapjes direct vanuit Schiphol naar Vianen gebracht. 2° helft april
hadden ze geen ruimte meer in Vianen en toen is door Vianen en gevraagd of wij hetin
Beuningen bij AG konden neerzetten, is tevens ook mijn magazijn voor al mijn voorraad. Dit is nooit
echt goed vastgelegd ook niet richting LCH. Vorige week met en afgesproken dat er op
korte termijn iemand van LCH langskomt om deze voorraad te controleren. Ik ga morgen bekijken of
ik een aansluiting kan vinden met de vluchtgegevens.

Groet IEXERN

Met vriendelijke groet, best regards,

<image001.png>

m@halmasolutions.com

Bijsterhuizen 3007G | 6604 LP Wijchen | The Netherlands
| 6600 AB Wijchen | The Netherlands

w31 |+ 31 I

www.halmasolutions.com

van: T ST - invs.ni>

Verzonden: maandag 7 december 2020 16:26

Aan: Halma Solutions | halmasolutions.com>
minvws.nl>; ) SEER e minvws.i

Onderwerp: RE: contract en afwikkeling Halma

o
o
©

Ik ben bezig met het opvragen van de testrapporten die er zijn, waaronder de test van de
mondkapjes die in Beuningen zijn opgeslagen. Deze zal ik toegestuurd krijgen.

Voor onze accountant moet ik erg veel verschillende zaken aanleveren, waarbij zij mij ook vragen om
een specificatie van de geleverde voorraad.
Alle mondkapjes die door LCH in ontvangst zijn genomen zijn in deze administratie opgenomen.

Deze informatie kan ik opvragen en aan onze auditors ook laten zien.

Hoe kan ik aantonen welke mondkapjes in Beuningen zijn opgenomen, door wie is dit vastgelegd?
En kan ik hiermee ook een aansluiting maken met de vluchtgegevens?

Te ontvangen door het LCH maar nog in magazijn Halma Solutions

Met vriendelijke groet,

<] 6.)pg>
(I Tl | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijin en Sport |
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Directie Financieel-Economische Zaken | 5.1.2e |
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ Den Haag |

5.1.2e

Van: Halma Solutions | m@halmasolutions.com>

Verzonden: donderdag 3 december 2020 20:20

Aan: ) SEKETI o invws.ni>

CC: 5.1.2e . <BEECR TN @ minvws.nl>
Onderwerp: Re: contract en afwikkeling Halma

Deze zijn gekeurd! Kreeg niet altijd de rapporten, denk datmdeze wel allemaal heeft.

Met vriendelijke groet,
Best regards,

Op 3 dec. 2020 om 20:17 heeft NG NN

minvws.nl> het volgende geschreven:

Ik heb nog een vraag voor het compleet maken van mijn subsidie aanvraag:

Ik lees dat er nog|J ISl voor de Staat bestemde Mondmakers opgeslagen staan in 5.1.2h

I X N O 2t deze Mondmaskers nog niet in de

administratie van het LCH verwerkt zijn wil ik graag weten of deze ook gekeurd zijn en zo ja of daar
ook een rapport van is voor mij.

Met vriendelijke groet,

<image003.jpg>

|_Minj i ondheid, Welzijn en Sport |
Directie Financieel-Economische Zaken | I

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag |
Postbus 20350 | 2500 EJ Den Haag |

Kamer: S| Telefoon: (070 KRR oc HEEN | = IIEENc invvs.ni




979755

Van: Halma Solutions | M@halmasolutions.com>

Verzonden: woensdag 2 december 2020 15:40

aan: I - - invws.n)>

Onderwerp: RE: contract en afwikkeling Halma

Klopt op deze factuur staan alle mondkapjes en invliegkosten ook die naar Duitsland zijn gegaan.

Met vriendelijke groet, best regards,

<image001.png>

m@halmasolutions.com

Bijsterhuizen 3007G | 6604 LP Wijchen | The Netherlands

| 6600 AB Wijchen | The Netherlands
+31 | +3

www.halmasolutions.com

van: ) BT @ ninvws.n)>

Verzonden: woensdag 2 december 2020 15:35
Aan: Halma Solutions | <m@halmasolutions.com>
Onderwerp: RE: contract en afwikkeling Halma

Fijn, ik ga ermee aan de slag.

Even voor mijn beeld. Op deze factuur staan nu toch alle mondkapjes en viuchtkosten, ook die voor
Duitsland?

o [EE

Van: Halma Solutions | m@halmasolutions.com>

Verzonden: woensdag 2 december 2020 15:21

CC: Halma Solutions | 5.1.2e WERWLN @ halmasolutions.com>; Halma Solutions |
5.1.2e mglhalmasolutions.com>
Onderwerp: RE: contract en afwikkeling Halma

Wij hebben in juni 2020 geleverd aan de Duitsers;




Starbuss stuks
5.1.1¢c
ks
Toen alles was ingevlogen en op voorraad stond bij AG in Beuningen zijn wij vanuit deze voorraad

gaan leveren, dus je kan terugrekenen met de aantallen van zowel Starbuss alva naf de laatste
vlucht leveringen, 23 mei [#Ef |aatste vlucht en 28 mei Starbuss laatste viucht.

LET OP! Wanneer Duitsers alles niet accepteren krijgen jullie eind factuur waar mondmaskers en
vrachtkosten weer opstaan.!!

Hoop dat e.e.a. nu duidelijker is. Anders hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet, best regards,

<image001.png>

M@halmasolutions.com

Bijsterhuizen 3007G | 6604 LP Wijchen | The Netherlands
65600 AB Wijchen | The Netherlands

+3 | +31

www.halmasolutions.com

van: [ - - s>

Verzonden: woensdag 2 december 2020 10:00
Aan: Halma Solutions | <@ halmasolutions.com>
Onderwerp: RE: contract en afwikkeling Halma

Bijgevoegd jullie document met de vrachtkosten. Ik heb deze allemaal gecontroleerd met de
facturen. Dit klopt allemaal en ik heb de leverdatum toegevoegd omdat de subsidie pas ingaat vanaf
24 april.

De subsidie geldt echter alleen voor mondkapjes die geleverd worden aan Nederland, daarom
moeten de vluchtkosten voor de mondkapjes die nu in Duitsland liggen van ons totaal bedrag
afgehaald worden voor het indienen van de subsidie aanvraag.

Mijn verzoek is daarom aan jullie:
Kunnen jullie met een markering aangeven welke vluchtkosten horen bij de mondkapjes die in
Duitsland liggen?

=>» Oranje check overzicht met factuur, Geel facturen vanaf 24 april, subsidie datum.

Alvast dank!

Met vriendelijke groet,

979755
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<] 6.)pg>
(h | Ministerie van Volksgezondheid, Welziin en Sport |
Directie Financieel-Economische zaken | [ NGNGNGNIEENEEEEE

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

5.1.2e

Van: Halma Solutions | m@halmasolutions.com>

Verzonden: maandag 30 november 2020 15:15

) <IN e minvws. > EEE
. JIEEl e minvws.ni>;

@ minvws.nl>; ) <BERFEIN @ minvws.nl>; Halma

@halmasolutions.com>; Halma Solutions |

Solutions |
@halmasolutions.com>
Onderwerp: RE: contract en afwikkeling Halma

Beste [ERERN

Jij ook bedankt voor het fijne en open gesprek van vanmiddag. Ik ga morgenmiddag alle getallen
naast elkaar leggen ook die van en zal zsm reageren op het aangepaste concept
overeenkomst.

Met vriendelijke groet, best regards,

<image001.png>

m@halmasolutions.com

Bi'lsterhuizen 3007G | 6604 LP Wijchen | The Netherlands

6600 AB Wijchen | The Netherlands
3 | +31

www.halmasolutions.com

Van: 5.1.2e SN BEEES o invws ni>

Verzonden: maandag 30 november 2020 19:10

vantill.nl>; Halma Solutions |

@ halmasolutions.com>

minvws.nl>; )
@ minvws.nl>; @ minvws.nl>
Onderwerp: contract en afwikkeling Halma

est< INEXECN = IEXECN

Bedankt voor het gesprek van vanmiddag. Zoals afgesproken stuur ik hierbij het i.o.m. ons
gesprek aangepaste concept overeenkomst en het overzicht van VWS met de facturen en
leveringen. Ik wijs erop dat e.e.a. nog is onder voorbehoud van goedkeuring door de directie van



VWS en een check van de genoemde aantallen en bedragen. Zouden jullie vast kunnen bekijken

of de aantallen en bedragen in het contract kloppen en eventuele opmerkingen bij het contract
doorgeven?

Alvast bedankt voor de medewerking.

Met vriendelijke groet

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Directie Wetgeving en Juridische Zaken

| 2511 VX | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

urt of Amsterdam, The Netherlands, as the exclusive jurisdiction.
<Uitleg bijlage Invliegkostent+Pakbonnen overheidszendingen 30 novxxx.xlsx>
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