From: 5.1.2e
Sent: Mon 1/11/2021 5:06:05 PM
Subject: Re: Projectbudget operationele uitgaven CoronaTester

o P SRR s

Received: Mon 1/11/2021 5:06:19 PM

Dank

Komt goed, zit nu live aan de telefoon met
dank,

T

Opma 11 jan. 2021 om 17:38 schreef ) M:z
Jawel maar begeleid doorn

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: <BEEE @ o mail. com < INERETINN () mail. com>>

Datum: maandag 11 jan. 2021 3:59 PM
Aan: “ minvws.nl minvws.nl>>
Kopie: ) minvws.nl @minvws.nl>>

Onderwerp: Re: Projectbudget operationele uitgaven CoronaTester

s het dan zo dat we helemaal niet onrechtmatig mogen inkopen voor de 1 feb deadline?

I —
Opma 11 jan. 2021 om 15:45 schreef )
R s s -

Nee dat mag niet. In de overheidscontext speelt rechtmatigheid een grote rol

en“cunnen daarbij helpen. Ik accordeer alleen indien door hen begeleid

Van: I @i . com - TERETIIN @ ail. con>

Verzonden: maandag 11 januari 2021 15:43
Aan: i ; A minvws.nl>>
CC: X 512 1. \

Onderwerp: Projectbudget operationele tgaven CoronaTester

1124819



1124819

Hebben we projectbudget voor operationele uitgaven/ hoe hier mee om te gaan? Graag heb ik hiervoor een klein budget
van bijv.&beschikbaar dat volledig wordt verantwoord bij uitgaven.

Tk zie kosten op ons af komen vanuit onze operationele activiteiten, kosten die soms lastig op voorhand zijn te voorspellen
en waarbyj goedkeuring snel benodigd is:

Voorbeeld:

- Woensdag as gaat het team Vanﬂm-ui testen doen. Hiervoor worden heel pragmatisch 12 respondenten geworven
voor gebruikerstesten. Voor de opzet van dit onderzoek (werving/selectie deelnemers, organisatie, beloning) is SRR
euro nodig (factuur van bureau), de verdere witvoering van de test ligt i het team.

- Graag jouw akkoord voor de inzet van dit onderzoek & kosten bureau. Mochten we hier qua budget/’kosten een probleem
hebben, laat het dan z.s.m. weten dan moet ik nog annuleren,

5.1.2e



