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From: 5.1.2e

Sent: Thur 2/4/2021 7:58:38 AM

Subject: FW: Offertverzoek UvA werkzaamheden Grootschalig testen

Received: Thur 2/4/2021 7:58:39 AM

Offerte JERPRINRIVI 03022021.docx

Goeiemorgen,

5.1.2e heeft een offerte ingestuurd voor de pilots Grootschalig testen (omdat VWS ons heeft gevraagd
het UvA werk te bekostigen) en heeft daar bepalingen aan toegevoegd die slaan op de verantwoordelijkheid van de

opdrachtgever voor het onderzoek. Dat zijn wij niet en ik kan dit daarom zo niet goedkeuren. Dit is iets dat in de

projectorganisatie uitgeschreven en vastgelegd moet worden, onder verantwoordelijkheid van VWS ->

Gemeenten/GGD.
Wie kan er hier in interveniéren?

Vriendelijke groet,

5.1.2e

trom: IEEESent: donderdag 4 februari 2021 08:56

To:[CEEIESE oc mail. com>
Subject: RE: Offertverzoek UvA werkzaamheden Grootschalig testen

Ik begrijp het dat de UvA graag deze bepalingen wil vastleggen, maar ze horen niet in deze overeenkomst. Zoals ze

nu gesteld zijn lijkt het of het RIVM de Opdrachtgever is van het onderzoek. Dat zijn we niet, maar we zijn wel door

VWS gevraagd jullie factuur te betalen.

Ik kan dit niet op deze manier laten ondertekenen. We moeten denk ik terug naar VWS; ik bespreek intern of dat

via onze lijn kan of dat er wat anders nodig is. Kun jij er ondertussen ook alvast over nadenken?

Vriendelijke groet,

5.1.2e

From: JEEEECI@ gmail.com>
Sent: woensdag 3 februari 2021 17:58

To: 5.1.2e JIE evn .nl>

Subject: Re: Offertverzoek UvA werkzaamheden Grootschalig testen

oo

dat is in orde.

lk heb ook nog even ons bureau juridische zaken opdracht gegeven mee te kijken. Omdat de organisatie van dit project als geheel

niet altijd even duidelijk is hebben zij aangegeven het verstandig te vinden er nog enkele bepalingen bij te zetten die duidelijk

maken dat wij niet de uitvoerders van het onderzoek zijn (i.e. wij zetten de interventies niet in en verzamelen de data niet; dit is

dus geen UvA onderzoek en VWS, gemeenten, en GGD blijven verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek) en dat de

externe toetsing een niet-bindend advies oplevert en dus de dataverzamelende partijen (gemeenten en GGDen) niet ontslaat van

de verantwoordelijkheid om hun dataverzameling en -verwerking intern te toetsen aan hun eigen normen (bv. m.b.t. privacy).

Ik zou dit als het mogelijk is het liefste voor het weekend finaliseren, zodat onze formele verhoudingen vastliggen voordat het

onderzoek begint.
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Groet

On Thu, Jan 28, 2021 at 10:40 AM JEGiv nl> wrote:

Deze opzet is goed werkbaar. lk zal in de opdrachtbrief opnemen dat we maximeren op dit bedrag en dat werkelijk gemaakte uren

worden gefactureerd. Daarnaast zal ik opnemen dat wordt gewerkt conform de ARVODI-2018 voorwaarden van het Rijk. Dat is

standaard in RIVM opdrachten. lk zal die nog ter informatie nasturen straks. Mocht dat vragen oproepen hoor ik dat graag.

Vriendelijke groeten,

5.1.2e

van: JEDoz mail.com>
Verzonden op: donderdag 28 januari 2021 09:35

rivm.nl>Aan;

Onderwerp: Re: Offertverzoek UvA werkzaamheden Grootschalig testen

Hoi

zie de bijlage voor onze offerte op postdoc niveau. Het kan dus zijn dat ik de personele invulling dan wel het tijdspad wijzig, maar

dat zal ik dan doen binnen de hier genoemde kosten.

Groet

On Wed, Jan 27,2021 at 1:57 PM [EEERELINN <BEXETN @ cmail.com> wrote:

HoiINEXEZE
ik heb het even globaal doorgerekend op postdocniveau en dan kom ik op een totaal op 1 fte van iets meer van 4 maanden, wat

iets tegen de 50k zou worden. In de praktijk zal ik niet 1 postdoc 4 maanden op het project laten werken, maar bv 2 postdocs

ieder 2 maanden of 2 AiO's part time en 1 postdoc. Ik kan dit nu nog niet helemaal overzien omdat dit van beslissingen omtrent

het design afhangt die nog niet genomen zijn, en van de beschikbaarheid van mensen in mijn groep
- door de enorme druk en

haast op dit project heb ik dit nog niet kunnen specificeren. Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Kan ik bv nu 4,4 maanden

postdoc schrijven en later de precieze invulling doorgeven ism onze controllers?

Groetjes

On Wed, Jan 27,2021 at 10:40 AM JEEI Griv.ni> wrote:

rio EAE
Via ontving ik je mailadres. Ik begrijp dat je graag de kosten die UvA maakt voor de pilots
Grootschalig testen wilt kunnen factureren. Met VWS hebben we afgesproken dat deze kosten gedragen worden

door de Gedragsunit. Daarom ontvang ik graag een offerte van je voor de uit te voeren werkzaamheden.

Vanochtend bespraken we ook de vraag welke ethische commissie naar de onderzoeksvoorstellen moet kijken en

we willen dit graag aan de UvA vragen. Het RIVM heeft niet een dergelijke commissie.

Zou je je offerte willen voorzien van alle noodzakelijke gegevens die nodig zijn om later correct te kunnen

betalen?

* Bedrijfsgegevens: Welk UvA onderdeel?

* Adres

* Contactgegevens
® KvK-nummer

* BTW nummer

* Banknummer
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zal je ook benaderen rondom de vraag over de ethische commissie.

Mocht je vragen hebben rondom de offerte, dan kun je vanzelfsprekend contact met me opnemen.

Vriendelijke groet,

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid (DMG)

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA, Bilthoven

Postba Postbus 1, 3720 BA, Bilthoven

opi” ii

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke

aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the

electronic transmission of messages.
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5.1.2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die

verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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