1134688

From: 5.1.2e
Sent: Thur 2/18/2021 1:34:36 PM

Subject: FW: beslisnota kostenvergoeding geschil validatieresultaatantigeentest
Received: Thur 2/18/2021 1:34:36 PM

To: 5.1.2e ) IEEEDI @minvws.nl]
)

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Huis ter Heideweg 62|3705LZ | Zeist

Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag A
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

%@minvws.nl

Van: @minbzk.nl>
Verzonden: dinsdag 16 februari 2021 14:51
Aan: ) Ws.nb; ) @minvws.nl>; )
@minvws.nl>; @Icdk.nl>
Onderwerp: RE: beslisnota kostenvergoeding geschil validatieresultaatantigeentest

Oké.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

van: INEEEDND BEEEDN G ninvvrs.ol>

Datum: dinsdag 16 feb. 2021 2:47 PM

m 5.12e _ [EWINa i 51.2c [(@winayRned == 512 |

(@minvws.nl>, 51.2e = 51.2e @lcdk nl=
Onderwerp: RE: beslisnota kostenvergoeding geschil validatieresultaat antigeentest

Memﬂannen lukt niet.
Mag het donderdag, en dan met
Dan kan ik het om 14 uur plannen.

JEEE @ minbzi.ni>
Verzonden: dinsdag 16 februari 2021 14:32
Aan: EERN & minvws.ni>; ) <SRl @ minvws 1> I

3 5.1.2e ) <BECRWERN @ minvws.nl>
Onderwerp: RE: beslisnota kostenvergoeding geschil validatieresultaatantigeentest
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5.1.2e

Ik stel voor snel een beraad met elkaar te organiseren.
Wll |1| dat regelen?

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: ) mgmminvws.nb
Datum: maandag 15 feb. 2021 9:08 PM

Asn: TS SRR o<, IR @minbricol>

Onderwerp: RE: beslisnota kostenvergoeding geschil validatieresultaat antigeentest

or RN

De nota nog een keer lezend en ook gezien de opmerkingen vanmmit ik me graag aan bij zijn advies.
Op basis van de nu voorliggende gegevens is mijn advies vanuit de verantwoordelijkheid die we als overheid hebben ook:
procederen

Indien we van mening zijn dat we deze stap niet kunnen zetten, omdat er twijfels zijn over de gevolgde werkwijze, dan heeft dat
ook implicaties voor de gevoerde procedure ten aanzien van andere partijen en moeten alle dossiers sowieso opnieuw tegen het
licht worden gehouden.

Met vriendelijke groet,

Dienst Testen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Huis ter Heideweg 62|3705LZ | Zeist

Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag

Postbus 20350 | 2500 E] | Den Haag

van: INEEEXEN) EKER o invys.ol>

Verzonden: maandag 15 februari 2021 20:59

Aan: minbzk.n!>; K JEXE e minvws.nl>

Onderwerp: heslisnota kostenvergoeding geschil validatieresultaat antigeentest

Ik vind de argumentatie inhoudelijk niet sterk. De benadering vind ik defensief en vooral ingestoken langs de lijn dat procederen

veel gedoe is en capaciteit vergt. Dat is altijd zo bij procedures, maar dan vind ik dat nog geen reden om het geschil niet te
voeren.

Inhoudelijke overwegingen dat een partij na een validatietest alsnog niet geselecteerd wordt, is onderdeel ernemerschap
en hoort erbij. De overheid moet de goede aanbiedingen van de niet-goede aanbieders onderscheiden. Al aarbij weigert
om onderbouwingen aan te leveren, suggereert dat kosten niet te verifiéren zijn.
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Juist voor de Staat zou procederen een belangrijk signazl zijn dat partijen die het proberen nul op het rekest krijgen in plaats
van altijd wel een graantje kunne meepikken.

Kortom, mijn advies is: procederen.

Groet,



