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Sent: rash 6/14/2021 11:Yi02 AM
Subject: RE: Brazil-Netherlands cooperation. Urgent. COVID-19. Medication forlCU patients.

Received: Mon 6/14/2021 11:57:02 AM

i20
Yes - het idee was om de goedkeuring gelijk met de opdrachtverstrekking van de donatie aan Brazilié de lijn in te doen, maar

toen dachten we nog dat de donatie veel sneller rond zou ly ik hebben al een aanzet gemaakt om de financiéle

goedkeuring in gang te zetten maar afronding is net niet meer gelukt voor mijn verlof. Komt eraan dus.

Groet,

Van: BEAFEEES 5 BEE eminvws.nl>

Verzonden: donderdag 10 juni 2021 14:36

pan:I. I. (EEE) BR @rminvws.ni>
Onderwerp: FW: Brazil-Netherlands cooperation. Urgent. COVID-19. Medication for ICU patients.

HoiEXEC
Weetjijmeer?

Groet

Van:BEE BEYEE eminvws.ni>
Verzonden: donderdag 10 juni 2021 11:58

Onderwerp: RE: Brazil-Netherlands cooperation. Urgent. COVID-19. Medication for ICU patients.

+EE
Ik begrijp van het RIVM dat deze offerte nog steeds niet is goedgekeurd. Kun je me laten weten waar het vastloopt?

Groeten, JEIEZN

Verzonden: vrijdag 9 april 2021 16:27

FS ERED BRAY

:
IEA ad) < A.

i

n>;
BE BES. 1. minvws.nl>; =A (

SARL @ minvws.nl>; A. ivm. A. ivm.nl>; @rivm.nl' rivm.nl>

Onderwerp: FW: Brazil-Netherlands cooperation. Urgent. COVID-19. Medication for ICU patients.

We gaan aan de slag met de goedkeuring op de aanbiedingsbrief.

Maar we willen eerst het volgende verifiéren: het lijkt ons dat mogelijk per abuis in de kostenopgave bij onderdeel 4 (IC medicatie)
ook kosten zijn verrekend van partijen waarvoor VWS een garantstelling heeft afgegeven en ook al voor betaald heeft. Is dus van

belang om na te gaan of er zo niet dubbel betaald wordt.

Zouden jullie dit kunnen opnemen en nagaan met LCG BE:

Dank en groet



1289833

Verzonden: vrijdag 9 april 2021 10:21

JEEE... EE I
28 minvws.nl>

Onderwerp: FW: Brazil-Netherlands cooperation. Urgent. COVID-19. Medication for ICU patients.

Fijn dat je even wilt helpen om dit snel geregeld te krijgen.

Het gaat dus om het volgende: om IC middelen te donderen aan Brazilie hebben wij twee dingen nodig:

1. Goedkeuring op bijgevoegde aanbiedingsbrief. Ik geloof dat IEEE hier ook mee bezig is?

2. Een ondertekende opdrachtbrief met daarin het verzoek van VWS om de IC middelen aan Brazilié te

doneren, met daarin een duidelijke opdracht (wie krijgt wat en hoe veel, VWS draagt kosten voor transport).

CACI REE is 2° dus ook al bezig, ik heb haar ook in de cc gezet.

GC 5.1.2 ik heb [EEE even betrokken; zij kan vanuit haar rol even helpen. Wij hebben namelijk ook een

goedkeuring op de eerder verstuurde aanbiedingsbrief nodig voordat wij kunnen doneren. Voor de snelheid leek het

mij handig om beide in een keer te laten ondertekenen.

Groeten,
5.1.2e

Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) | Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (DVP)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Antonie v. Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

rom EXER] IE 0 NE mal

Sent: vrijdag 9 april 2021 08:53

Subject: FW: Brazil-Netherlands cooperation. Urgent. COVID-19. Medication for ICU patients.

Hoi,

Zie hieronder, is een mail voldoende?

Groet,

From: J,EBERFB @minvws.nl>
Sent: donderdag 8 april 2021 17:04

To: EEE EE BEE EEE) rivm.n|>; JEECIEE IESE RE) minvws.nl>
Subject: RE: Brazil-Netherlands cooperation. Urgent. COVID-19. Medication for ICU patients.



1289833

Hoi ERP

Met het oog op de snelheid - zou een mail vanuit [EER met de betreffende info volstaan, i.p.v. een brief?

Groet,

van: EES BE s12e]512e rivm.nl>
Verzonden: donderdag 8 april 2021 12:23

Elenan>; 1B. EEE Sle minvws.n>; IEICE)BEEN0 minvws.n>
@nvza.nl>

EAEwiv. >; EXER IR
EXED) HEXEN@ ivin 1>

Onderwerp: RE: Brazil-Netherlands cooperation. Urgent. COVID-19. Medication for ICU patients.

Beste allen,

We zullen een en ander in gang gaan zetten. Nog wel een aantal aandachtspunten:

- @VWS: Zouden jullie ons formeel kunnen laten weten dat de medicatie aan Brazilié gedoneerd moet

worden? We hebben een brief nodig met de details van de opdracht (om welke middelen gaat het (zie

bijlage), waar moeten ze heen, wie regelt en betaalt het transport, etc). Ik neem aan dat de kosten onder

het bestaande project “V/220039/01/IC Overname geimporteerde IC-medicatie” komen te vallen.

- Verder zullen we, gezien de situatie in Brazilié, natuurlijk ons best doen om dit zo snel mogelijk te regelen.
Onze organisatie is echter overbelast door o.a. de grote hoeveelheden coronavaccins die binnenkomen, door

de COVID-antilichamen die we binnenkort verwachten en door de IGJ-inspectie die volgende week woensdag
en donderdag zal plaatsvinden. Daarnaast lopen uiteraard de reguliere werkzaamheden gewoon door. Voor

de IC-medicatie geldt dat de producten nog niet vrijgegeven zijn, dus niet klaar staan om uitgeleverd te

worden. Doordat het er, voor zover bij ons bekend, naar uit zag dat de geimporteerde IC-medicatie niet op

korte termijn nodig zou zijn, is hier in de afgelopen periode geen prioriteit aan gegeven gezien de drukte

met urgentere zaken. Vrijgifte is voor een aantal producten complex doordat de fabrikanten uit verschillende

landen komen en de leveranciers niet altijd alle benodigde documentatie aangeleverd hebben. Bovendien

zijn de producten soms erg rommelig bij ons aangeleverd (batches door elkaar heen), wat nog uitgezocht
moet worden. Dit kost uiteraard tijd. Ook het regelen van het transport kost natuurlijk tijd. Het zal dus nog

enkele weken in beslag nemen voor alle middelen transport klaar kunnen zijn.

Graag ontvangen we jullie formele opdracht, dan beginnen wij na de IG] inspectie van volgende week met de

voorbereiding.

Hartelijke groet,

Sent: dinsdag 6 april 2021 11:53

To: EARLY BED ERED ERP

Cc: ERED ERE] JER ei)

@rivm.nl>

Dnvza.nl>; SAE) <Bl@ minvws.nl>; minvws.nl>

Subject: RE: Brazil-Netherlands cooperation. Urgent. COVID-19. Medication for ICU patients.

Zoals zojuist telefonisch besproken: de producten die in de lijst staan die je me 26 maart hebt gestuurd zouden gedoneerd kunnen

worden aan Brazilié. De mitsen en maren heb ik je per separate mail gestuurd, maar het proces kan al wel in gang gezet worden.

We hebben nog contact!

Hartelijke groet,



Codramati
Codrdinatiecentrum

4

Geneesmiddelen EER eovan
www. nvza.nl

Dagelijkse nieuwsbrief ontvangen? Klik hier.

Verzonden: vrijdag 26 maart 2021 10:01

Onderwerp: RE: Brazil-Netherlands cooperation. Urgent. COVID-19. Medication for ICU patients.

io EEE
Zie bijlage voor onze huidige voorraden en excuses voor de vertraging.

1289833

Zoals gisteren ook besproken, moet nog wel nagegaan worden in hoeverre wij deze middelen mogen exporteren. Bij

chloroquine (dat we aan Kameroen wilden doneren) heeft de IG] aangegeven dat dat niet toegestaan was, maar

mogelijk was de reden daarvoor dat het om een doorgeleverde bereiding ging.

Hartelijke groet,

From: [JERE XEN] ERED @nvzanni>
Sent: vrijdag 26 maart 2021 09:36

Subject: RE: Brazil-Netherlands cooperation. Urgent. COVID-19. Medication for ICU patients.

Hallo IEXEEN
Is er toevallig al wat bekend over de mogelijkheid Brazilié te helpen?

Dank,

Verzonden vanaf mijn Galaxy

-------- Qorspronkelijk bericht --------

van: IEREDN REX] <EEERl@nvza.ni>
Datum: 25-03-2021 13:59 (GMT+01:00)
sor: EXE EI EED cam)” cmb

Onderwerp: FW: Brazil-Netherlands cooperation. Urgent. COVID-19. Medication for ICU patients.

ato |EHECE
Onderstaand de lijst van producten waar men in geinteresseerd is.

lk denk dat je de sterkte maar moet laten voor wat het is, alle beetjes zullen helpen...

Hartelijke groet,



1289833

Landelijk
Coodrdinatiecentrum
Geneesmiddelen BER envan

www. nvza.nl

Dagelijkse nieuwsbrief ontvangen? Klik hier.

Van:

Verzonden: donderdag 25 maart 2021 13:41

IEE EES: CRC BEL ERLE): Doranne Hilarius

5.1.2¢ £12e 5.1.20
Onderwerp: FW: Brazil-Netherlands cooperation. Urgent. COVID-19. Medication for ICU patients.

Ha allen,

Zie onderstaand, zoals besproken, de lijst van Brazilié:

a. Atracurium Besylate (2.5ml ampoule)

b) Atracurium Besylate (5ml ampoule)

¢) Cisatracurium Besylate 2mg/ml (5ml ampoule)

d) Cisatracurium Besylate 2mg/ml (10ml ampoule)

e) Midazolam 5mg/ml (10m! vial)

f) Propofol 10mg/ml (20m vial)

g) Rocuronium Bromide 10mg/ml (5Sml ampoule)

h) Fentanyl citrate 0,05mg/ml - 50 mcg/mL (10ml vial)

Groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestermnd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die

verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are

requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is besternd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die

verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are

requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability



1289833

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bested. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die

verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are

requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability


