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To: @rivm.nl]; B 5.1.2e @rivm.nl]
Cc: @rivm.nl]
From: 51.2e |512e)512ef512e

Sent: Wed 4/7/2021 7:42:51 AM

Subject: RE: samenwerkingsovereenkomst VECTOR
Received: Wed 4/7/2021 7:42:51 AM
samenwerkingsovereenkomst compared m

o1 [EEE
Dank je!

Akkoord wat mij betreft.

Hierbij alleen twee typo’s gecorrigeerd in de overeenkomst met track changes.

Groeten,

From: PO @rivm.nl>
Sent: Tuesday, March 30, 2021 11:29 AM
To: @rivm.n|>; 512 <@rivm.n|>
(o] 5.1.2e @rivm.nl>
Subject: samenwerkingsovereenkomst VECTOR

Bijgevoegd het samenwerkingsovereenkomst tussen het UMCU en het RIVM voor VECTOR. Tevens bijgevoegd de
samenwerkingsovereenkomst met track-changes zodat zichtbaar is wat er is veranderd door het UMCU.

Hieronder de belangrijkste wijzigingen:

* UMCU en RIVM hebben een Management Board opgericht bestaande uit: n Y. De

Management Board zal besluiten over de volgende zaken: Belangrijke Aanpassingen in het onderzoek, publicaties en toegang

tot de onderzoeksdata.

¢ De totale aansprakelijkheid van UMCU is beperkt tot het totale bedrag uitbetaald door RIVM aan UMCU.

* Het budget voor dit onderzoek is verder uitgewerkt in Bijlage IV van deze overeenkomst.

* Het UMCU zal maandelijks een factuur met specificatie van de gemaakte kosten sturen naar RIVM. Alle facturen dienen
binnen 30 dagen na factuurdatum door RIVM aan UMCU betaald te worden.

* |n geval van beédiging van deze overeenkomst, om welke reden dan ook, zal RIVM alle gemaakte kosten door UMCU tot
moment van beéindiging van deze overeenkomst en kosten die die niet beperkt kunnen worden door UMCU volledig

vergoeden aan UMCU.
* De volgende bepalingen zullen blijven gelden na beéindiging van deze overeenkomst: art. Ill, art. V, art. VII, art. VIl en art.

X.
(dat zijn de bepalingen onder de artikelen dataverwerking, personele afspraken, aansprakelijkheid, vertrouwelijkheid en
geheimhouding, publicaties).
Is de overeenkomst wat jullie betreft akkoord zo?

Groet,



