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To:

Cc:

From:

Sent: Wed 4/7/2021 12:09:08 PM

Subject: RE: Concept opdrachtbrief- vaccinatiebewijs
Received: Wed 4/7/2021 12:09:09 PM

Ok helder, ik zal het in de opdrachtbrief verder opnemen.

A @rivm.nl]

Groeten,

HH a19 vaccinatie

rivm.nl

trom: EEE] EEN EEE ir.

Sent: woensdag 7 april 2021 12:08

vo: ET ERS TTR o1.1;ENED] EEE]EEE.
Cc: EAE-LH BEY ICR 5.1.2e @rivm.nl>

Subject: RE: Concept opdrachtbrief - vaccinatiebewijs

Ik begreep dat er 350.000 EUR tbv het ontsluiten van data (waaronder ook voor het vaccinatiebewijs) in de offerte

vaccinatieprogramma is meegenomen. [EAM gaf aan dat de ontsluiting van de data tbv het vaccinatiebewijs inhoud

dat CIMS zodanig wordt ingericht dat eventueel gevraagde informatie tbv het vaccinatiebewijs geleverd kan

worden. Hij gaf ook aan dat dit bedrag los staat van de 800.000 die jullie begroot hebben voor het vaccinatiebewijs.

Mijn voorstel zal zijn om een zin op te nemen wanneer je noemt dat het onder het vaccinatieprogramma kom te

hangen. ‘in de aangepaste offerte voor het vaccinatieprogramma is een klein onderdeel van de kosten voor onder

andere het ontsluiten van data tbv het vaccinatiebewijs meegenomen (EUR350.000). Dit bedrag is apart van de

begroting van het vaccinatiebewijs a 800.000 opgenomen en dient ter voorbereiding op het ontsluiten van data.

Binnen de begroting a 800.000 behorende bij deze opdrachtbrief, zal de daadwerkelijke koppeling en

(...)gerealiseerd worden.

Maar pas gerust aan.

Ik cc [RE ook even, zodat hij kan meelezen of het zo goed staat.

We moeten inderdaad nog bekijken of we formeel een offerte moeten sturen als reactie op de opdrachtbrief, of dat

een akkoord per mail volstaat. Moeten we even bespreken met de contactpersoon bij VWS. Voor nu volstaat het om

enkel het bedrag ten noemen, en dat het om een schatting gaat.

Verzonden: woensdag 7 april 2021 11:14

@rivm.nl>

Onderwerp: RE: Concept opdrachtbrief - vaccinatiebewijs
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Ik heb de concept opdrachtbrief wel al met VWS gedeeld. Maar er moet nog een andere aanvulling worden

doorgegeven, dus dit punt kan er ook nog wel bij.
Voor de duidelijkheid, de opdrachtbrief is puur opgesteld voor het project: data ontsluiting vaccinatiebewijs, waarbij
we juist de datakoppeling met VWS gaan ontwikkelen voor een bedrag van max 800K. Dus het is mij nu niet

helemaal duidelijk voor welk onderdeel de 350.000 dan gereserveerd is, zeker als hiervan cok andere onderdelen

van data ontsluiten van betaald moeten worden.

Kan het volstaan als ik in de opdrachtbrief alleen de schatting van 800K toevoeg?

Groeten,

A 219 vaccinatie

Rijksinstituutvoor Volksgezondheiden Milieu
Programma Covid-19 vaccinatie

Sent: woensdag 7 april 2021 10:36

To: SAFES A. rivm.nl>

Cc: BAS . rivm.nl>

Subject: RE: Concept opdrachtbrief - vaccinatie bewijs

Is de opdrachtbrief er al uit? Wij hebben de laatste hand gelegd aan de aangepaste offerte voor het

vaccinatieprogramma, en daar verwijs ik nu naar een aparte opdracht voor het vaccinatiebewijs. In deze offerte

(voor het vaccinatieprogramma) is 350.000 Euro gereserveerd voor het ontsluiten van data (voor onder andere het

vaccinatiebewijs- maar ook voor andere doeleinden). JEERLM en ik dachten dat het ook goed zou zijn als er in de

opdrachtbrief voor het vaccinatiebewijs nog wordt opgenomen dat de schatting totaal 800.000 Eur kost, maar dat

het klaarmaken voor het ontsluiten van data al wel is meegenomen in de aangepaste offerte voor het

vaccinatieprogramma.

Kan dat er nog in, of is het te laat?

Groeten, 5.1.28

Verzonden: vrijdag 2 april 2021 13:48

rivm.nl>

rivm.nl>;
E

rivm.nl>

Onderwerp: RE: Concept opdrachtbrief - vaccinatiebewijs

Dank voor je terugkoppeling. Ik zal dit aanpassen in de concept opdrachtbrief en deze met VWS terugkoppelen.

Groeten,
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51.2¢

Projectbureau Covid-19 vaccinatie

5.1.2¢ 5.1.2¢

5.1.2¢

rivm.nl

From: JE vn.»Sent: donderdag 1 april 2021 17:16

To: FARE] BERR <| rivm.nl>

Subject: RE: Concept opdrachtbrief - vaccinatiebe wijs

Voorstel is om het onder het vaccinatieprogramma te hangen. Ik heb net VWS nog gesproken over de offerte van

het vaccinatieprogramma, zij willen eigenlijk dat dit er nog in wordt meegenomen. Vraag is of wij dat willen of dat

we het er nog ‘additioneel”’ onder hangen. Zodra ik de reactie van VWS op deze offerte heb, zal ik dit met en

betrokkenen verder afstemmen. Maar in de brief kan vaccinatieprogramma worden opgenomen (tenzij daar op

voorhand bezwaar op heeft).

Groeten, EARL

Verzonden: derdag 1 april 2021 12:11

Aan: ERFLCH EERE rivm.nl>

Onderwerp: FW: Concept opdrachtbrief - vaccinatiebewijs

Zojuist met gesproken en met een eerste inschatting komen we op 800K als kosten voor RIVM.

We hopen een gedetailleerder overzicht te hebben zodra er een besluit genomen is op de invulling van de

technische oplossing. Dit zal naar verwachting over twee weken wel helder moeten zijn.
Heb IEEE toevallig al gesproken over de optie binnen welk budget deze opdracht geplaatst kan worden?

Groeten,

rivm.nl

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Programma Covid-19 vaccinatie

5.1.2e 5.1.2e

dubbel
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