1285526

To:
Cc:
From:
Sent:
Subject: RE: Spoedbetaling Mediq 4069-25396
Received: Thur 3/25/2021 4:29:40 PM

image002.png
Openstaande facturen 4069 25 maart 2021.xlsx

@minvws.nl]; IEEEH, E.(EEES)) IEEESM @minvws.ni]

Hi,
Ik zou graag met jullie willen kijken naar de afhandeling van de facturen. Het percentage tijdigheid betalen binnen 30 dagen moet

boven de 95%
uitkomen en staat bij jullie op 89,8%. Gezien het aantal facturen dat jullie afhandelen telt jullie percentage zwaar mee voor het

totale percentage binnen VWS.
# facturen tijdig (<= 30 % tijdig betaalde facturen (<= 30
dagen) dagen)
Budgestplaats %
4089 Dienst Testen =< 89,8

Ik heb een aantal facturen bekeken en even gecheckt bij het FDC. Deze facturen staan allemaal bij jullie in de werkvoorraad.
Ook wil ik met jullie kijken hoe het proces verbeterd kan worden want een kleinere werkvoorraad zal het overzicht bij jullie

waarschijnlijk ook verbeteren.
Kunnen jullie volgende week een overleg in plannen?

-

Van: @diensttesten.nl <@diensttesten.n|>
Verzonden: dinsdag 16 maart 2021 12:35

Aan: .28 fs12e]s12f(5.1.2e|] @minvws.nl>; NS 1.2e) @minvws.nl>
CcC: 5 1 2clls 1 20|51 2] 5.1 . @minvws.nl>; ,I, @ minszw.nl>

Onderwerp: RE: Spoedbetaling Mediq 4069-25396

Dank je wel voor je e-mail. Je helpt ons enorm met je tips!

-Gisteren heb ik een e-mail naar Mediq gestuurd (zie bijlage) en een voorstel gedaan dat wij liever een haastbetaling willen doen
in plaats van een spoedbetaling.

-Ik heb met Oxford afgestemd dat ze per 1 maart maandelijks gaan factureren.
-Er staan heel veel facturen van Yacht in 3F. Dat moeten wij nog oppakken...

Als laatste;

I Hcbben volgende email adres -> IB@diensttesten.nl

Wil je misschien alles met DT te maken heeft naar JB@diensttesten.nl sturen? Ik heb geen rechten meer voor Dienstpostbus van
PDC-19 ©

Dank je wel!

Groeties,
Verzonden: dinsdag 16 maart 2021 09:59

Aan: E j@diensttesten.nl
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Onderwerp: FW: Spoedbetaling Medig 4069-25396

Deze reactie hoort dus ook bij jullie.

van: [EEERN | EXEDD) JCEERMo minvws.ni>

Verzonden: zondag 14 maart 2021 10:59

0 (D) KI5 _Dienstpostous FA POCI9

@ minvws.nl>

Onderwerp: RE: Spoedbetaling Mediq 4069-25396

Dank voor je input. We zijn inderdaad al langer met de betreffende partijen zoals Oxford in gesprek. De afspraak die ook in het
contract is vastgelegd is een factuur per maand in plaats van per week.

Dit is ook voor ons een zeer onwenselijke gang van zaken.

Met vriendelijke groet,

Dienst Testen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Huis ter Heideweg 62|3705LZ | Zeist

Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

Verzonden: donderdag 11 maart 2021 12:47

Aan: 5.1.5 @ minvws.nl>
cc: RS T AR Dminws.n>; LA XK O A (K <HEREEN o i KN [

@minszw.nl>
Onderwerp: FW: Spoedbetaling Mediq 4069-25396

Goedemiddag,

Ik zag dat er gisteren een spoedbetaling langs kwam voor Mediq varmiit is nu betaald maar mijn vraag aan jullie is of dit
echt een spoedbetaling moet zijn? Moet dit geld er echt dezelfde dag nog kamen of kan het niet een dag later mbv een haast
betaling? Kan Mediq zo’n betalverzoek niet eerder doorgeven?

zal nog wel doorgeven welk werk er aan een spoed betaling vast zit, maar voor mij geldt dat directeur FEZ steeds deze
betaling per omgaande moet goedkeuren om het proces niet te verstoren. Een haastbetaling gaat niet langs dFEZ en gaat nog
steeds snel, maar doorloopt hij wel het normale proces.

Mijn verzoek is daarom spoedbetalingen echt tot het minimum te beperken.
Ook voor de overige betalingen geldt dat als alles aan de voorkant goed geregeld is (verplichtingen aangemaakt, e-facturen
gecodeerd, snelle PV) dan kan de betaling ook snel uitgevoerd worden.
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Ik heb nog een andere opmerking:

Zouden jullie aub aandacht willen besteden aan de oude facturen, zie bijgevoegd rapport?

Daarnaast valt het mij op dat Yacht en Oxford Global week facturen sturen, is dat ook afgesproken?

Is dat niet efficiénter om daar maand facturen van te maken? Dat neemt niet weg dat de openstaande facturen van januari en
februari zsm afgewikkeld moeten worden.

Ik had gezien dat het FDC 2 credit facturen niet goed geboekt had, hier heb ik ze een mail over gestuurd. In het rapport kan je een
creditfactuur herkennen aan het Fl nummer dat begint met 233.. en natuurlijk het min bedrag, wat je inderdaad niet in het scherm
ziet.

Mijn opmerkingen zijn bedoeld om de processen wat meer te laten stroomlijnen zodat de werkdruk uiteindelijk minder zou
moeten worden bij jullie.
Succes!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e m 51.2e

n | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |

Directie Financieel-Economische Zaken | Afdeling Budgettaire Zaken |

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag |

Postbus 20350 | 2500 EJ Den Haag |

Kamerl Te\efoon\ ~ minvws.nl |
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