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To: )IEEEE @minvws.nl]
Cc: . CAEL] EARL @minvwsnl); EERE CREE ERYERE@ min vws nl]
From: 5.1.2 [11 J 51.2e1

( )
Sent: Wed 3/10/2021 10:49:29 AM

Subject: FW: SPOED! - aanvulling OGZ-budget 2020 + verschuiving budget DienstTesten 2021

Received: Wed 3/10/2021 10:49:30 AM

Van:BEBEBR ERR @ minvws.nl>

Verzonden: woensdag 10 maart 2021 11:16

EY)SEso>;EERE

Onderwerp: RE: SPOED! - aanvulling OGZ-budget 2020 + verschuiving budget Dienst Testen 2021

Betreft uitgaven 2020.

Verzonden: woensdag 10 maart 2021 10:49

Aan: BEY ES BEY <RFLER @ minvws.nl>;
CREE @ minvws.nl>; [ERE I . (BREA) <EERFLM@ minvws.nl>

[181-RT -  LR C  TyI- ) < 5.1.2e Dminvws.nl>

Onderwerp: RE: SPOED! - aanvulling OGZ-budget 2020 + verschuiving budget Dienst Testen 2021

Ha
Eps

Heeft de betrekking op 2020 of 20217

Groet,

SEE)IEEEminvws n>; IEEE BE
@minvws.nl>

Onderwerp: RE: SPOED! - aanvulling OGZ-budget 2020 + verschuiving budget Dienst Testen 2021

Allen,

Nog even terugkomend op de opmerking dat o<

[IEC
<r exploitatietekort RIVM en daarmee een probleem van de eigenaar

is. Dat is niet correct. Dit is een opdrachtgeversprobleem. De opdrachtgever heeft het RIVM de opdracht gegeven om als kassier

op te treden voor de betaling van de laboratoria. Dit is dan ook een opdrachtgeversprobleem.
Verder mag het RIVM niet de dupe worden van VWS-problematiek. Ze komen hierdoor in liquiditeitsproblemen.

Mijn voorstel is dan ook om de oor te financieren uit de en deze IIBEEZMM alsnog mee te nemen in de

reguliere corona-gerelateerde mutaties 1° SW. Het afstemmingstraject met minFIN hierover loopt nog.

Groet

5.1.2¢

var:[BE ENED (ED)
Verzonden: dinsdag 9 maart 2021 09:15

1 EB
Dminvws.nl>;

Onderwerp: RE: SPOED! - aanvulling OGZ-budget 2020 + verschuiving budget Dienst Testen 2021

Uit bijgevoegd overzicht blijkt dat het budget al sinds 15 januari bij DT staat!
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Verzonden: maandag 8 maart 2021 23:26

@minvws.nl>; ERE IE. (BRED) < CREE @ minvws.nl>

ominvws.»>; IEKEN KE mins n>; 0EXER)

Onderwerp: RE: SPOED! - aanvulling OGZ-budget 2020 + verschuiving budget Dienst Testen 2021

LS!

en ik hadden het hier vanmiddag even over. Lijkt me goed dat we het in een kleiner groepje uitzoeken, want het

WOT ruk nu.

Wij analyseren de budgetstand van DT want ik heb *'m nog niet in 3F kunnen herleiden.

VWb de € 80 min. Wat in 2020 tekort kwam bij het RIVM is exploitatietekort RIVM en erg laat aangegeven. Dat probleem laat ik

graag bij het RIVM en de eigenaar. DT is verantwoordelijk voor de facturatie van de teststroom vanaf 1/1/2021.

Ik kom op de lijn als we de 405 mio hebben gevonden.

Groet,

Verzonden: maandag 8 maart 2021 22:03

@minvws.nl>

CC: ERIN FRR ERE SER EE
1. @Dmi

y 2H minvws.nl>;§
(BREET) <A @ minvws.nl>; BREA, SES. EN ME

(RAE 1. @ minvws.fren diensttesten.nl

Onderwerp: RE: SPOED! - aanvulling OGZ-budget 2020 + verschuiving budget Dienst Testen 2021

Da JERE
Het hier geschetste voorstel en de aanname ken ik niet.

Voor zover ik weet 1s de 405.2 miljoen nog niet naar DT overgezet, maar 1s juist het verzoek om dit te organiseren. We

begrepen eerst dat dit geld bij het RIVM zou staan, maar RIVM geeft aan dit met te hebben ontvangen. Z1ij gaven aan dat

deze middelen bij PG zouden moeten staan.

Voor wat betreft de 80 miljoen die RIVM tekort 1s gekomen voor vorig jaar, geld een gelijke route. RIVM geeft aan dat

deze tekorten steeds vanuit de middelen van PG naderhand werden gedekt. Deze middelen staan niet bij DT en het 1s dus

ook niet de bedoeling het budget van DT hiermee te korten.

Op dit moment kan ik me dus niet vinden in deze lijn. Maar zouden zowel RIVM (over afgelopen jaar) en DT voor dit

jaar nog aanvullende middelen dienen te ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
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Van: 5.1.2e B12 5.1.2e ) EEE @minvws.ul>
Datum: maandag 08 mrt. 2021 2:22 PM

I. (EE) IEE ins i>. EXE. (ERED) EEN ins. IERIE 1

) ) @minvws.nl>

Onderwerp: RE: SPOED! - aanvulling OGZ-budget 2020 + verschuiving budget Dienst Testen 2021

Ha allemaal,

Volgens mij kan dit simpel opgelost worden, namelijk:
+ Het RIVM had blijkbaar in 2020 meer uitgaven dan dat er geld beschikbaar was (voor het OGZ budget). Namelijk 80 min

meer kosten dan budget;
« In 2021 is er voor het RIVM min beschikbaar gesteld tbv testcapaciteit. Dit geld is recent op de begroting van DT

geplaatst.
e Het lijkt mij voor de hand liggen dat we het RIVM [JEEZ bijplussen middels de gelden die nu bij DT staan. Hiermee

compenseren wij het RIVM voor de gemaakte kosten; wel begrotingstechnisch even goed regelen.
«  Mocht gaandeweg blijken dat we in het totaalbudget voor de DT de [ERY tekort komen, dan zullen we dit afzonderlijk

als claim opvoeren bij de minister van Financién.

Lijkt mij een simpele oplossing, maar ik laat mij graag het tegendeel bewijzen als ik mis zit.

El
herken jij het beeld dat BEE min al is bijgeschreven bij DT?

ervolgens: zijn we het eens met bovenstaande lijn?

Van: EBEJEEMe ninvws.ni>
Verzonden: maandag 8 maart 2021 14:04

Aan: ERE EE. (EARLY) <BR minvws.nl>; 5.1.2e B12 5.1.2e ) <] 1. Dminvws.nl>

CC: EARLIER Pg EECA A Wl) < @minvws.nl>; @minvws.nl>;BE BEY
(ERE) <BAEEd@ minvws.nl>

Onderwerp: RE: SPOED! - aanvulling OGZ-budget 2020 + verschuiving budget Dienst Testen 2021

Als het budget al bij dienst testen staat, waar dient de extra dan voor? Volgens mij is het niet de bedoeling dat het

budget verhoogd wordt met EREmaar dat e vanuit het budget naar het RIVM gaat als ik het zo lees.

van: EXER §. GED)EEERM@ minusn>Verzonden: maandag 8 maart 2021 14:00

Aan: A. A.

cc: RECRERP ORE EX PT A. BEdEvs; BE BES
:

A. minvws.nl>

Onderwerp: RE: SPOED! - aanvulling OGZ-budget 2020 + verschuiving budget Dienst Testen 2021

Hoi,

-Is i =idat verschoven is naar de Dienst Testen vanwege de nieuwe declaratieroute?

-Over dat bedra

2p
hee ojuist het volgende gemaild. met [EE heb ik afgesproken, dat ik

zie cc) betrek. lk spreek zo me

Van:BEBEEBESEB @ minvws.ni>
Verzonden: maandag 8 maart 2021 13:38

aan: ENED) [| GED) SEXED © minvws.n >; IEEEEECEENSE.JEXETEIN© minvws.ni>
Onderwerp: RE: SPOED! - aanvulling OGZ-budget 2020 + verschuiving budget Dienst Testen 2021

Voor de

NERECH
heeft het RIVM een voorschotfactuur gestuurd naar EEE. 1k weet niet hoe het met de afhandeling

hiervan staat. Is verantwoording PDC19/Dienst Testen. Deze was nog niet bekend bij de opgave van de corona-gerelateerde
mutaties. Moet nog bij FEZ worden ingediend. Dit zal voorlopig ten laste van het budget voor 2021 moeten komen. Dit budget



staat al bij de Dienst Testen.

) minvws.nl>

Verzonden: maandag 8 maart 2021 13:51

IB mine. IEKECN. OB. minsn>; (ED, ERIE) GERD)
<APLN ® minvws.nl>

€k]5.12¢ 5.1.2 fare 512
D1. HEEco invws ni>

Onderwerp: RE: SPOED! - aanvulling OGZ-budget 2020 + verschuiving budget Dienst Testen 2021

Ha,

1284050

Mijn beeld is dat het budget van [JEEZ (1SB3) al is overgeboekt naar Dienst Testen. Dit was tbv het RIVM/testcapaciteit in

2021.

Het is overgeboekt naar 4069 - HB 20 7 31 opdrachtenbudget COVID19.

Waarom moet er 80min geregeld worden voor OGZ? We hebben onlangsBEd euro tbv testen afgesproken met FIN?

van: EEE} |. GEE) JEEEeminvws.nl>
Verzonden: maandag 8 maart 2021 12:51

Aan: 5.1.2e REY. < @minvws.nl>ER.

CC:EL SE) MEEeminvwsn>
Onderwerp: RE: SPOED! - aanvulling OGZ-budget 2020 + verschuiving budget Dienst Testen 2021

Ha,

d 5.1.2 denk niet dat het via het LCT moet. Het besluit hierover ligt er al. Dit moet worden uitgevoerd.

5.1.2

- Heb je enig idee hoe we de verschuiving van het onderstaande budget naar de Dienst Testen voor dit jaar (2021) kunnen

regelen? Via FEZ?

- Pak jij ook nog de aanvulling van het OGZ-budget 2020 op (zie mijn onderstaande mail)?

§

oie
van: INEECEN OE.EE0 ninvws.n i>

Verzonden: maandag 8 maart 2021 12:27

Aan: [EF .
(E Te @ minvws.nl>; BE EE)EE @minvws.nl>
e. minvws.nl>

Onderwerp: RE: SPOED! - aanvulling 0GZ-budget 2020 + verschuiving budget Dienst Testen 2021

+

Jeetje zeg, ik kan dat zeker niet regelen, ik neem aan dat het via bijvoorbeeld de LCT kan?

van: EES 151.20) minvws.nl>

Verzonden: maandag 8 maart 2021 11:10

aan: BE EEED. (BED) EXER @minvws.n >; INEEEDEE BE. <HEEEECEIN© invvs.ni>
Onderwerp: SPOED! - aanvulling OGZ-budget 2020 + verschuiving budget Dienst Testen 2021

Urgentie: Hoog

: - p
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pdgV is akkoord met het verleggen van de declaratieroute voor alle labdiagnostiek ‘SARS-CoV-2’ (voor PCR-testen en andere

testmethoden) naar de Dienst Testen (zonder tussenkomst van het RIVM). Dit betekent dat voor PCR-testen i.i.g. de

declaratieroute voor de vijftig MML'’s en voor de acht Hoog Volume Laboratoria (HVL's) verlegd dient te worden, waarvoor de

benodigde (organisatorische) stappen in gang moeten worden gezet. Dank voor het meekijken!

Achtergrondinformatie:

oe bovenstaande is het gevolg van het volgende:
Nieuw:

-De contractering van de laboratoria voor de labdiagnostiek ‘SARS-CoV-2' is met ingang van 1 januari 2021 -

op basis van het

convenant dat is gesloten tussen de Dienst Testen, VWS en GGD’en — door de Dienst Testen overgenomen van de GGD’en. De

Dienst Testen sluit hiertoe contracten af met de laboratoria. Dit betekent dat de GGD’en daarvoor geen declaraties kunnen meer

indienen bij het RIVM, omdat zij geen opdrachtgever meer zijn, en dat de laboratoria (zoals Medisch Microbiologisch Laboratoria

(hierna: MML's)) hun rekening bij de Dienst Testen zouden moeten indienen.

Voorheen:

-Tot 1 januari 2021 werd de labdiagnostiek bij ‘SARS-CoV-2’-testen (PCR-testen) vergoed via het budget ‘Openbare

GezondheidsZorg’-diagnostiek (OGZ). Dit is een budget waar GGD’en gebruik van kunnen maken voor diagnostiek op infectieziekte

ten behoeve van publieke gezondheid. GGD’en dienden voor de genoemde labdiagnostiek declaraties in bij het RIVM.

Vragen:

ey 5.1.2 TE het RIVM heh ik vernomen, dat jij enBE IE EXER Eye vv aan het regelen zijn voor de vergoeding via het budget

‘0OGZ’-diagnostiek 2020. Hoe staat het hiermee?

n Zoals hierboven vermeld, worden alle kosten voor standaard PCR-labdiagnostiek op COVID-19 rechtstreeks

g e nst Testen (zonder tussenkomst van het RIVM). Dit betekent in iedere geval een verschuiving van het

budget naar de Dienst Testen. Wie kan hiervoor z.s.m. zorgen?

Dank!


