1274891

To:
From:
Sent: Mon 3/29/2021 7:15:17 AM

Subject: FW: Factuur SJJ-G-2021-010 - 25% vooruitbetaling m.b.t. Zero Residual sets

Received: Mon 3/29/2021 7:15:18 AM

Invoice SJJ-G-2021-010 - Zero Residual sets for Covid-19 application - pre-payment April '21 deliveries.pdf

Hoi XD,

Zou je deze vooruitbetaling weer zo willen regelen als de vorige keer? Fijn dat het voor maart goed gelukt was!
Dit is de tweede van vijf vooruitbetalingen. Voor iedere maand krijgen we dus twee facturen, één vooraf en één na
levering.

@rivm.nl]

Met vriendelijke groet,
51.2e 5.1.2e

5.1.2e
Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (RIVM-DVP)
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven

Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven
Postval{EEl kame

www.rivm.nl
De zorg voor morgen begint vandaag

From:@sjjsolutions.com>

Sent: zondag 28 maart 2021 23:25
@rivm.nl>

(o] 5122 | 5.1.2e % @rivm.nl>; @rivm.nl>;@sjjsolutions.com

Subject: Factuur SJJ-G-2021-010 - 25% vooruitbetaling m.b.t. Zero Residual sets

Bijgaand stuur ik u de factuur m.b.t. de vooruitbetaling van d Zero Residual™ sets die in april geleverd gaan worden.

Mochten er vragen zijn, dan horen wij het graag.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e

&% SJJ Solutions
Schipholweg S5BERREEE| 2316 ZL Leiden — The Netherlands |

Virus-free. www.avast.com




