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To:
Cc:
From:
Sent: Tue 3/30/2021 1:59:44 PM

Subject: FW: Marjolein CC email:
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tkn

van: EKECSN K IEXEC ENNNEXERNN o rivrv.n'>

Verzonden: dinsdag 30 maart 2021 15:57
Aan: L @rivm.nl>

(ofed 5.1.20 @rivm.nl>; <@rivm.n|>

Onderwerp: FW: Marjolein CC email:

Dit is wat er door en met VWS in de naam van

Haar gegevens;

| COVID-19 Vaccinatie |
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
Parnassusplein 5| Postbus 20350

2500 EJ Den Haag |
g W
A

minvws.nl |

Met vriendelijke groet,

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport

Inkoopuitvoeringscentrum (IUC) RIVM
A.van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven

Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven
kamer|
mw

www.rivm.nl

De zorg v, i
Aanwezig;

rrom: IR N NERE
Sent: dinsda
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Subject: FW: Marjolein CC email:

Goedemorgen

Gisteren heb ik gebeld hierover, haar heb ik ook het aantal uit de motivatie doorgegeven van 5000 stuks. Wij
konden geen aantal opgeven, het is een inschatting, echter wordt deze aantallen nu
opgenomen en bevestigd in bijgevoegde nota.

Ekon mij ook doorgeven dat het bedrag wat aan de huisartsen betaald wordt ookis en dat de kosten van €
oor de apotheek komen te vervallen.

vraagt mij een bevestiging, maar dat kan alleen met jouw akkoord.

From: [IERESN B8 BB <HEEESM @ minvws.ni>

Sent: maandag 29 maart 2021 20:05

] 2o oo si2e B size  loliVuli

Subject: FW: Marjolein CC email:

o I

Bijgaand de nota aan onze DG, waarin ik de informatie vwb thuisvaccinatie heb verwerkt.
Kan dit zo wat jou betreft?

Groeten,

ver: IEXEN O G0

Verzonden: maandag 29 maart 2021 20:01
minvws.nl>
minvws.nl>

Onderwerp: Marjolein CC email:

Ik heb de suggesties van verwerkt en ook informatie van het RIVM aangevuld over thuisvaccinatie.nl.

Ik twijfel nog of ik de apothekersinformatie toevoeg. Die is immers al via geaccordeerd, maar is wel
een voorbeeld van afwijkende financiering. Ik lees in die brief alleen ook nog dat L.Z in het begin ook
ziekenhuisapotheken heeft gefinancierd. Daar heb 1k nooit wat van gezien. ..

Kun je morgen kijken? Dan wil ik het dan ook doorzetten.

Groetjes,

Beste Collega,

Bijgaand treft u ter informatie een of meer stukken aan uit een Marjolein dossier.
Klik op de linkjes of eventueel aanwezige attachments om de documenten te bekijken.

Indien de linkjes in dit emailbericht niet functioneren, is het mogelijk dat de stukken inmiddels zijn verplaatst naar een
vertrouwelijk dossier in Marjolein waarvan u geen dossierwerker bent.
Neem in dat geval contact op met de dossiereigenaar.
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Met vriendelijke groet,
5.1.2e ﬁ )



