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Triple

Kamer van Koophandel:
60049626

BTW nummer: 130637579B01

Factuurnummer: 202111

Datum rekening: 19-2-2021

Datum activiteit;

jan-feb 2021
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Aan: 512e 3 51.2e

Van: AR 51.2e

Referentienummer: 16-4068-19602-42001
Bedrijfsgegevens

Naam Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Bezoekadres Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag

Postadres Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

Telefoonnummer 070 —

Kamer van Koophandel 52511170

Soort inschrijving Hoofdvestiging

Vestigingsnummer 000022431683

RSIN 006756402

OIN 00000002003182447001

ierbii de tweede vii oals gespecificeerd in de offerte, dd a €
lus BTW otaal € 19.360,00.

Te betalen op
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Van:

51.2e
Aan:
Onderwerp: RE: offerte
Datum: vrijdag 26 februari 2021 18:53:14
Bijlagen: image003.png

o NN

Hierbij mijn akkoord voor facturering van de cxtra sessie, dat is op mijn verzoek gebeurd.
Mocht je nigbiets anders nodig hebben: weet me vooral te vinden!!
Groetjes

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Onderwerp: RE: offerte

ha

dat klopt, ik heb een mondeling akkoord van RS maar dat is precies de reden waarom ik

[EEES) had ge-cced

On February 26, 2021 at 3:32 PM
<MEEEE minvws.nl> wrote:

De bedragen van de offerte en factuur komen niet met elkaar overeen.

Heb je een akkoord voor het factureren van een extra dag?

Met vriendelijke groet,



L3

< Programmadirectie COVID1S |kl

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | 06

IR v >

Verzonden: woensdag 24 februari 2021 12:16

512¢ %12 512 @ 512e  [lgeNeI

Onderwerp: FW: offerte

E.e.a. is met de nieuwe bankgegevens en adres inmiddels wel afgedaan toch?

#arfe@fe groed,

Onderwerp: FW: offerte

Ha EIEED

Kun jij ajb de afhandeling daarvan bespoedigen?

Als je nog iets van me nodig hebt, laat het dan weten ajb.
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Groet, ERPE

A\EGIH 512 . 51.2e 5.1.2¢ (@ quick
Verzonden: vrijdag 19 februari 2021 16:21
Aan:

Mfsw.leidenuniv.nl;

o
Onderwerp: Re: offerte

ol R

Sorry je hier mee lastig te vallen. Met de cerste factuur is nogal wat
misgegaan administratief maar een van jullie medewerksters heeft me vandaag
vriendelijk bezworen dat we maandag geld krijgen. Voor de tweede ronde
vrees ik het ergste, omdat we nl vijf sessies hebben gedaan ipv de vier die in
de offerte staan. Nu had ik mct mafgesproken dat we hier geen last van
zouden krijgen omdat we me deze mogelijkheid al rekening hielden. Ik stuur
daarom hier de factuur ook naar jou alsook de offerte (ik heb nooit
bevestigingsbrief gehad van die tweede offerte trouwens, wel van de eerste).

ps verslag komt er zo aan

On December 10, 2020 at 3:16 PMEE
<EEESECE G quicknet.nl> wrote:

conform afspraak .

Met vriendelijke groet,
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De Triple A-econoom

Kamer van Koophandel: 60049626 /
BTW nummer: 130637579801 Trlple

Aan:

Van: EES 5.1.2e 5.1.2e

Met plezier bieden IEEIEEEI cn ik deze offerte aan.

We voorzien vier nieuwe sessies over vaccineren. De precieze inhoud van de sessies
stemmen we in onderling overleg af, maar dit is wat we hebben besproken. Tentatieve
programma’s

Sessie 1: Relatie vaccineren en testen

Sessie 2: Vaccinatiebereidheid

Sessie 3: Vaccineren en openup

Sessie 4: Wat hebben we opgehaald, wat willen we nog weten

De offerte is modulair, in de zin dat we een tarief hanteren per sessie. De sessies kosten ons
een dag pp. De dag gaat zitten in voorbereiding (0.a. gesprekken met VWS, overige zoeken
naar de juiste insteek/werkvorm) voorbereiding, de sessie zelf en eventueel nawerk (analyse
en eventueel terugkoppeling). Als er iets moet gerapporteerd worden (bijvoorbeeld slides als
conclusies) dan is dat dus inbegrepen. Hetzelfde geldt voor alle andere activiteiten die
logischerwijze volgen uit de sessies: het tarief is inclusief, mits in termen van tijdsbeslag
redelijk uiteraard.

Als dagtarief hanteren we ex btw.
Dat betekent 4x2x x btw

We horen graag of dit akkoord is.

\




Van: 5.1.2e pminszw.nl < 5.1.2e pminszw.nl>

Verzonden: Friday, March 12, 2021 10:10:05 AM
Aan: IR ins7v.nl" < EKEC mins7wv.nl>

Onderwerp: FW: Triple A econoom
Bijlage(n): factuur VWS2.pdf, Akkoord.pdf;, offerte VWS vaccineren .pdf

Van: IEEEEEEEN ) < minvws.nl>
Verzonden: maandag 1 maart 2021 09:46

Aan: INEEETIP minszw.n| < IESETNP minszw.nl>

Onderwerp: Triple A econoom

Beste collega,

Uit eerdere email correspondenties vanblijkt dat bovengenoemde leverancier op de
uitzonderingslijst is geplaatst.

In de bijlage de factuur, offerte en akkoord van voor de facturatie.

Bij deze het verzoek om de factuur op te nemen in de administratie.

Met vriendelijke groet,

5ili2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Programmadirectie COVID19

& Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | 06

Van: s uicknet.nl>
Verzonden: vrijdag 19 februari 2021 16:21
Aan: ! < minvws.nl>; mfsw.leidenuniv.nl;

I R 0y ws.nl>

Onderwerp: Re: offerte

hoi [EKERN

Sorry je hier mee lastig te vallen. Met de eerste factuur is nogal wat misgegaan administratief
maar een van jullie medewerksters heeft me vandaag vriendelijk bezworen dat we maandag geld
krijgen. Voor de tweede ronde vrees ik het ergste, omdat we nl vijf sessies hebben gedaan ipv de
vier die in de offerte staan. Nu had ik met afgesproken dat we hier geen last van zouden
krijgen omdat we me deze mogelijkheid al rekening hielden. Ik stuur daarom hier de factuur ook
naar jou alsook de offerte (ik heb nooit bevestigingsbrief gehad van die tweede offerte trouwens,
wel van de eerste).
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ps verslag komt er zo aan

On December 10, 2020 at 3:16 PM| EEIEEREN <BEE 2 quicknet.nl >

wrote:

conform afspraak .

Met vriendelijke groet,



