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To: 512e] 5.1.2e || 5.1.2e @rivm.nl]

From: 6.1.2¢e 5.1.2e

Sent: Fri 3/26/2021 9:58:05 AM

Subject: RE: toestemming brief project regio Noord
Received: Fri 3/26/2021 9:58:00 AM

24032021 Programmabudgetten regionale ondersteuning.xls

Prima,

Hou jij in een sheet nog bij wat uitbetaald is?

Ik heb in documenten hans meerdere excelsheets over stavaza

Bijgevoegd mijn meest recente, maar.... Is bv in regio Oost het project tekenbeten al niet afgehandeld? /
drukkosten verloskundige waaiers etc?

Als het iets rustiger is maar eens een keer goed doorlopen.....

Groet

Verzonden: vrijdag 26 maart 2021 10:53
Aan: JEE e v ni>
Onderwerp: RE: toestemming brief project regio Noord

Nummer is goed
Zijn specifieke projectnummers om de programma gelden eenvoudiger te administreren

Verzonden: vrijdag 26 maart 2021 09:44

aan: K] EXETY CKETNM v >

Onderwerp: FW: toestemming brief project regio Noord

IEEEAN il je hier nog even naar kijken? Dan kan de brief de routing in. Ze zitten er op te wachten...
Groet ERWL

Van: &4 5.1.2e
Verzonden: woensdag 24 maart 2021 22:46

aan: I EKED) Mo ivin.ol>

Onderwerp: toestemming brief project regio Noord

In de bijlage een projecttoekenningsbrief uit de regio Noord. Dit project is vorig jaar al toegekend, maar toen had
men geen personeel voor uitvoering; nu wel en onderzoek is nog steeds actueel.

IK heb een opzet voor brief gemaakt, inclusief bestelnummers, die vanuit het excel overzicht heb gehaald. Wat geel
gearceerd is in brief lijkt een raar nummer, klopt dat of is alleen vermelding van het laatste nummer (3910120471)
voldoende in de brief.

Wil jij even kijken of het klopt zo? Men zit om deze brief verlegen....dus ik wil het graag afmaken (via Karin neem ik
aan)

Daarnaast goed om een keer de financién door te lopen, ik heb het idee dat mijn sheet niet up to date is; en op
schijf [IEEEZ staan meerdere versie...
Ik zal wel een dezer dagen ook de toestemmingsbrieven voor budget 2021 versturen aan de regiodirecteuren...

Groet ERFL)



