1259762
To: 5.1.28 EEEDN @ minvws.ni]; IEXEDN) BB @minvws.ni]
)

From: 5.1.2e

Sent: Fri 4/9/2021 1:37:15 PM

Subject: RE: Brazil-Netherlands cooperation. Urgent. COVID-19. Medication forlCU patients.
Received: Fri 4/9/2021 1:37:15 PM

= BN

Het gaat om A

Groet

van: ERET) <R @ minvws.ni>

Verzonden: vrijdag 9 april 2021 12:53

Aan: IEECNNN) <BIEXECEN o minvws.nl>; INEESECSINN) B @minvws nl>

Onderwerp: RE: Brazil-Netherlands cooperation. Urgent. COVID-19. Medication for ICU patients.

Gaat dit

A) om geneesmiddelen die al door marktpartijen aan RIVM zijn geleverd en waarvoor wij via de garantiegereliong
de markrpartijen hebben betaald?

Of

B) om geneesmiddelen die nog van marktpartijen zijn, waarvoor we nog niet hebben betaald via garantieregeling
en n deze marktpartijen gaan voor kostprijs factureren aan RIVM?

Vriendelijke groet,

Verzonden: vrijdag 9 april 2021 12:05

Aan: [IEEECINN) <BE @ minvws.n-; INEEEXECN) <BEXECN o minvws o>

Onderwerp: FW: Brazil-Netherlands cooperation. Urgent. COVID-19. Medication for ICU patients.

Komt er m.i. op neer dat wij als GMT viaper brief aan RIVM akkoord geven op punt vier (aankoop ic middelen) uit hun
aanbiedingsbrief. Dat was kennelijk nog niet gebeurd. Wat de status is van de onderdelen 1 t/m 3 weet ik niet

In die zelfde brief kunnen we dan m.i. direct verzoek opnemen om de betreffende partijen te verzenden / doneren aan Brazilié.
Dan zijn er geen twee brieven nodig. Vooraf wel even met RIVM checken of de daarmee gemoeide verzendkosten worden gedekt
door de eerder geraamde vernietigingskosten. Zo ja, dan in de brief benoemen dat inmiddels is overeengekomen dat de partijen
niet worden vernietigd maar gedoneerd en dat de daarmee gemoeide verzendkosten worden geacht gedekt te zijn.

@check [ERFLY dit gaat over eerder door RIVM ingekochte/overgenomen IC medicatie die nu obsoleet is en die we aan Brazilié
willen doneren. Is deze handelswijze ok en ook akkoord om nu apart op onderdeel 4 te reageren?

Groet

Van: ) m@minvws.nb

Verzonden: vrijdag 9 april 2021 11:41
Aan: S1.2e ) minvws.nl>

cc: IR %@x T EEEE o minvws.ni>

Onderwerp: FW: Brazil-Netherlands cooperation. Urgent. COVID-19. Medication for ICU patients.

Zoals zojuist besproken, wat het RIVM nodig heeft is een goedkeuring van hun offerte om de middelen aan te kopen (want die is
nog niet formeel gegeven), en daarnaast een brief met de opdracht om de middelen te doneren. Zie hieronder in de mail van



1259762

5.1.2e
Ik stuur je in de bijlage de template voor een opdrachtbrief waarmee je de offerte kan goedkeuren, in de rode tekst onderaan de
template staat de parafeerroute voor in Marjolein uitgelegd.
Voor de opdrachtbrief voor de donatie kun je eenzelfde soort brief maken, met daarin de details van de opdracht. De brieven
moeten door de DGV worden ondertekend.

ik CCjou omdatdacht dat jij hier ook mee bezig was. Als dat niet zo is kun je deze mailwisseling negeren.

Vriendelijke groeten, AL

Directie Publieke Gezondheid
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

M 06
minvws.nl

Van: 5.1.2e < rivm.nl>
Verzonden: vrijdag 9 april 2021 10:21

) <EREE @minvws.nl>

- rivm-nl>:ﬂ rivm.ol>; [

minvws.nl>

@rivm.nl>; )
Onderwerp: FW: Brazil-Netherlands cooperation. Urgent. COVID-19. Medication for ICU patients.

Fijn dat je even wilt helpen om dit snel geregeld te krijgen.

Het gaat dus om het volgende: om IC middelen te donderen aan Brazilie hebben wij twee dingen nodig:

1. Goedkeuring op bijgevoegde aanbiedingsbrief. Ik geloof dathier ook mee bezig is?
2. Een ondertekende opdrachtbrief met daarin het verzoek van VWS om de IC middelen aan Brazilié te
doneren, met daarin een duidelijke opdracht (wie krijgt wat en hoe veel, VWS draagt kosten voor transport).

5.1.2e is 2° dus ook al bezig, ik heb haar ook in de cc gezet.
(@ 512¢ Q4 hebeven betrokken; zij kan vanuit haar rol even helpen. Wij hebben namelijk ook een
goedkeuring op de eerder verstuurde aanbiedingsbrief nodig voordat wij kunnen doneren. Voor de snelheid leek het
mij handig om beide in een keer te laten ondertekenen.

Groeten,
5.1.2e

5.1.2e

Centrum [nfectieziektebestrijding (CIb) | Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (DVP)
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Antonie v. Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven
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