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E. (EE IEEE inv.IEEE:OE
@minvws.nl]

To: A.

EEE]
From: ) ;

Sent: Tue 3/23/2021 1:11:10 PM

Subject: RE: memo lijn vergoeding/compensatie meerkosten intramurale ggz

Received: Tue 3/23/2021 1:11:10 PM

Helder dank! Stuur jij dit nog naar|ERER door EEE
on IEE

var: EXER, EE)EERE) REE iv. rt

Verzonden: dinsdag 23 maart 2021 13:56

Aan: . (EE < @minvws.nl>; ERE

@minvws.nl>; 5 12]
5 SEE iv >; IEEE BE. (KEEN

@minvws.nl>

Onderwerp: RE: memo lijn vergoeding/compensatie meerkosten intramurale ggz

Net gesproken met EES
Het heeft de voorkeur om de meerkosten vaccineren ggz-cliénten wél gewoon via de Beleidsregel SARS-CoV-2 virus extra kosten

Wiz 2021 te laten lopen (en niet dit apart te behandelen). Het verdelen achteraf hoeft geen probleem te zijn. Net zoals bij de

ouderenzorg en de gehandicaptenzorg zullen ook aanbieders van ggz-zorg hun extra kosten wegens corona moeten toerekenen

aan de Wiz respectievelijk de Zvw voor een rechtmatige verantwoording. Hiervoor is net een traject van de NZa over de

verantwoording van de extra kosten corona en de toerekening aan de verschillende zorgdomeinen afgesloten (tbv 2020).

ort,

mw.

EC
osJIEEEE| 070 |

BECEETE inves
| Ministerie van VWS | Directie Pati&nt en

Zorgordening | Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag | rijksoverheid.nl/vws | werkdagen:

Van: E 1512: JEENeminvws.nl>
Verzonden: dinsdag 23 maart 2021 13:38

8 RET 0 vi v.cv; ENE, ED OE (EE) EEN iv. HEREOE
@ minvws.nl>

Onderwerp: RE: memo lijn vergoeding/compensatie meerkosten intramurale ggz

Bedankt voor jullie opmerkingen. Ik heb er even een samenvattend verhaal van gemaakt en opgestuurd naar

IEEES:'s jullie nog aanvullingen hebben op de memo kan ik dit ook doorsturen, of jullie versturen het direct naar

Omdat het nogal last-minute is, heb ik in ieder geval al de opmerkingen gedeeld die we al hadden.

Groeten, FREY]

minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 23 maart 2021 13:19

5.1.20
A. @minvws.nl>

Onderwerp: RE: memo lijn vergoeding/compensatie meerkosten intramurale ggz

Is het nog een idee om die opdrachtverlening breed uit te zetten (zvw, wlz, mo) en het dan dus uit meerkostenregeling WLZ te

slopen (of iig toe te zien op dat eea niet dubbel wordt gedeclareerd)?

Verzonden: dinsdag 23 maart 2021 12:34

Aan: 12] EAE) < minvws.nl>;EEE(512 minvws.nl>; EEE, EE. EER
minvws.nl>

Onderwerp: RE: memo lijn vergoeding/compensatie meerkosten intramurale ggz

Ja, ik wilde dit nog graag even met [EER afstemmen.
Ik heb ook vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van de splitsing (hoewel ze daar natuurlijk waarschijnlijk wel vaker mee te maken

hebben).
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ET
osJIEEEEI o7o- IEEE | minvws.n! | Ministerie van VWS | Directie Pati&nt en

Zorgordening | Pamassusplein 5 | 2511 VX Den Haag | rijksoverheid.nl/vws | werkdagen:

van: [EDN OE. EEN)BEEc inves»
Verzonden: dinsdag 23 maart 2021 12:11

wo

SE GED EEN cv. AEE ED EENEE.RED ED OEDminvws.nl>

Onderwerp: RE: memo lijn vergoeding/compensatie meerkosten intramurale ggz

Ha,

Eens, en, aandachtspuntje: er gaat gewerkt worden met landelijke aannames/verdeelsleutels over Wiz/Zvw/Wmo-cliénten lees

ik.

Ik hoop dat dat niet in de uitvoering bij de individuele instellingen tot problemen gaat leiden in de rechtmatigheid straks bij de

controles/jaarrekeningen achteraf, hoe werkt dat voor hen door? ar zouden dan ook duidelijke afspraken vooraf gemaakt moeten

worden om achteraf niet in de knoei te komen bij de opdracht en de Wlz-verantwoording?

Vr.groet,

Van:BEE [5122 JEEMeminvwsni>
Verzonden: dinsdag 23 maart 2021 11:39

ne BRL
minvws.nl>; [EEE BR. ( 5.12e J minvws.nl>; [EE EE. EE

) minvws.nl>

Onderwerp: RE: memo lijn vergoeding/compensatie meerkosten intramurale ggz

Ja ik las het net! Wilde net een samenvatting sturen. (overigens bedoelde ik 08.30, niet 09.30).
Eens met jouw constatering. Maar volgens mij is het wel in lijn met andere sectoren. De huisartsen krijgen ook via een opdracht
betaald vanuit de begroting voor het vaccineren van patiénten en de ziekenhuizen gaan ook betaald worden via de opdracht. Met

wat er gaat komen is dit wel een goede lijn denk ik. Al is het verwarrend dat de wiz cliénten wel via de wiz vergoed gaan

worden.

orEXE
van: BEER,BE EEE - minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 23 maart 2021 11:32

ven

FREER O80EREERED ONE)ERE...»ENE EO REEDminvws.nl>

Onderwerp: RE: memo lijn vergoeding/compensatie meerkosten intramurale ggz

Ben er even snel doorheen gegaan. Op zich vind ik de lijn redelijk consequent:
- Vaccineren personeel wordt niet vergoed, is goed werkgeverschap
- Vaccineren patient wel, maar gaat voor zvw niet lukken via meerkostenregeling, dus wordt er een opdracht verstrekt,

waarmee dit via VWS begroting kan worden vergoed. Past volgens mij wel bij hoe we dit bij ziekenhuizen en huisartsen

ook hebben geregeld.
- De opzet wordt wel erg ingewikkeld: deels niet vergoeden, deels via meerkostenregeling (WLZ), deels via opdracht

(zvw). Of dat nu ideaal is?

Ben benieuwd naar jullie mening.

EEN
Van: E [5120 JEEM @minvws.ni>

Verzonden: dinsdag 23 maart 2021 10:46

wen FE
CE CR

ERI... NEE OE EEC SNES... BIEL WL) < ek @minvws.nl>

Onderwerp: FW: memo lijn vergoeding/compensatie meerkosten intramurale ggz

Hoi [JEEEZM ik kreeg dit binnen, ik zit vanaf 0930 in overleg dus heb er niet naar kunnen kijken.
De notitie is wel gericht al aan de DGCZ.

orERE
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