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To: 5.12e ADRNOS) IEEE @minfin.nl]
From: 51.2e 512e 1512 5128 5.1.2e

Sent: Mon 3/22/2021 10:30:18 AM

Subject: FW: Uitvraag posten

Received: Mon 3/22/2021 10:30:18 AM

overzicht verwachte uitgaven corona d.d. 3 april .eml

Van: BEARERS PIN EXER FIT Wl)

Verzonden: donderdag 18 maart 2021 22:22

Aan: {E&S) (ADR/VQS) @minfin.nl>

cc: 5.1.20 fis rze) @minvws.ni>;ERED, 5. BE BE (ERED)SESE@ minvws.ni>
Onderwerp: Uitvraag posten

Volgens mij hebben we inderdaad een paar nuances bij de onderstaande mail van de IRF, want ik zie dat zij niet alleen kijken
naar het moment van informeren maar ook nadrukkelijk meenemen of ze wel of niet hebben ingestemd voordat een

overeenkomst werd gesloten. Dit laatste heb ik in eerste instantie niet meegenomen in mijn reactie, omdat dit simpelweg niet in

de vraagstelling zat.

Er is wel degelijk voor het sluiten van het contract met de NVZA contact geweest met de IRF (zie mail die ik eerder heb

doorgestuurd d.d. 3 april). De IRF verwijst naar een latere mail zie ik, maar is eerder geinformeerd. Deze mail is voorafgaand
aan het sluiten van het contract verstuurd.

Voor Eurofins geldt inderdaad dat de informatie is gedeeld kort voor het afsluiten van het contract (maar alle informatie is wel

voor het afsluiten gedeeld).

Mediq/LCH klopt dat er bij de initiéle garantie Mediq/LCH geen schriftelijke informatie is gedeeld maar dit pas later is afgestemd
(en bij de verdere ophoging is dit wel vooraf afgestemd). Hetzelfde geldt voor testmaterialen, daar was al deels een verplichting
aangegaan maar er ook nog ruimte was voor meer contracten binnen de totale garantieEE
Udiagnostics is inderdaad eind augustus gesloten (de overeenkomst) en het toetsingskader 1-9 gedeeld met de IRF.

Vaccins, Synlab en de andere garanties sluiten de beelden wel met de IRF.

Hopelijk kunnen we zo de beelden beter op elkaar laten aansluiten!

Groet

van: EXER]. (EXER) (Aor/vos) JRERl@minfin.ni>
Verzonden: donderdag 18 maart 2021 11:26

orminus nt EXER) ES EE (EXE) EEN icv.
CC: EAE 1.

2e x @minvws.nl>

Onderwerp: FW: Uitvraag posten

vanSECES or \-=7)JEe mintin.ol>

bh
woensdag 17 maart 2021 19:16

is

zeee
Ee

ak (ED)BE BE (Aor/B&v)JEREZ@ minfin.ni>
Oa | FW: Uitvraag posten

woIEE
Hierbij de informatie van IRF mbt de regelingen bij VWS.
Het lijkt niet helemaal goed te zijn gegaan.
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Mocht ik nog wat kunnen betekenen, laat rustig weten.

Vriendelijke groet,

van:IEEEKE GER) (2/00) SNEREERivin o>
Verzonden: woensdag 17 maart 2021 19:11

Aan: Ansing-Ruisbroek, CRI (Corine) (ADR/FIN-E2) JJIERESI@minfin.nl>
cc: EXER, BR GED) BR ver/vws) EEERM@minfin.nl>
Onderwerp: FW: Uitvraag posten

Hierbij de informatie voor VWS.

Groet

van: EXE IE GEER) BR (rr/vws) JERERMl@ minfin.ni>
Verzonden: woensdag 17 maart 2021 19:02

Aan: IE FEED) (8z/8BE) 4 ®minfin.nl>; IB(BED)BE IB (IrF/vws)
@minfin.nl>; 5.1.2e SRL) (IRF) minfin.nl>

cc: ) (IRF/BBV) 4 @minfin.nl>

Onderwerp: RE: Uitvraag posten

Hieronder alvast de informatie voor de ADR-uitvraag.
Gr,

NVZA en U-diagnostics
+ VWS heeft ons niet vooraf benaderd voor deze garanties. Daarmee is ook geen sprake van een positieve reactie.

+ Ik neem aan dat geen bewijs/mailwisseling nodig is voor het ontbreken van tijdige melding / toestemming.

Eurofins:

¢ VWS heeft ons vrijdag 28 augustus benaderd met het verzoek binnen een uur akkoord te gaan. In onze optiek was dit

niet tijdig. Wij hebben met verwijzing naar de termijn en de beperkte beschikbare informatie aangegeven geen oordeel

te kunnen vormen.

+ Ik neem aan dat geen bewijs/mailwisseling nodig is voor het ontbreken van een tijdige melding / toestemming.

Desgewenst is wel de mailwisseling met het verzoek van vrijdag 28 augustus en onze reactie beschikbaar.

Medig/LCH en testmaterialen:

« VWS heeft ons niet benaderd voor de initiéle instelling van deze garanties. Daarmee is ook geen sprake van een

positieve reactie.

« Anders dan bij NVZA en U-diagnostics is bij deze garanties de nuance te maken dat na we wel voor een deel van de

garanties zijn betrokken na de initiéle instelling. De garantie LCH/Mediq is 7 april gemeld (als instrument) en 15 april
volledig (het toenmalige bedrag). Later in 2020 is het bedrag met instemming opgehoogd. We zijn begin september
geinformeerd over testmaterialen. Toen waren nog niet alle garanties verstrekt.

+ Bijgevoegd twee mailwisselingen:
o De mail waarmee wij 15 april zijn geinformeerd over het bedrag van de initiéle instelling van LCH/Medig;
o Mailwisseling van begin september over testmaterialen waaruit blijkt welk deel toen al was verplicht.

Synlab:
«Wij zijn tijdig geinformeerd en vooraf akkoord gegaan. (mailwisseling bijgevoegd)

De Hoogstraat en ziekenhuizen:

s+ Dit zijn bestaande regelingen die worden uitgefinancierd. Het risico loopt jaarlijks autonoom af. Ons inziens is geen

sprake van een aanpassing van risicoregelingen die met IRF moet worden afgestemd.

Vaccinontwikkeling
«+ Het gewenste bedrag is 11 juni gemeld en door VWS verwerkt in aanpassing van een ISB die 12 juni voorlag in MR. Onze

minister is in MR van 12 akkoord gegaan met de ISB waarin deze uitgave is opgenomen.
« Wij hebben dit destijds vanuit IRF overigens niet geinterpreteerd als een garantieregeling.
¢ De uitkomsten van MR zijn niet apart door ambtelijk FIN teruggekoppeld, omdat deze VWS ook bekend zijn.

Groeten,
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van SEES (08/22) SEEKER minin.n>
Verzonden: vrijdag 12 maart 2021 06:41

cc: |
EAE: (EER)BE 38 (~or/B2v)JERE@ minfin.n i>; ERED], BE

ih
5 (RES) (ADR/VOS) minfin.nl>; EES, [E ( )

(ADR/VOS) <EREAN@ minfin.nl>

Onderwerp: Uitvraag posten

Goedemorgen [ERA
Hieronder het lijstje met garantieregelingen .

Zou je ons willen laten weten wanneer deze zijn gemeld bij FIN (inclusief vastlegging van dat feit) met tevens de bevestiging dat

er geen verdere communicatie heeft plaatsgevonden waaruit blijkt dat FIN niet akkoord is gegaan?
Voor SZW en FIN graag vandaag, voor VWS in de loop van volgende week.

Er kunnen nog maximaal twee posten van BZ volgen, maar dat vraag ik eerst na (laat ik vandaag nog weten).

Dank vast voor de moeite,

Garantieoverzcht uitstaand risico (x 1000 Garantie- Totaal Garantie- Toteal plafond 2020 Verschil Vers:

euro) plafond plafond 2019 plafond Garantie- plafo
2019 2020 plafond 2020 -

2019

Garanties

FIN XB 4 Kredieten EU-betalingsbalanssteun 2.450.000

SZW Lening integratie en maatschappelijke
samenhang

ws 1 Garantie Synlab |

yy |

=

nN

~

~

[any

fm

NJ

wu

=]

~

[=]

co

[=]

—


