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To: IEEEEM @z orgverzekeringskantoor.nl]; IEXEEN, BRI (IEEESN) EEEE @ minvws.ni; EEESN, EEES. BB
(5.1.2¢ ) @minvws.nl

Cc: @zorgverzekeringskantoor.nl]; REAEECRE AR CRER N RS @minvws.nl]

From

: )
Sent: Mon 3/15/2021 11:36:06 AM
Subject: RE: DCHA contract en Verdeling voor en na 1 mei
Received: Mon 3/15/2021 11:36:06 AM

Maar is het ook rechtsmatig? En transparant?

Ik probeer het voor mezelf helder te krijgen maar ik vind het moeilijk. Ik weet hier te weinig vanaf om er iets van te vinden of iets voor te
stellen. |k heb het gevoel dat dit niet alleen voor mij geldt :) Maar weet ook niet goed bij wie het dan zou moeten liggen, alset 0ok
niet precies weet.

Performation

Dit is ontstaan vanuit eerdere contracten met de individuele ziekenhuizen, heeft VWS niets mee te maken gehad.

Onduidelijk is of de DCHA de opdrachtgever is geworden of dat het de individuele ziekenhuizen zijn, moeten we checken. In het laatste
geval kunnen we denk ik via FM betalen, denk ik namelijk. Als DCHA de opdrachtgever is, zal die de betaling moeten verrichten (met geld
vanuit de 4 landen met verdeling zoals afgesproken in beslisdocument).

OGN 5.1.2¢ |

Ook hier is DCHA eigenlijk de opdrachtgever, maar deze had nog geen officiéle status. Vandaar contract met ZVK en betaling via ZVK.
Hierbij is in beslisdocument afgesproken dat er geen verdeling is voor de landen, kosten worden uitsluitend ederland gedragen.
Als het goed is moet de codperatie vorige week officieel opgericht zijn. Lijkt me logisch om het contract metﬁldan op termijn over te
doen aan de DCHA, en ook de betalingen dan dus via de DCHA laten gaan verlopen. Misschien praktisch gezien hiermee te wachten tot
de GO datum van 15 mei?

Beslisdocument

Hierin staat de begroting van de kosten van de DCHA voor het eerste jaar, hierna is de DCHA zelfvoorzienend vanuit de
ziekenhuisbudgetten. WJZ is hier ook niet bij betrokken geweest, was dat nodig? Als we volgens afspraak geld willen overmaken naar zo
een instituut, wat is er dan nodig: contract, factuur, of is beslisdocument voldoende? |k vergelijk dit even met eerdere zaken, zoals bv
financiering Rode Kruis Curacao voor Salu pa tur. Hoe is dat gegaan, en kunnen we die route gebruiken?

Kortom, mijn expertise is het al helemaal niet....

Met vriendelijke groet,

Crisisteam Caribisch Nederland

Programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland

Ministerie van VVolksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5| Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

www.rijksoverheid.nl

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: ﬂ m@zorgverzekeringskantoor.nI>

Verzonden: vrijldag 12 maart 2021 13:39

@zorgverzekeringskantoor.nl>
Onderwerp: RE: DCHA contract en Verdeling voor en na 1 mei

Dat lijkt mij een elegante manier!

Vriendelijke groet; Saludo kordial, Best regards,

Senior beleidsadviseur
Crisisteam Covid-19

Programmadirectie Zorg en Jeuad Caribisch Nederland
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---—--Oorspronkelijk bericht-----

ven: IERECH, B, (EREEN) -MEKETEM@invwis ni>

Verzonden: vrijdag 12 maart 2021 08:30

Aan: BIED B h@zorgverzekeringskantoor.nl>;@minvws.nl>; 512e sizle 5.1.2e

minvws.nl>

ce: JIEEE @zorgverzekeringskantoor.nl>
Onderwerp: RE: DCHA contract en Verdeling voor en na 1 mei

Kunnen we dit oplossen via FM? FM is immers een van de partijen van DCHA en dit op handige manier weer verrekenen met FM?

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: M @zorgverzekeringskantoor. n| <G @ zorgverzekeringskantoor.nl>>

Datum: vrijdag 12 mrt. 2021 1:01 PM

@minvws.nl<BEGNGEEI G ninvws.nl>>, IS

@minvws.nl>>
@minvws.nl< @minvws.ni>>,

(@zorgverzekeringskantoor.nl (@zorgverzekeringskantoor.nl>>
Onderwerp: RE: DCHA contract en Verdeling voor en na 1 mei

Hi allen,

We hebben eerder met Performation gewerkt (2017 onderzoek tweedelijns zorg), hoe dat toen inhoudelijk is bevallen weet ik niet maar ik
heb wel de inkoop begeleid, vandaar denk ik dat ze mijn naam nog kennen. Toen was de opdrachtwaarde rond de 30.000 en volstond om
3 offertes op te vragen en de beste uit te kiezen, daar heb ik een keurig inkoopdossier van.

Bij een opdrachtwaarde tegen de 2 ton Euro gaat die vlieger niet op. Ze zijn ook al op 1 februari begonnen dus dit is lastig om elegant op
te lossen. Nu kom je toch qua procedure uit op een aanbesteding waarbij je ook in de regio partijen uit moet nodigen en dat is niet in een
maand opgelost.

Als er een manier te bedenken is om dit niet door het Rijk te laten betalen op wat voor manier ook dan heeft dat mijn sterke voorkeur,
tenzijwel regels heeft gevolgd min of meer en meer partjen heeft laten offreren maar dat lijkt me sterk.

Vriendelijke groet, Saludo kordial, Best regards,

Senior beleidsadviseur
Crisisteam Covid-19

Programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland

I @) SR inws >

Verzonden: vri 12 maart 2021 07:01

sie  5.1.2e | minvws.nl>: JEEEM @zorgverzekeringskantoor.nl>
i @minvws.nl>; (@zorgverzekeringskantoor.nl>
Onderwerp: RE: DCHA contract en Verdeling voor en na 1 mei

o INEXECEN,

Dit staat echt ver van mijn expertise eerlijk gezegd. |k weet niet hoe we een betaling moeten doen aan zo'n codperatie /
samenwerkingsverband. Heeft WJZ meegekeken in het beslisdocument / oprichtingsstukken oid? Ik zou hen in eerste instantie betrekken.
Zijn er afspraken gemaakt hoe DCHA verantwoording gaat afleggen en aan wie? En we stappen erin voor de lange termijn denk ik?

Ik zou denken dat we het doen vanuit onze rol als zorgverzekeraar, maar vanuit VWS perspectief is dit verschil denk ik niet zo belangrijk.
Het is een contract dat je sluit en een betaling die je doet vanuit VWS / het Rijk in Nederland. Los van hoe je ondertekent en of je vanuit
VWS of RCN betaalt. Om het toekomsthesteding te doen, zou ik het nu goed juridisch laten uitzoeken.

Met vriendelijke groet,

Programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland ...
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Parnassusplein 5 | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

W 512
E R @minvws. nl<BGEEEI @minvws.nl>

www.riiksoverheid.nl
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