1244183

To: @minvws.nl]
Cc: @minvws.nl]
From:

Sent: Thur 3/11/2021 5:25:47 PM
Subject: RE: DCHA contract en Verdeling voor en na 1 mei
Received: Thur 3/11/2021 5:25:52 PM

Ah okay, dan hoef ik sowieso niks te doen toch? Dan kan het door EEFrlafgehandeld worden?

Vriendelijke groet,ISaludo kordial, Best regards,

Senior beleidsadviseur
Crisisteam Covid-19

Programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland

) SEEER e minvws i

Verzonden: donderdag 11 maart 2021 13:03
SR @minvws.nl>

CC: ERel) Bk . @zorgverzekeringskantoor.nI>;<@zorgverzekeringskantoor.nI>;n

@minvws.nl>
Onderwerp: RE: DCHA contract en Verdeling voor en na 1 mei

Uit het beslisdocument:

Kosten

Kwartiermaker conform WNT (NL)

Consultancy

Secretariéle ondersteuning

Adviseurs en juridische kosten (lokaal etc.)
Reis-en verblijfkosten bestuur en kwartiermaker
Onvoorzien

Totaal:
*dit zijn maximaal gebudgetteerde bedragen. Er moeten nog nadere afspraken gemaakt worden naar aanleiding van het plan van aanpak en de
prioritering binnen de op te richten codperatie. Er is uitgegaan van de WNT als kader van de honorering, hoewel een kwartiermaker daar strikt
genomen niet onder valt. Indien er een aanstelling plaatsvindt vanuit de regio moet er gekeken worden of deze functionaris valt onder het
werkingsgebied van de nieuwe salaris normeringen en zo ja onder welke norm deze dan zou moeten vallen.

Verdeelsleutel kosten over de landen
Sint Maarten
Aruba

Curagao
Nederland
Nederland extra

Bijlage is de begroting van Performation. Interessant genoeg zie ik bij doorscannen de volgende tekst, waarvan ik
niet weet of hij ook met ons afgestemd is @mg

De DCHA bevindt zich nog in de oprichtingsfase met enige onzekerheden over de voortgang. Om wel te kunnen

starten stelt het Zorgverzekeringskantoor BES (ZVK) zich garant voor de betaling van de bovenstaande bedragen.

Mocht de DCHA om welke reden dan ook niet in staat zijn genoemde bedragen te betalen dan zal ZVK de

facturen van Performation betalen.

Met vriendelijke groet,

512 51.2e
Crisisteam Caribisch Nederland



1244183

(Sr) adviseur curatieve zorg Caribisch Nederland

Programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5 | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

e 512 |
E WMS-M
www.rijksoverheid.nl

Verzonden: donderdag 11 maart 2021 15:25
Onderwerp: RE: DCHA contract en Verdeling voor en na 1 mei

Om hoeveel geld gaat het?

Met vriendelijke groet,

Programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5 | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

T
E minvws.nl

www.rijksoverheid.nl

van: | EENIEEEEE EEE @ minvws.nl>

Verzonden: donderdag 11 maart 2021 15:01

Aan: D zorgverzekeringskantoor.nl>;
CC: el Bl ) JIERECIN @ minvws.nl>;

Onderwerp: RE: DCHA contract en Verdeling voor en na 1 mei

N5 12eff(512¢ |] minvws.nl>

@ zorgverzekeringskantoor.nl>

Hoi allen,

Dit gaat om de rekening van een consultancy (Performation) die iov de DCHA werkzaamheden uitvoert. Wij hebben
geen contract met Performation, dus ik zie niet in hoe wij rechtmatig kunnen betalen. En als we wel een contract
moeten gaan organiseren lopen we weer tegen aanbestedingsregels aan.

Voor zover ik weet zit de DCHA mogen bij de notaris om de codperatie daadwerkelijk op te richten, dan kan ook een
bankrekening etc volgen.

Mijn voorstel zou zijn om de bijdrage die VWS doet aan de DCHA (dus afgesproken landenbedrag en de bezoldiging
va over te maken naar die rekening in kwartaaltermijnen. Dan kan de DCHA de betalingen doen.

RS Wat is er voor nodig om deze bedragen (afgesproken in het Beslisdocument van de 4 landen) aan de DCHA
over te kunnen maken? Moet dit vanuit VWS of ZVK?

Met vriendelijke groet,

512 512e
Crisisteam Caribisch Nederland

(Sr) adviseur curatieve zorg Caribisch Nederland

Programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5 | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag
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T
E minvws.n|
www.rijksoverheid.nl

Van: @zorgverzekeringskantoor.nl>

Verzonden: donderdag 11 maart 2021 14:07

5.1.2e @zorgverzekeringskantoor.nl>
Onderwerp: FW: DCHA contract en Verdeling voor en na 1 mei

Zie mail en bijlage

Vriendelijke groet, Saludo kordial, Best regards,

5120
Senior beleidsadviseur
Crisisteam Covid-19

Programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland

Verzonden: vrijdag 5 maart 2021 14:05
CC: zorgverzekeringskantoor.nl>
Onderwerp: FW: DCHA contract en Verdeling voor en na 1 mei

i@performation.com
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