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Verzoek EAL Mstaat op de lijst. Zie bijgevoegd Excel bestand voor totaaloverzicht.

Ook heb ik twee velden toegevoegd om het eventueel te kunnen selecteren voor de BR.
y a =

| Cc |
D

1 i
E

1
F

Verzoeken om budgetbewaking (tijdelijk) uit te zetten in 2021

Datum FA Afstemming|Omschrijving |

Dorzaak Reactie FEZIBZ
verzoek [+] « |BT [+ Ad [v ~

25.03.2021 De programmadirectie Covid13 nafase komt in de betalingsproblemen. Zij jaarbudger overschrijding Akkoord

hebben budget nodig ten behoeve van verplichtingenifacturen die eraan

komen. De claims voor deze middelen staan inmiddels in de coronaplaat voor

de voorjaarsnota. Hier is nog overleg over gaande met FIN. Ik denk dat we voor

nu de budgetbew aking eraf moeten halen om knelpunten te voorkomen.
11

Met
SE

groet,

| Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |

Directie Financieel-Economische Zaken | Afdeling Budgettaire Zaken |

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag |

Postbus 20350

TESEERe inv i
Verzonden: donderdag 25 maart 2021 21:01 uur

@minvws.nl>

)<BEEXETo minvws.nt>; (E80. BE (GE) <BEXEZM@minvws.ni>
Onderwerp: RE: budget nodig NC19

Akkoord (dit is overigens wel de eerste waar ik risico zie voor dit jaar aangezieufigwellicht niet akkoord gaat) BRED

neem je dit ook mee in de lijst?

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

van: INECEENEIENCEY) HEXEN inv: >

Datum: donderdag 25 mrt. 2021 5:11 PM

Aan: JERFLIEEFIRERELE EIR PLY) <|

Kopie: L .

BES BREE (ERELY) < ed @minvws.nl>
Onderwerp: FW: budget nodig NC19

veEEE
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De programmadirectie Covid19 nafase komt in de betalingsproblemen. Zij hebben budget nodig ten behoeve van

verplichtingen/facturen die eraan komen. De claims voor deze middelen staan inmiddels in de coronaplaat voor de voorjaarsnota.

Hier is nog overleg over gaande met FIN. Ik denk dat we voor nu de budgetbewaking eraf moeten halen om knelpunten te

voorkomen.

Het gaat om NC19 — 2080 en dan 19601 tot 19066.

Is dat ok voor jou?

Verzonden: donderdag 25 maart 2021 16:59

san: IEEEEIEED) JEEM eminvws.n)>
Onderwerp: RE: budget nodig NC19

Wil jij het anders gewoon met advies naa JERE oo sturen. Je mag mij in de cc zetten.

512]
Van: 5.1.2e siz 5.1.2e ) SEE @minvws.ni>

Verzonden: donderdag 25 maart 2021 16:58

Onderwerp: RE: budget nodig NC19

Ha EARLE

Hmm..

Merk dat Financién erg streng is op p-claims. Ik voorzie dat deze ook in het voorjaar (1° supp) worden afgewezen en dat wij

aangewezen zijn op in de uitvoering bezien (dus Najaar). Ik zie eigenlijk geen andere weg dan voor nu dan de budgetbewaking
eraf te halen.

Zo maar doen.

Verzonden: donderdag 25 maart 2021 15:27

5.1.2e size 5.1.2e ) JEEMeminvws.ni>
Onderwerp: FW: budget nodig NC19

voIEEE

Hij gaat toch weer via jou:

De p-claims Corona waren door IRF afgekeurd en zijn nu in de 1° suppl. opgenomen. Zojuistmeg fgestemd -

op deze

specifieke claims is toelichting door de IRF gevraagd, onderhandeling loopt nog. Ook bij positieve besluitvorming zal vrijgeven

budget nog enige tijd op zich laten wachten.

Dus terug naar start van deze mailwisseling, budgettekort is nijpend.

Benodigd budget verplichting op korte termijn

19601 Personele attenties

19601 Personele kosten april

19602 Communicatieadviseur

19601 Personele kosten mei

19606 NSOB

Totaal



Wat is je advies?

gr
5.1.2e

Verzonden: donderdag 25 maart 2021 15:22

Aan: [5,E [ 5.1.22 ) FEB @ minvws.ni>;HEEEE
Onderwerp: RE: budget nodig NC19

De p-claims Corona waren door IRF afgekeurd en zijn nu in de 1° suppl. opgenomen. Zojuist met| Rfzestemd -

op deze

I ED) SEEN o>
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specifieke claims is toelichting door de IRF gevraagd, onderhandeling loopt nog. Ook bij positieve besluitvorming zal vrijgeven

budget nog enige tijd op zich laten wachten.

Dus terug naar start van deze mailwisseling, budgettekort is nijpend.

Groeten,

Van:oe)EBEBB @minvws.nl>
Verzonden: donderdag 25 maart 2021 13:17

sar:INKECINNAEE EE OE GED) SNKETNN cc: ENED. REED ERE.>

Onderwerp: RE: budget nodig NC19

Hallo,

Ik weet niet wat dat voor nummers zijn maar het kunnen in elk geval geen begrotingsmutaties zijn want daar zijn de nummers

te laag voor.

Voor de zekerheid nog even nagekeken deze numme[J JEEEIEEz zijn als budgetmutaties al lang vrij gegeven (betreft 012 en

02 en niet ISB).

Groeten,

Verzonden: donderdag 25 maart 2021 09:48

Aan: E BE)LEB @minvws.ni>

Onderwerp: FW: budget nodig NC19

Verzonden: donderdag 25 maart 2021 09:47

SE i 0 OE)SENvc
. (EARLE) < minvws.nl>

Onderwerp: RE: budget nodig NC19

Hoi [EXER
Dat zijn de mutaties:

5.1.1¢c
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orIEEE

van:IEEEIESEXNON OR GEE)EES- invvs.n.>
Verzonden: donderdag 25 maart 2021 09:40

Aan: ? < minvws.nl>

CC:
, i ) < minvws.nl>

Onderwerp: FW: budget nodig NC19

a 54522|
Kan je mij de mutatienummers geven voor de budget verzoeken, dan wordt het even nagekeken.

EE

Van:12: BE (EERLEER @minvws.ni>
Verzonden: donderdag 25 maart 2021 09:38

aan: IEEE IEXEDE OE 02 GR)BEE© inves o>
Onderwerp: RE: budget nodig NC19

Hol IEEE
Volgens mij zijn alle ISB-budgetten al vrij gegeven.

Als dat niet zo is wil ik graag de mutatie nummers weten want ik kan het begrotingsstuk niet zien in de lijst met vrij te geven

mutaties.

Verzonden: donderdag 25 maart 2021 09:06

5.1.2e ) JEEEM © minvws.nl>
 ( ) <EAR@ minvws.nl>

CC: ! EARLY) <BR @ minvws.nl>;

Onderwerp: FW: budget nodig NC19

Goedemorgen

Zou je kunnen aangeven wanneer de bedragen vanuit de ISB worden vrijgegeven?
Dit verzoek komt vanuit NC19.

512|
Van: 5.1.2e size 5.1.2e ) JE @minvws.ni>

Verzonden: donderdag 25 maart 2021 09:00

iF EREcC: : N°

Onderwerp: RE: budget nodig NC19

Ha,

Zie niet in waarom dit zou moeten. De ISB is al door de MR. Middelen zullen spoedig op hun begroting staan.

|

BE) Ele inven

g 24 maart 2021 14:29

e

van:I IE |
Verzonden: woensda

@minvws.nl>

@minvws.nl>
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Ho

Zou je het onderstaande kunnen oppakken?

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Financieel-Economische Zaken

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

Verzonden: woensdag 24 maart 2021 13:34

Onderwerp: FW: budget nodig NC19

HilEE
NC19 vraagt of de bewaking eraf kan vooruitlopend op de bedragen vanuit de ISB.

Kan jij hiernaar kijken en dit beoordelen?

Daarna mag het verzoek naaEEE oorgestuu rd worden voor een laatste beoordeling.

er

5.1.20 < minvws.nl>
Verzonden: woensdag 24 maart 2021 10:18

12](51.20) minvws.nl>
.

os

Onderwerp: FW: budget nodig NC19

Hallo EES

Je bentEEEbe! je morgenochtend even op om onderstaande af te stemmen.

Wellicht worden de bedragen vanuit de ISB, zoals geclaimd voor NC - 19 al op korte termijn vrijgegeven? Want in dat geval hoeft

er

niets te gebeuren.

Groeten,

Di , Bed: g en Personeel OBP

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Resident 15e Flex

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

van: BEEIEERIERE IEE@ minvws.ni>
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Verzonden:

a
23
id

2021 10:19

AEN

BE
c ins. ENE 1 OE (ED) EEE ins.

SEE @ minvws.nl>

ondersit RE: ml nodig NC19

HoIEEE

Een andere optie is het uitzetten van de controlecheck in 3F. Dat is mijn inziens praktischer dan budget lenen van OBP.

Groet,

| Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |

Parnassusplein 5] 2511 VX DEN HAAG

Postbus 20350 | 2500 EJ DEN HAAG |

(06) IEEE IBEX @minvws.nl |

wwezig op

9,
HET NIEUWE
DONORREGISTER

Het nieuwe Donorregister, vanaf1 juli 2020.

Kijk wat het voor jou betekent op donorregister.nl

Blijf zoveel

mogelijk thuis.

Van:BEEB [5.1.20 Eeminvws.nl>

Verzonden: dinsd 23 maart 2021 10:14

CT) minvws.nl>

momow nodig NC19

Zoals reeds eerder besproken ten behoeve van de claim. Was de verwachting dat wij op korte termijn budget nodig zouden hebben

ten behoeve van verplichtingen/facturen die we aan dienen te gaan/betaald dienen te worden.

Hierbij stuur ik je de stand:
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Benodigd budget verplichting op korte termijn

19601 Personele attenties

19601 Personele kosten april

19602 Communicatieadviseur

19601 Personele kosten mei

19606 NSOB
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Totaa|

Graag hoor ik van je of we vanuit FEZ zsm budget kunnen ontvangen vooruitlopend op de besluitvorming. Anders zal ik zoals reeds

eerder afgesproken OBP vragen budget te lenen. Ik neem Michelle alvast mee in de cc.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Volk:

Parnassusplein 5| 2511 VX DEN HAAG |

Postbus 20350 | 2500 EJ DEN HAAG |

(oc) IEEE erinvis. |

or |EEY =r wezig

Doe jij al mee aan de verkiezing Duurzame Zorgprofessional?

wiflion


