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To:
From:
Sent: Tue 3/2/2021 4:11:43 PM

Subject: FW: SVP AKKOORD: FW: andere invulling van overeenkomst met Philips
Received: Tue 3/2/2021 4:11:45 PM

Qvername Protocol-VWS-20210120.pdf

Qvername Philips VWS Januari.eml

Offerte Philips - VWS HFT consumables en SPO2 sensoren.pdf

Philips Beademingsapparatuur _Doorontwikkeling 20210112 (003).xlsx

is akkoord, jij ook?

Met vriendelijke groet,

@minvws.nl]

‘ SdIng . ()d‘irectie Geneesmiddelen en Medische Technologie |
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

5.1.2e

< M | www.rijksoverheid.nl |

Van:,- 5.1.2¢ )@minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 17:02
Aan: 5.1.5 < 5.1.2e @minvws.nl>
Onderwerp: RE: SVP AKKORD: FW: andere invulling van overeenkomst met Philips

5.1.2e

Jazeker.

Groet,

Van 5.1.2e 3 51.5 @minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 15:20

Aan: JERIFCH BE. ( ) @minvws.nl>
[ofe] 5.1.2¢ R4 ) @minvws.nl>;.)@minvws.nl>

Onderwerp: SVP AKKORD: FW: andere invulling van overeenkomst met Philips

ol KN
Kan JEEEZN tekenen?

Met vriendelijke groet,




1240901

2 __( 5.1.2e )] irectie Geneesmiddelen en Medische Technologie |

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |
5.1.2e

minvws.nl |

www.rijksoverheid.nl |

ver: IGENV [ (RN R e o1

Verzonden: vrijdag 26 februari 2021 15:05

| (EED) EEeminvws.ni>

@ minvws.nl>

Onderwerp: andere invulling van overeenkomst met Philips

Hoi

Er is nog een offerte (€ [JJEXEEIM excl. BTW) van Philips die open staat en dus nog voldaan moet worden.

We hebben het er al eerder over gehad omdat niet duidelijk is / was waar het overname protocol op van toepassing is.
Inmiddels heb jij ook met(PhiIips) gesproken en heeft hij een excel gestuurd (2% bijlage) waaruit blijkt hoe de opbouw van
de kosten is.

In eerste instantie was de afspraak dat er voor bijna €aan beademingsapparatuur zou worden ingekocht. Omdat in de
eerste maanden van de crisis de omstandigheden veranderden heeft VWS gevraagd om de invulling van de afgesproken
overeenkomst aan te passen.

De overeenkomst diehdestijds getekend heeft is dus anders ingevuld dan oorspronkelijk gedacht was dat nodig zou zijn
daarom moet er voor deze producten een overname Protocol getekend wordt.

De andere invulling van de overeenkomst wordt gedaan binnen het afgesproken budget van €

Op regel 21 in het excel staat het bedrag van € waar het hier over gaat: HFT Consumables & SPO2 sensoren.
Het sales order nummer [IEEEEIMko mt overeen met het nummer dat op het overname protocol staat.
Het te factureren bedrag € [JIESEEM (excl. BTW) komt overeen met de gestuurde offerte (4% bijlage).

= Is dit zo voldoende zodathet overname protocol kan tekenen en de factuur betaald kan worden?

Vriendelijke groeten,



