1236236

To: 512e 1512e 5120 5.1.2e
Cc:

: . 125'5.12a|sw23m 5.1.2e m 5.
From: k], e ek

, )
Sent: Tue 3/9/2021 12:31:34 PM
Subject: RE: Vragen AR
Received: Tue 3/9/2021 12:31:35 PM
RE: landelijk consortium.eml
RE: 1e suppletoire en corona.eml

FW: corona uitgaven opnemen in eerste suppletoire VWS (envoorjaarsnota).eml
EW: vraag m.b.t. Medig?.eml

Beschik jij over overzichten waarmee we Financién voor het eerst hebben geinformeerd over de financiéle gevolgen van corona,
waaronder ook de betalingen en garantie aan LCH? Op basis van graven in mijn mailbox heb ik het idee dat in ieder geval in het
FIO van 16 april 2020 is gesproken over zo'n overzicht. Ik heb het idee dat we snel daarna zijn gaan werken aan de
toetsingskaders voor de garanties aan LCH en NVZA, die in de MR zijn vastgesteld en in de eerste suppletoire begroting 2020
zijn opgenomen.

@minvws.nl
LR @minvws.nl]; , . (EXED) EEEEN @ minvws.ni]

Zie mailtjes:

RE: landelijk consortium: daaruit komt naar voren dat we rond 14 april zijn gaan werken aan een overzicht van financiéle
gevolgen van corona om bewindspersonen, Financién en TK te informeren.

RE: 1¢suppletoire en corona: daarin doe ik een voorstel voor de toelichting over de post LCH, waarbij ook de
garantieovereenkomst wordt genoemd.

FW: corona uitgaven opnemen in eerste suppletoire VWS (en voorjaarsnota): daarin is een overzicht te vinden dat met de BR is
gedeeld, met de vraag om suggestie voordat het overzicht op donderdag 16 april met Financién zou worden gedeeld.

Ik beschik niet over het overzicht dat uiteindelijk aan Financién is verstrekt.

Op basis van de mailwisseling FW: vraag m.b.t. Medig? lijkt het er overigens op dat er al in de week daarvoor een overzicht met

Financién is gedeeld. Het is de start van vragen vanen antwoorden van . Ook dat overzicht heb
ik echter niet.

Groeten van
Van: . () @ minvws.nl>

Verzonden: maandag 8 maart 2021 09:29
|5.1.2e ) EREER @ minvws.nl>

CC; ; ) < @minvws.nl>
Onderwerp: FW: Vragen AR

Zie de onderstaande e-mail va

Weet jij nog wanneer de garantstellingsregelingsovereenkomst met Medig voor het eerst met het ministerie van Financién is
afgestemd en heb je daar nog bewijsstukken van?

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Financieel-Economische Zaken
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag



1236236

ver: ISR | EEED) MR e ninvs.n>

Verzonden: vrijdag 5 maart 2021 18:25

@minvws.nl>;

o offs12]

(- minews.o>; ), I IR

minvws.nl>

Onderwerp: RE: Vragen AR

Ik kan dit niet, de afspraken lagen er al toen ik begon en heb mij zeker in eerste instantie niet met de financiéle ruimte en
verplichtingen bezig gehouden.

Met vriendelijke groet,

Dienst Testen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Huis ter Heideweg 62|3705LZ | Zeist

Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

“+316- [ Y = minvws.nl

Verzonden: donderdag 4 maart 2021 13:03
I () SN i - I O EREDD

Aan: ,I. ) < minvws.nl>;
minvws.nl>; ,I. () minvws.nl>

Onderwerp: Vragen AR

Aangezien garantieregelingen onder voorafgaand toezicht vallen van de minister van Financién, geeft het beleidskader risicoregelingen

aan dat voornemens tot het opzetten van risicoregelingen en wijzigingen van bestaande risicoregelingen in een zeer vroeg stadium aan
het ministerie van Financién kenbaar moeten worden gemaakt.
- Kan VWS aantonen wanneer dit voornemen m.b.t. Medig schriftelijk (bijv. per mail) kenbaar is gemaakt aan Financién?

Kunnen jullie deze vraag beantwoorden?

Groet,



