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Alle transactie zijn onder de geldende Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Pfizer B.V. zoals gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Rotterdam onder nummer 34087728, welke ook van toepassing zijn op Upjohn Netherlands B.V.
Telefoonnr. (010) 4064200 - Faxnr. (010) 4064299 - Internet www.pfizer.nl
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Hierbij Pfizer!

Van: BIIEER. <IEEES @ minvws.nl>
Verzonden: maandag 15 februari 2021 16:29
Aan: Er— JEEER o minvws ni>

Onderwerp: RE: Verklaring van opdracht BioNTech/Pfizer - Initial Contract + opties

Akkoord

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: NG <EEES 0 minvws.nl>
Datum: donderdag 11 feb. 2021 5:11 PM
Aan: EEENFTEEN. <BEEXETEN) minvws.nl>

Onderwerp: Verklaring van opdracht BioNTech/Pfizer - Initial Contract + opties

Hierbij de aangepaste verklaring tot opdracht voor het contract BioNTech/Pfizer. Als jij hier
akkoord op geeft dan heeft PDC19 als het goed is voldoende gegevens voor alle facturen
gekoppeld aan dit contract.

Groet,

"Hierbij bevestig ik de opdracht tot levering van vaccins door BioNTech/Pfizer conform het
geslot 5.1c 6.1.2b en dat betaling van facturen plaats kan vinden tot een
contractwaarde va 53t cl5HZh De opdracht kan niet openbaar worden gemaakt, bij deze sta
ik garant voor de financiéle afspraken die met BioNTech/Pfizer zijn gemaakt. Betaling van facturen
kan slechts plaatsvinden nadat een positieve prestatieverklaring per factuur is geleverd door het
RIVM.”



Van:
Yerzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlage(n):

5.1.2¢ pminszw.nl < 5.1.2e pminszw.nl>

Wednesday, February 24, 2021 8:06:06 AM
IR inszv.l" <RI minszw.nl>

FW: Aub opnemen factuur in de werkstroom 99999
9715552210.PDF; Hierbij Pfizer akkoord.pdf

Van: IS ) < EEFED minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 23 februari 2021 12:28

Aan: T minszw.nl <[EEET® minszw.nl>
CC: INEEE. <EEETIC minszw.nl>

Onderwerp: Aub opnemen factuur in de werkstroom 99999

Hi collega’s,

Willen jullie aub de factuur van Pfizer opnemen in de werkstroom. Als er vragen zijn verneem ik ze

graag, dank alvast

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
& Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag E
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