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Pfizer bv
Postbus 37
2900 AA CAPELLE AAN DEN IJSSEL PAGINA: 1VAN 1
BTW Nummer  NLOD1493802B01 DOCUMENTTYPE: EACTUUR
KvK Nummer: 34087728 DOCUMENT # 9715552743
DOCUMENTDATUM: 03.03.2021
UW ORDER # ONS ORDER # 5078701103 PAKBON # 8093030932
3910143329-01 BESTELDATUM: 15.02.2021 LEVERDATUM: 03.03.2021
15.02.2021
KLANTNUMMER: 3000469071 .
Leshiie, 3000469071 ACCOUNT MANAGER LEVERINGSYOORWAARDEN:
AFLEVERADRES: 3000469489 DAP 0SS
FAKTUURADRES KLANT AFLEVERADRES KLANT
MIN. VWS FINANC. DIENSTCENTRUM MOVIANTO NEDERLAND BV
POSTBUS 16056 5.1.2e
2500 BB DEN HAAG KELTENWEG70
NEDERLAND 5342 LP 0SS
NEDERLAND
VAT: NL0O06756402B21
REGEL ArtikelINr OMSCHRIJVING BTW AANTAL STUKSPRIJS BEDRAG EUR
000011 F000052227 COMIRNATY 195x0.45ml GVL 0,00% 511c
PUU-F2-BNT EU -
Intern Nr: EP9605 VERVALDATUM: Batch: EP9805
30.06.2021
Subtotaal
Belastingen
Totaal

OIN :00000002003182447001 APA: Sante/2020/C3/043-S12.838335
“EU Covid Vaccine VAT relief*

Alle transactie zijn onder de geldende Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Pfizer B.V. zoals gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Rotterdam onder nummer 34087728, welke ook van toepassing zijn op Upjohn Netherlands B.V.
Telefoonnr. (010) 4064200 « Faxnr. (010) 4064299 - Internet www.pfizer.nl

' BETALINGSVOORWAARDEN:: Betaling binnen 30 dagen netto
TOTAAL TE BETALEN UITERLIJK 02.04.2021

VOOR INLICHTINGEN:

Pfizer bv
Rivium Westlaan 142

Nederland
Telefoonnr.  010-4064200
Faxnr. 010-4064299

2909 LD CAPELLE AAN DEN IJSSEL

VOOR BETALINGEN:

Bank:
Rekening:
Sort Code
BIC:
IBAN:

Klantnaam Min. VWS Financ. Dienstcentrum

6.1.2h

BETALING DOOR:

Document #: 9715552743

Documentdatum:
03.03.2021
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van: | EER Gy inszv. il

Verzonden: Thursday, March 4, 2021 8:01:01 AM
Aan: | minszw.nl" minszw,nl>
Onderwerp: FW: Pfizer by ssue date 3/3/2021 KI. 99999

Bijlage(n): IMAGE-17125 14973-916108681-NL NL10 2500BB 3000469071 971
5552743 pdf

Goedemorgen collega,

Graag de bijgevoegde factuur in behandeling nemen.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

5.1.2e

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 90801 | 2509 LV | Den Haag

Het financieel dienstencentrum (FDC) is het interdepartementale samenwerkingsverband onder
verantwoordelijkheid van SZW.

Het FDC voert de financiéle administratie en het beheer van het financiéfe SAP-systeem uit voor de
ministeries van BZK, Financién, OCW, SZW en VWS.

Van: IEEI @email.basware.com <[EEEZ @ cmail.basware.com>
Namens [EEEZlP basware.com

Verzonden: woensdag 3 maart 2021 23:01
Aan RN B minszw.nl>

Onderwerp: Pfizer bv Issue date 3/3/2021
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Invoice from Pfizer bv

Pfizer bv sent you an invoice on 3/3/2021

Recipient Min. VWS Financ. Dienstcentrum
Invoice number
Due Date 4/2/2021

Click the button below to view the invoice online, or open the attached PDF.

OPEN INVOICE

Powered by Basware

This service is brought to you by Basware, the e-invoice service provider of Pfizer bv. To edit the

list of recipients of these email messages, please login to Basware Portal

Dansk Deutsch English (AU) English (CA} English (GB) English (NZ}) English (US)
Espaiiol Francais Francais (BE) Francais (CA) ltaliano Magyar Nederlands Nederlands
(BE) Norsk (Bokmal) Polski Portuqués Suomi Svenska Cedtina EMnvikg 4uih

This message was delivered to you by Basware

If you need assistance with Basware products, please contact Basware Support

x
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Van: _Dienstpostbus FA PDC19 < NNEEF I ) minvws.nl>
Verzonden: Tuesday, March 16, 2021 1:39:18 PM

Aan: TR mins7w.l" <IN mins7v.nl>
Onderwerp: Pfizer bv

Bijlage(n): 9715552743 PDF

Beste collega,

Factuur in bijlage graag boeken op vp: 16-4068-25744.
Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Programmadirectie COVID19|Team A

Parnassusplein 52511 VX | Den Haag |[EEEN

----- Qorspronkelijk bericht-----
Van: I ) - i s 0>

Verzonden: maandag 15 maart 2021 09:06
Aan: Dienstpostbus FA PDC19 < IIEIEIEEEI: ninvws.nl>

CC: FDC minszw.nl <E§ominszw.nl>; SEN. <RSI minszw.nl>
Onderwerp: FW: 9715552743 FW: VWS 99999 CODERING ONTBREEKT

Goedemorgen,

Zouden jullie ervoor kunnen zorgen dat er ook een codering op de factuur wordt geplaatst door
de leverancier? En kunnen jullie aan het FDC de codering doorgeven?

Pfizer geeft zelf het volgende aan:

Kunt u misschien contact opnemen met hierover van het RIVM ?

@FDC, als het kan deze factuur graag naar PD COVID of mij doorsturen. Het gaat om te veel
geld en noodzaak dat deze factuur niet mag kwijtraken.

«[E

----- Oorspronkelijk bericht-----
Van: FDC minszw.nl
Verzonden: maandag 15 maart 2021 08:15

Aan: I ) <SR invws.nl>
Onderwerp: FW: 9715552743 FW: VWS 99999 CODERING ONTBREEKT

Goedemorge

Wij krijgen regelmatig facturen van Pfizer zonder codering, zo ook de bijgevoegde factuur.
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Nu heb ik deze retour gestuurd naar Pfizer en krijg onderstaande reactie.
Is de codering bij jullie bekend of moet ik Pfizer zelf contact laten opnemen met de RIVM?

Met vriendelijke groet,

Servicedesk FDC

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie DSU / Financieel Dienstencentrum
Locatie Hoftoren / 26e etage Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag

Postadres: Postbus 90801 | 2509 LV |Den Haag ................... S

Teletoon: +31 (0)70 3334285

Werktijde 5.1.2e

Het financieel dienstencentrum (FDC) is het interdepartementale samenwerkingsverband onder
verantwoordelijkheid van SZW.

Het FDC voert de financiéle administratie en het beheer van het financiéle SAP-systeem uit voor
de ministeries van BZK, Financién, OCW, SZW en VWS,

----- Qorspronkelijk bericht-----
Van: NL, Customer Service <} pfizer.com>

Verzonden: vrijdag 12 maart 2021 15:37

Aan: FDC minszw.nl <EF)minszw.nl>; NL, Customer Service
<CustomerService.nl@pfizer.com>

Onderwerp: RE: 9715552743 FW: VWS 99999 CODERING ONTBREEKT

Beste Mv

We hebben een tijdje geleden al dezelfde opemerkingen gehad door

Kunt u misschien contact opnemen met hierover van het RIVM ?
Alvast bedankt

Met vriendelijke groet / Kind regards

5.1.2¢

GSC The Netherlands

T: +31(0) 10 406 45 02
Gsm: +31 5128
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Pfizer bv statutair gevestigd te Rotterdam, (adres: Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan
den lIssel, handelsregisternummer 34087728) De inhoud van dit bericht en van eventuele
bijlagen is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n), klik hier voor de volledige Pfizer
disclaimer.

Pfizer bv statutory seat in Rotterdam, (address: Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den
Lssel, trade register number 34087728) The content of this e-mail and of its possible attachments
is intended for the named addressee(s) only, click here for the full Pfizer disclaimer.

Nota bene; BIJWERKINGEN kunnen gemeld worden aan afdeling Drug Safety via 010-
4064290 / IEEEZ @Pfizer. com Please Note: ADVERSE EVENTS should be
reported at the Drug Safety dept.: +31 10-4064290 / | IEEEZ @Pfizer.com

From: FDC minszw.nl <EEgominszw.nl>

Sent: donderdag 11 maart 2021 11:44

To: NL, Telefoniste | @Pfizer.com>; NL, Customer Service
<CustomerService.nl@pfizer.com>

Subject: [EXTERNAL] 9715552743 FW: VWS 99999 CODERING ONTBREEKT

Geachte relatie,

Hierbij ontvangt u uw factuur retour, omdat een referentienummer ontbreekt. Omdat wij uw
factuur graag op tijd willen betalen, vragen we u vriendelijk een nieuwe factuur in te dienen met
de ontbrekende informatie. Een referentienummer vindt u in de opdracht die u van het ministerie
(of een dienstonderdeel daarvan) heeft ontvangen. Heeft u geen referentienummer ontvangen?
Vraag deze dan alsnog op bij uw opdrachtgever. Stuur s.v.p. géén creditfactuur voor de factuur
die u met dit bericht retour heeft ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Servicedesk FDC

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie DSU / Financieel Dienstencentrum
Locatie Hoftoren / 26e etage Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag

Postadres: Postbus 90801 | 2509 LV |Den Haag .............ccocoooeveno.

Teletoon: +31 (0)70 3334285
Werktijden

Het financieel dienstencentrum (FDC) is het interdepartementale samenwerkingsverband onder
verantwoordelijkheid van SZW.

Het FDC voert de financiéle administratie en het beheer van het tinanciéle SAP-systeem uit voor
de ministeries van BZK, Financién, OCW, SZW en VWS,



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete
the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.
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