1229425

To: i @diensttesten.nlff@diensttesten.nl
Cc: ) @minvws.nl]

From:
Sent: Mon 3/8/2021 2:35:36 P
Subject: RE: Nieuwe funding van
Received: Mon 3/8/2021 2:35:36 PM

Ik ben akkoord met het verzoek.
S

Verzonden met BlackBerry Work
(www .blackberry .com)

Van: @,diensttesten.nl <m(wdiensttesreu,nl>

Datum: maandag 08 mrt. 2021 3:00 PM
Aan:
Kopie: ) @minvws nl>

Onderwerp: FW: Nieuwe finding van

Ben je akkoord met een voorschot betaling vanan Medig?
Zie e-mail van a.u.b.

Groetjes,

*Dienst Testen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Huis ter Heideweg 62 | 3705 LZ Zeist
Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ Den Haag

MINVWS.N
http://www.rijksoverheid.nl

var: ) SR i >

Verzonden: maandag 8 maart 2021 12:39
Aan: @diensttesten.nl

Onderwerp: FW: Nieuwe funding van

Van: Ichulpmiddelen.nl>

Verzonden: maandag 8 maart 2021 12:07

Aan: 5.1.2e AL ) minvws.nl>
CC: 5.1.2e . s.nl>; @Ichulpmiddelen.nl>

Zie onderstaande banksaldo verloop:




1229425

Banksaldo do 4/3
Geplande uitgaven di 9/
Verwacht saldo di 9/3

Debiteurenontvangsten van een enkele dagen buiten beschouwing gelaten.

We komen hiermee dus aanstaande dinsdag al ruim onder de grens va Kunnen jullie een aanvraag in gang
zetten voor 5iilc

Alvast dank!

Met Vriendelijke Groet,




