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From:;

Sent: Fri 3/26/2021 10:33:51 AM

Subject: RE: overeenkomst FFP2-maskers
Received: Fri 3/26/2021 10:33:52 AM

Hoi ERERY,

M.b.t. de BTW, daar ben ik ook geen expert in, maar ik had begrepen dat er tijdelijke BTW-vrijstellingen zijn voor bepaalde
goederen ivm COVID-19:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/cannect/nl/coronavirus/content/geen-btw-op-mondkapjes-vanaf-25-mei

Deze vrijstelling loopt tot en met juni dit jaar. Ik weet niet of deze vrijstelling van toepassing is op de levering van mondkapjes
aan het LCH, maar zo niet dan kan (& de producten met BTW leveren. Het doel van de zin in 3.1 is volgens mij: als er geen
vrijstelling geldt, dan brengt leverancier BTW in rekening. Als jullie het zeker willen weten, dan zou ik advies vragen aan FEZ.

Groet,

I T . ) RN i i

Verzonden: donderdag 25 maart 2021 20:55

[o(e] 5.1.2¢ 13 ) @minvws.nl>; , E
@minvws.nl>; ) B

Onderwerp: RE: overeenkomst FFP2-maskers

- EED

Kun jij terugkomen op de vraag over BTW van m, dat gaat mij boven de fiscale pet©.

Groet, BB

ven: INEKEENL 1. (XD

Verzonden: donderdag 25 maart 2021 20:54

Onderwerp: RE: overeenkomst FFP2-maskers

Beste gRlAd,

Wij hebben het contract aangepast op het punt van CE-certificering. Er is nu opgenomen dat covid-use only maskers kunnen
worden geleverd tot het moment van CE-certificering (artikel 1.3). Een verbetering voor jullie denk ik en ook in lijn met onze
uitvraag. Hierbij het nieuwe contract en alle bijlagen. We ontvangen graag nog jullie contactgegevens voor in het contract (artikel
4.2).

Op jullie vraag over BTW zullen we nog terugkomen. Volgens mij zijn jullie overige vragen hiermee geadresseerd, maar laat me
weten als dat niet zo is. Hopelijk kunnen we snel tot tekenen overgaan.

Hartelijke groet,

51.2e
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Van: @@mesitran.com>

Verzonden: dinsdag 23 maart 2021 08:00

o JB 5120 [cHUNNRNNS] 5120 N MT s12e |

@minvws.nl>; Sion Biotext NL <info@sionbiotext.nl>

Onderwerp: Re: overeenkomst FFP2-maskers

Dag EEE,

bedankt voor de mail.

Na een eerste lezing vallen ons een aantal dingen op:

1. in ons telefoongesprek hebben we het gehad over een looptijd tot 31 december, dit contract
gaat ervan uit dat 1 oktober de volledige hoeveelheid binnen is. Is er een bijzondere reden voor
die datum?

2. het contract wordt afhankelijk gesteld van de snelheid van ons Notified Body, als wij nu 1
ding geleerd hebben, is dat we op hun agenda geen invloed hebben. Wellicht kan de formulering
als volgt zijn:

Indien Opdrachtnemer uiterlijk op 1 oktober 2021 van zijn Notified Body heeft vernomen geen
NEN-EN 149+A1 certificering voor de FFP2 maskers van een Notified Body te verkrijgen, vervalt
deze Overeenkomst van rechtswege zonder dat opzegging is vereist.

3. In art 3.1 wordt over BTW gesproken. Met het LCH (en de belastingdienst) hebben we juist
een hele discussie over de BTW gehad. De slotconclusie daarvan is dat wij aan het LCH leveren
en BTW heffen. Ik begrijp de formulering van de laatste zin ook niet: De BTW wordt alleen in
rekening gebracht indien en voor zover daarvoor geen vrijstelling is verleend. Moet er dan
expliciet geen vrijstelling verleend worden? m.a.w. het moet dus wel. Dit lijkt een contradictie te
zijn, want de wet dicteert dat er BTW geheven moet worden. Enfin, wat ons betreft mag de zin
weg, we leveren immers B2B en dan is BTW gewoon verrekenbaar met het LCH. We vervolgen
dan de weg die we reeds met LCH (en de belastingdienst) bewandelen.

Voor het overige zien we geen gekke dingen.

Aan onze zijde zal de operatie het aanspreekpunt zijn in de vorm van dhr BEY, 043 325
1773, info@sionbiotext.nl

Met vriendelijke groet, kindest regards,

512 5.12e :
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On Mon, 22 Mar 2021 at 17:45, | IEEESL. B. BB IBEM @ninvws.nl> wrote:

Beste ,

Het 1s niet meer gelukt elkaar vanmiddag te spreken om dit aan te kondigen. Hierbij de overeenkomst voor de inkoop
van FFP2-maskers. Wanneer jullie hiermee akkoord zijn kunnen we de PMs en de datum invullen en kan er getekend
worden! Ik hoor graag van je.

Groet,

Team Productie NL M m@minvws.nl
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