1282124

To:

Cc:

From: E

Sent:  Mon 3/22/2021 11:28:36 AM

Subject: RE:ww: 1100234613 4410003028
Received: Mon 3/22/2021 11:28:37 AM

DVP_Motivering directe aankoop luchtvracht transport tbv ingekochte spuiten en naalden SJJ Global.docx

Er zij twee zaken- een zijn spuiten en naalden ca.men daarnaast de luchtvrachtkosten en voor
luchtvrachtkosten is een stelpost van ruim [EAELER omdat we nog niet weten wat deze uiteindelijk zullen worden.

Voor de luchtvrachtkosten is een aparte Motivering.

Sent: maandag 22 maart 2021 11:06

To: IR I S v 51 B Sl e i i
Subject: RE: ww: 1100234613 +JERIE A4 10003028

Klopt het dat de winkelwagen een waarde heeft vann de motivering

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

INsite Inkoopuitvoeringscentrum (IUC)

Verzonden: maandag 22 maart 2021 11:00
Aan: rivm.nl>
Onderwerp: FW: ww: 1100234613 10003028

Hoi 5.1.2¢

Is deze ww akkoord?

Met vriendelijke groeten,

Inkoop Uitvoerings Centrum

site Inkoopuitvoeringscentrum (IUC)

Van: rivm.nl>

Verzonden: donderdag 18 maart 2021 17:15

@ rivm.nl>
@ rivm.nl>

Onderwerp: RE: ww: 1100234613 4410003028



1282124

Hierbij de documenten voor S]] - in de motivering staat dat kosten exclusief luchtvrachtkosten zijn, omdat deze
nog niet bekend zijn.

Met vriendelijke groet,

Sent: donderdag 18 maart 2021 14:52

To: Kl B G rivm.n[>;' SHlks o @rivm.nl>
@rivm.nl>; EEEE A @rivm.nl>

Subject: RE: ww: 1100234613 4410003028

Dag Bkl

Ook hier een winkelwagen ten behoeve van transportkosten SJJ. Is dit een aanbesteed contract? Ik ken hiervoor
geen motivering?

eb jij een overzicht van uitgaven en bijbehorende motiveringen?
Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Verzonden: donderdag 18 maart 2021 14:28
Aan: @rivm.nl>

fany5.1.2e] 5.1.2¢ & @rivm.nl>
Onderwerp: ww: 1100234613

Graag je akkoord.

4410003028

Contract 4410003028 is alleen voor Zero Residual syringes and needles (full...)

Met vriendelijke groeten,

Inkoop Uitvoerings Centrum

INsite Inkoopuitvoeringscentrum (IUC)

5.1.2e



