
Van:
5.1

Aan: 5.1.2e

Ce: 512 512eMk1.2e 512 |

Onderwerp: FW: Verklaring opdracht Moderna

Datum: maandag 1 maart 2021 14:26:11

Bijlagen: Moderna facturen.msq
Prioriteit: Hoog

Zou je mij daar ook een afschrift van kunnen toesturen? Deze heb ik nodig voor de

communicatie naar Moderna.

Van: BEEZ, [E. (BEECH)

Verzonden: maandag 1 maart 2021 14:25

Aan: IEE, E. (EEE) <BEEFTI minvws.nl>
CC: BENIEEEREEN) <JEEFEC minvws.nl>

Onderwerp: FW: Verklaring opdracht Moderna

vat |

Bijgaand het akkoord vaRERY voor de vooruitbetaling aan Mo
j

eft de facturen

waar we het vrijdag over hadden (hijgevoegd ook). Van in totaa eze kunnen

betaald worden zonder de prestatieverklaring van het RIVM, zie het akkoord vor
hieronder.

Zou je hier een spoedbetaling van kunnen maken, die vandaag nog betaald wordt? Alvast

bedankt

Groetjes,

Van: ESE, SE. <HESEC minvws.nl>
Verzonden: vrijdag 26 februari 2021 12:32

Aan: BEENIEESEENEEEN minvws.nl>

CC: SED, EF. (MEE) <IEEEDEC minvws.nl>
Onderwerp: RE: Verklaring opdracht Moderna

Akkoord.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

bd 512e 1512 512 ) EEE minvws.nl>
Datum: vrijdag 26 feb. 2021 11:27 AM

Aan: EEE, BE. <HEEREDENN: minvws.nl>
Kopie: NESEZN, [E. (BEXEZM) <b.amouch@minvws.nl>
Onderwerp: Verklaring opdracht Moderna

1267903



1267903

Graag weer jouw akkoord voor verklaring voor de opdracht van levering van vaccins door

Moderna. Deze wordt dan gebruikt om samen met de prestatieverklaring de facturen op te

boeken.

Dank!

“"Hierbij bevestig ik de opdracht tot levering van vaccins door Moderna conform het gesloten
‘Initial Contract’ + opties, en dat betaling van facturen plaats kan vinden tot een

contractwaarde von JESSE 0 opdracht kan niet openbaar worden gemaakt, bij deze
sta ik garant voor de ken die met Moderna zijn gemaakt. Betaling van facturen

kan slechts plaatsvinden nadat een positieve prestatieverklaring per factuur is geleverd door het

RIVM. Wanneer het gaat over optionele dosis is een vooruitbetaling van in totaal 60%

toegestaan. Voor de overige 40% dient wel een prestatieverklaring aanwezig te zijn. Deze

laatste factuur dient vervolgens aangesloten te worden met de eerdere vooruitbetaling.
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