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To: 7T 3 )i 512e [oNn nl]

From:
Sent:

Subject: RE: Status facturen Pfizer B.V. vm
Received: Wed 3/31/2021 10:45:

Groet

Van: i (R I erinvws.nb>

Verzonden: woensdag 31 maart 2021 11:56

Aan: , . {) @minvws.nl>

Onderwerp: FW: Status facturen Pfizer B.V. vp

Ho

Zommt wordt het door de FA's opgepakt. Er is contact met Phizer, er is dus niets aan de hand.

Ik heb de FA’s gevraagd jullie 1x per 2 weken een update te sturen.

Direct contact met de FA's zorgt ervoor dat de facturen het snelst worden opgepakt en afgehandeld en dat facturen niet gaan
zwerven.

FA’s hebben vanochtend een update aan m'neegegeven.

Verzonden: dinsdag 30 maart 2021 14:44

aan: [EXEEN §. (EEEN) SEXEXM @ minvws.ni>

Onderwerp: RE: Status facturen Pfizer B.V. vp |JIEEEZIIN

Zie onderstaand email ter info.
De facturen in de pijplijn worden deze week betaalbaar gesteld en de overige facturen die we niet eerder hebben ontvangen zijn
door FDC opgeboekt op de verplichting.

Met vriendelijke groet,

&A ]
.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Programmadirectie COVID19|Team A

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | O
van: [ESECEN EXED) -HEEEDN o o e com>

Verzonden: dinsdag 30 maart 2021 13:52

aan: [EEE B (IEEEND EEERM o minvws.ni>

Onderwerp: RE: Status facturen Pfizer B.V. v

Bedankt voor je bericht en het goede overzicht!

Het is prettig om te weten dat er betalingen in de pijplijn zitten. Kun je ook aangeven of deze betalingen op tijd overgemaakt zullen
zijn op de Pfizer accounts (uiterlijk op 01/04/2021)? Het is belangrijk voor ons om hier duidelijkheid over te hebben. Tenslotte zijn
diverse betalingen al over de overeengekomen 30 dagen betalingstermijn.
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Wat betreft de referentie cod e[ IEEEZIM Deze is pas recentelijk bij ons bekend gemaakt en zijn we het ook direct gaan
toepassen. Echter was dit nog niet het geval ten tijde van deze twee ontbrekende facturen. Het is ook niet mogelijk om deze alsnog
te voorzien van het betreffende referentie nummer. Is het niet mogelijk om deze enige twee facturen (in bijlage) alsnog handmatig
te verwerken? Tenslotte zijn andere facturen ook zonder deze code toch juist verwerkt. Daarnaast kunnen wij het ‘Tradeinterop’
systeem niet gebruiken als de juiste referentie code niet gebruikt is. Als we nog een keer een uitzondering kunnen maken zou dat
enorm helpen.

Ik zal onze financiéle collega’s informeren over de contactdetails voor het geval er nog vragen zijn in de toekomst, bedankt.

Met vriendelijke groeten,

@ Pﬁzer Breakthroughs that change patients’ lives

De inhoud van dit bericht en van eventuele bijlagen is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Het bericht bevat informatie die confidentieel van aard en/of
geprivilegieerd kan zijn. Wanneer u noch de bevoegde ontvanger, noch bevoegd bent namens deze te ontvangen, is het u niet toegestaan dit bericht te kopiéren, te
gebruiken of te openbaren aan andere personen. Indien u dit bericht abusievelijk hebt ontvangen verzoeken wij u vriendelijk dit per omgaande aan de afzender te
laten weten en vervolgens het bericht te vernietigen.

Pfizer bv, statutair gevestigd te Rotterdam (adres: Rivium Westlaan 142, 2309 LD Capelle aan den |Jssel, handelsregisternummer 34087728).

The content of this e-mail and of its possible attachments is intended for the named addressee(s) only. It contains information which may be confidential and which
may also be privileged. Unless you are the named addressee or authorised to receive for the addressee you may not copy or use it, or disclose the e-mail or its
content to anyone else. If you receive this e-mail in error please notify the originator inmediately and then destroy it.

Sent: dinsdag 30 maart 2021 12:07

To: IEEN BE

fizer.com>

Subject: [EXTERNAL] Status facturen Pfizer B.V. vp [IIEEEZII

In de bijlage de facturen gesplitst in 3 delen, namelijk:
1. De openstaande facturen in de pijplijn
2. De betaalde facturen
3. Jou lijst met facturen waarvan bij ons in het systeem 2 ( 9715552318 en 9715552543) ontbreken.

Verzoek aan jou om de 2 ontbrekende facturen alsnog in te zenden via e-facturatie met referentie
Kun je de overige facturen controleren en aangeven als bij ons in de administratie nog een factuur ontbreekt?
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FDC is in de uitvoering verantwoordelijk voor de financiéle administratie van VWS. FA medewerkers van PDC19 zorgen ervoor dat
het betaalproces nauwkeurig en goed verloopt.

In het vervolg kun je mij raadplegen indien de betaling niet is voldaan of andere opmerkingen via
m , de postbus wordt continu bewaakt.

Ik hoop je hierover genoeg geinformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

&- 5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Programmadirectie COVID19|Team A

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | 06




