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T [ SRR orin s

From: !

Sent: Wed 3/10/2021 7:05:21

Subject: FW: Spoedbetaling Medi

Received: Wed 3/10/2021 7:05:22 AM

Getekend spoedbetaling 9-3. pdf

RE: Nieuwe funding van 50min Euro .eml

20200722 Tweede Addendum Garantieovereenkomst 22072020.pdf
Checklist spoedbetaling Medig 1003 .xlsx

3l 5.1.2e

Graag jouw akkoord voor deze spoedbetaling aan Medig.
[efld  5.1.2e

van: INEICEECHIN. JEXECN @ inszw.nl>

Verzonden: woensdag 10 maart 2021 07:00
Aan:

@minSZW.nl>; SR @ minszw.nl>;
5.1.2e E SR @ minszw. nl>;
5.1.2e SRV @ minszw.nl>; Lubis -
5.1.2e

5.1.2e ) <BEREEEE @ minvws.nl>

Onderwerp: Spoedbetaling Mediq
Urgentie: Hoog

Goedemorgen,

Zouden jullie bijgaande spoedbetaling aan Mediq a.u.b. willen uitvoeren?
5.1.2e ou jij deze willen oppakken?
51.2e Zou één van jullie voor akkoord willen zorgen?

Dank allemaal weer!

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directie DSU / Financieel Dienstencentrum
Locatie Hoftoren / 26° etage
Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 90801 | 2509 LV | Den Haag

Het Financieel Dienstencentrum (FDC) is het interdepartementale samenwerkingsverband onder
verantwoordelijkheid van SZW.

Het FDC voert de financiéle administratie en het beheer van het financiéle SAP-systeem uit voor de ministeries van
BZK, Financién, OCW, SZW en VWS.

Van: E@diensttesten.nl <E@diensttesten.nl>

Verzonden: dinsdag 9 maart 2021 19:09

Aan: @minszw.nl>; BN e insw.nl>

CC: @ minvws.nl>

Onderwerp: Spoedbetaling Mediq




1229423

Hierbij stuur ik een verzoek spoedbetaling voor Mediq inzake de testmaterialen.
Omdat minder goed bereikbaar is, heeft de SG getekend.

Dank je wel!

Verzonden: dinsdag 9 maart 2021 17:36
5.1.2e

5.1.2e

Onderwerp: RE: Nieuwe funding van

Hierbij het formulier ondertekend retour. De SG heeft getekend.

minvws.nl>; 5.1.21 5.1.2¢
minvws.nl>;

Groeten,

5.1.2e

Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag
minvws.nl

Verzonden: dinsdag 9 maart 2021 17:08

Aan: ) < minvws.nl>
Onderwerp: FW: Nieuwe funding va

Kun jij vragen of de sg of tekenen NU NOG en terugscannen naar het onderstaande mailadres?

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: @diensttesten.nl i@djensﬁesren.nb
Datum: dinsdag 09 mrt. 2021 3:01 PM
Aan:

Kopie:
Onderwerp: RE: Nieuwe funding van

Hi

Hierbij stuur ik een formulier spoedbetaling ter ondertekening.

Wil je deze aub ondertekenen en naar mij mailen?
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Dank je wel!

van: IEENE BEXED o minvws.nl>

Verzonden: maandag 8 maart 2021 15:36
Aan: diensttesten.nl

Onderwerp: RE: Nieuwe funding va

Ik ben akkoord met het verzoek.
&Y 512

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: @diensttesteunl <ﬂ@dienst‘tes‘ren.nl>
Datum: maandag 08 mrt. 2021 3:00 PM
Aan:

Kopie: o ninvws.nl>

Onderwerp: FW: Nieuwe funding va
aan Mediq?

Ben je akkoord met een voorschot betaling van
Zie e-mail van a.u.b.

Groetjes

5.1.2e

Dienst Testen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Huis ter Heideweg 62 | 3705 LZ Zeist
Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ Den Haag

E minvws.nl
http://www.rijksoverheid.nl

Verzonden: maandag 8 maart 2021 12:39

Aan: *ﬂ@diensttesten.nl

Onderwerp: FW: Nieuwe funding va

Van:m@Ichulgmiddelen.nb

Verzonden: maandag 8 maart 2021 12:07

Aan: 5.1.2e ) minvws.nl>;
CC: 5.1.2e ) minvws.nl>;

5.1.2¢ |] minvws.nl>
@Ichulpmiddelen.nl>
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Onderwerp: Nieuwe funding va
Ho

Zie onderstaande banksaldo verloop:

Banksaldo do 4/3
Geplande uitgaven di 9/
Verwacht saldo di 9/3

Debiteurenontvangsten van een enkele dagen buiten beschouwing gelaten.

We komen hiermee dus aanstaande dinsdag al ruim onder de grens van Kunnen jullie een aanvraagin gang
zetten voor 5.1.1¢c

Alvast dank!

Met Vriendelijke Groet,




