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Spoedbetaling Popal 3.pdf

RE: Laatste betaling Popal.eml

Checklist spoedbetaling Popal fietsen 2 1504 xlsx

Goedemorgen

Graag jouw akkoord voor deze 2° spoedbetaling.

Alvast mijn dank.

2%

van:[IIEEECHIN.BEETor inszw.ni>
Verzonden: woensdag 15 april 2020 08:46

Hallo allemaal,

Hierbij het tweede verzoek tot spoedbetaling aan Popal fietsen.

EA: Zou jij deze willen boeken?

Graag weer een akkoord

Zakenpartnep:
Verplichting |

Exclusief BTW

Dank jullie wel weer!

Met vriendelijke groet,

Keyuser (Team 1 departementen BZK/VWS)

Directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering (DSU)
Financieel Diensten Centrum (FDC)/cluster betalen

Adres: Postbus 90801 | 2509 LV | Den Haag

Bezoekadres: Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 | 2595 AN | Den Haag

Emailadres:EEE a inszve. ni

Internet: http//www.rijksoverheid.n/

Het FDC is het interdepartementale samenwerkingsverband onder verantwoaordelijkheid van SZW/DSU. Het FDC voert de financiéle administratie

uit voor de departementen SZW, VWS, Financién, OCW en BZK.



Verzonden: woensdag 15 april 2020 08:31

@minvws.nl>

CC: 5.1.2e @minszw.nl minszw.nl>

Onderwerp: FW: Factuur kenmerk:[IEEE Popa!

Goedemorgen,

Zouden jullie deze spoedbetaling willen uitvoeren?

Akkoord voor PV is bijgevoegd.

Met vriendelijke groet,

213027

EEE | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |

Directie Financieel-Economische Zaken | Afdeling Budgettaire Zaken |

Parnassusplein5 | 2511 VX | Den Haag |

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

Kamer: EEE Telefoon: | EE 5.1.2e = IEEE Gin vs. |

van:[EE
Verzonden: dinsdag 14 april 2020 17:47

Aan: 'Daniél Popal'BE @popai.ni>
Onderwerp: RE: Factuur kenmerk EEN o--| IEEE

Beste heer Popal,

lk kan u hierbij bevestigen dat wij morgen over zullen gaan tot betaling van de twee facturen.

Van: Daniél PopalEE @popal.ni>
Verzonden: dinsdag 14 april 2020 10:10

aan:[EENBETo invvs i>
Onderwerp: Re: Factuur kenmerk: £1.5 popal [ESE
Geachte mevrouw [IEE

In de bijlage treft u de derde, en laatste factuur van opdracht met

verplichtingennummer: [NCCI
Wederom alvast bedankt voor het snelle handelen.

Hartelijke groet,
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XIX XX

Op vr 10 apr. 2020 om 14:59 schree | NCRFNN) <IERETI iininvws.l>:
Geachte heer Popal,

Dank voor uw factuur. Na inname van de goederen zal er steeds een kwaliteitscontrole plaats vinden of wordt voldaan aan de

daarvoor gestelde eisen die horen bij de geleverde producten. Zodra wij een bevestiging van ontvangst van de producten en

controle op kwaliteit hebben zullen wij overgaan tot betaling van de factuur zoals ook beschreven in de e-mail van 1 april 2020.

Fijne dagen alvast!

Met vriendelijke groet,

lL 5.1.2e
| Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |

Directie Financieel-Economische Zaken | Afdeling Budgettaire Zaken |

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag |

Postbus 20350 | 2500 EJ Den Haa

kamer: ERIRY | Telefoon: IEE [= IEEETI invvis. |

ECT

Van: Daniél PopalEE @popal.ni>
Verzonden: donderdag 9 april 2020 16:35

aan:[CECET© ninvvis nl>
Onderwerp: Re: Factuur kenmerk:[EEE

Geachte mevrouw

In de bijlage treft u de tweede factuur, alsmede de getekende pakbon van opdracht

Alvast hartelijk dank voor het snelle handelen.

Hartelijke groet,

XIX KX
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Op ma 30 mrt. 2020 om 16:18 schuect | NEGFNN)IEETNnin ws.ol>:
Beste heer Popal,

De betaling is met spoed uitgevoerd.

Dank voor uw levering.

Massage Dotals . IABNANL 2AXXX 10320200303 1554

Met vriendelijke groet,

iP __ | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |

Directie Financieel-Economische Zaken | Afdeling Budgettaire Zaken |

Parnassusplein5 | 2511 VX | Den Haag |

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

5.1.2e

Van: Daniél PopalEE @vopal ni>
Verzonden: maandag 30 maart 2020 10:37

Aan:INF)BEETo rnirvws nl>
Onderwerp: Factuur kenmerk LE

Geachte heer/mevrouw,

In de bijlage treft u de eerste factuur van opdracht 5.1.5 aan en de bijbehorende pakbon.

Conform afspraak ontvangen wij de betaling graag binnen 2 werkdagen.

Alvast hartelijk dank.

Hartelijke groet,
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XIX KX


