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From: 5.1.2e

Sent: Tue 4/21/2020 1:48:01 PM

Subject: RE: MET SPOED voorfinanciering grondstoffen surgical masks gezocht
Received: Tue 4/21/2020 1:48.01 PM

Ja ga ik doen.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

van: [EERETI) BEXETIN @ minvws ol>

Datum: dinsdag 21 apr. 2020 3:46 PM

Aan: @minvws.nl>

Kopie: @minvws.nl>. [ IEXECNNNNN, <EXETIN o minvws o>

Onderwerp: RE: MET SPOED voorfinanciering grondstoffen surgical masks gezocht

Dit is wel raar.het helpt als je aangeeft dat het handig is als zeopneemt

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

van: [ERFTN) BEEETM minvws.ol>

Datum: dinsdag 21 apr. 2020 3:27 PM

Onderwerp: FW: MET SPOED voorfinanciering grondstoffen surgical masks gezocht

Hierbij een nieuw voorstel voor productie. Zouden jullie hierover contact kunnen zoeken?

Groeten,

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: ﬂ@monfﬁnaskerfabriek.lﬂ>

Datum: dinsdag 21 apr. 2020 2:00 PM

Aan: Ellemeet, C. (@tweedekamer.nl>, ﬂ@mondmaskerfabriek.m>
Kopie: 5.1.2e 1. @minvws.nl>

Onderwerp: Re: MET SPOED voorfinanciering grondstoffen surgical masks gezocht

H o1 EAES

Super als je mee kunt denken hoe we het contact kunnen versnellen, we hebben zonder te overdrijven om de paar dagen een
nieuwe contactpersoon en tot nu toe nog geen enkele concrete ondersteuning ontvangen, geen onwil en wel telefonische
vriendelijkheid en beloftes terwijl we al echt heel ver zijn en allemaal grote partijen achter ons hebben. Een oplossing kan
ziin om 200.000 kapjes a 0,50 ct per stuk nu af te nemen. We hebben namelijk 100k nodig om aanstaande maandag de
volgende ronde gecertificeerd meltblown te bestellen, ands staat de machine twee weken onnodig stil. Of een andere
oplossing is het meltblown voor ons te financieren en dat wij er kapjes van maken. Het gaat om gecertificeerde surgical
masks type IIR. We importeren 2 machines die vrijdag en zondag hierheen vliegen met KLM en kunnen daarmee een
productie halen van 100.000 per dag.
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Groetjes
Op di 21 apr. 2020 om 12:27 schreef Ellemeet, C. mgwtweedekamer.nb:

Ha
5.1.2e heeft oa samen met de Philips Foundation mondmaskerfabriek opgezet. Ik
heb haar eeldel viafaily 1n contact gebracht met LCH. Om te voorkomen dat de productie een aantal weken stil ligt 1s
een extra afname van maskers door LCH nodig. Er zit spoed achter deze gewenste order. Zou j1) haar kunnen helpen?
Dank alvast! Groeten, Corinne
Verstuurd vanaf mijn iPad
Begin doorgestuurd bericht:

Van: M(“mondmaskerfabriek.nl>

Datum: 21 april 2020 om 09:57:47 CEST

Aan: "Ellemeet, C." (“tweedekamel nl>
Onderwerp: MET SPOED voorfinanciering grondstoffen surgical masks gezocht

Hoi Corinne,

Het was niet makkeliik om bi! VWS en EZK binnen te komen ook al hebben we via en

[ 5120 oM allerlei medewerkers aan de lijn gehad. Uiteindelijk via ons netwerk bij Shell
zijn we 1n contact gekomen met 5.1.2e z1) 1s inmiddels weer van de mondkapjes af en we
krijgen nu contact met 5.1.2e en van EZK spreken we metiE

We hebben een voorstel neergelegd op verzoek van LHC om meer machines te importeren en ook een vraag
neergelegd om grondstoffen voor te financieren.

Vraag: we hebben voor aanstaande maandag een voorfinanciering nodig van 100k. Het ministerie kan ook gewoon
maskers kopen en meteen afrekenen. We zijn een start up ontstaan uit stichting Refugee Company. Hebben
de machmes gekocht en voor 50k materiaal gekocht maar dat 1s binnen 2 weken op. We moeten nieuw
materiaal bestellen aanstaande maandag anders staan de machines twee weken stil. Kun jij vragen aan
Martin van Rijn of hij hiernaar wil kijken? Rabobank Foundation, Anton Jurgens Fonds, Stichting DOEN
willen het doen maar hebben dne weken nodig om het er doorheen te krijgen bij hun besturen. Dan staan de
machines stil. Certificering zijn we druk mee bezig, wat we doen deugt en we hebben een eersteklas team op
de fabriek zitten.

Aanstaande vrijdag en zondag vliegen de twee machines die we hebben geimporteerd wit shanghai naar Nederland
met hulp van KLM. Philips ondersteunt ons. Ons plan is 100.000 surgical masks type IIR te maken per dag.

Kyk maar even op www.mondmaskerfabriek.nl

Groetjes

+31 5.1.2e

BEZ@mondmaskerfabriek.nl
mondmaskerfabriek.nl
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