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To: 5.1. 29 minvws.nl
Cc: Halma Solutions | @halmasolutions.com];

Solutions | Finance @halmasolutions.com]; Halma Solutions 5.1.2e

@rijksoverheid.nl]; Halma Solutions |
From: Halma Solutions |

Sent: Mon 4/6/2020 3:01:47 PM
Subject: Factuur 20200106 Leveringen Maart 2020
Received: Mon 4/6/2020 3:01:55 PM
Factuur 20200106 Leveringen Maart 2020.pdf

Goedemidda

Bijgaand de definitieve factuur van alle leveringen die in Maart hebben plaatsgevonden.
Als ook in de factuurnotities vermeld zijn er reeds aanbetalingen ontvangen;
aanbetaald op 16/03/2020

aanbetaald op 17/03/2020

aanbetaald op 23/03/2020

aanbetaald op 27/03/2020

Na verrekening van bijgaande factuur blijft er nog een aanbetaling open staan van €

Hier zullen de volgende leveringen op verrekend worden.

aminvws. ni[IEEES@minvws.nl]; Halma
@halmasolutions.com]; !
@halmasolutions.com]

De volgende factuur zal van alle leveringen in April zijn.

Met vriendelijke groet, With kind regards,

LIHALMA

Bijsterhuizen 3007G | 6604 LP Wijchen | The Netherlands

P.0. Box 52 | 6600 AB Wijchen | The Netherlands
+31(0)24 747 0013 | + 31 (0)

www.halmasolutions.com

5.1.2e

Van: Halma Solutions | @halmasolutions.com>
Verzonden: maandag 23 maart 2020 16:59
Aan: minvws.nl>
CC: Halma Solutions | 5.1.2e <@halmasolutions.W@minvws.nl; Halma Solutions | Finance
@halmasolutions.com>; Halma Solutions | @halmasolutions.com>; 5.1.2e

@rijksoverheid.nl>
Onderwerp: Pro-forma factuur SO100421

peste INERICIN

Als besproken met in bijlage de aangepaste pro-forma factuur.
Vanaf heden zullen op deze factuur alle eventueel aanvullende aanpassingen (ophogingen aantallen / aanvullende aanbetalingen etc.) verwerken.
Zo blijft alles in 1 document.

Uiteindelijk zullen we in gezamenlijk overleg 1 definitieve totaal factuur opmaken waar we de daadwerkelijk geleverde aantallen + transportkosten
die gemaakt zullen worden opgemaakt. Ons voorstel is dit elke laatste dag van de maand te doen.
Als er nog vragen zijn dan horen we dit graag.

Met vriendelije groet, With kind regards,
UIHALMA
aomzimw
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mm@haﬁmasolmionsxcom

Bijsterhuizen 3007G | 6604 LP Wijchen | The Netherlands
P.0. Box 52 | 6600 AB Wijchen | The Netherlands

+31(0)24 7470013 | + 31 (0) | KN

www.halmasolutions.com

Van: Halma Solutions | m_@halmasolutions.com>

Verzonden: vrijdag 20 maart 2020 12:49
Aan: @minvws.nl>
CC: Halma Solutions | @ halmasolutions.com>;
halmasolutions.com>; Halma Solutions |
rijksoverheid.nl>
Onderwerp: Pro-forma factuur SO100418+0pvolgend

Geachte heer

Bijgaand wederom een aanvullende Proforma factuur voor uw boekhouding.
Notitie:
Als besproken zijn de volgende aanbetalingen gedaan;

€s reeds op 5.1.1¢c betaald.
SRR s r<cds or IEEARIEE opvolgend betaald.

SHEEEEE - \orden aanbetaald op deze order + de daaropvolgende orders.
Na levering van de goederen zullen de definitieve facturen worden opgemaakt.

@ minvws.nl; Halma Solutions | Finance
@halmasolutions.com>; 5.1.2e

Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet, With kind regards,

H HgobglwA

@halmasolutions.com

Bijsterhuizen 3007G | 6604 LP Wijchen | The Netherlands
P.0O. Box 52 | 6600 AB Wijchen | The Netherlands

+31(0)24 7470013 | + 31 (0 [N

www.halmasolutions.com

Van: Halma Solutions | mhalmasolutions.com>

Verzonden: dinsdag 17 maart 2020 17:20
Aan: @ minvws.nl>
CC: Halma Solutions | <A@ halmasolutions.com>;
halmasolutions.com>; Halma Solutions |
rijksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: Bank- en bedrijfs Halma Solutions B.V.

Geachte heer

Bijgaand een aanvullende Proforma factuur voor uw boekhouding.
Notitie:
Als besproken zijn de volgende aanbetalingen gedaan;

is reedsopetaald‘

€ 5.1.1c
€za| worden aanbetaald op deze order + de daaropvolgende orders. (deze aanbetaling hebben we inmiddels ook ontvangen).
Na levering van de goederen zullen de definitieve facturen worden opgemaakt.

@ minvws.nl; Halma Solutions | Finance
@halmasolutions.com>; 5.1.2e
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Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet, With kind regards,

H HQM%A

Imasolutions.com

Bijsterhuizen 3007G | 6604 LP Wijchen | The Netherlands
P.O. Box 52 | 6600 AB Wijchen | The Netherlands

+31(0)24 7470013 | + 31 (0 | EEEENN

www.halmasolutions.com

Van: Halma Solutions | m@halmasolutions.com>

Verzonden: maandag 16 maart 2020 14:21
Aan: Dminvws.nl>

CC: Halma Solutions | <m@halmasolutions.com>; minvws.nl; Halma Solutions | Finance
@halmasolutions.com>; Halma Solutions | @halmasolutions.com>
Onderwerp: RE: Bank- en bedrijfs Halma Solutions B.V.

Geachte heer

Bijgaand de Proforma factuur voor uw boekhouding.
Als er nog vragen zijn dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet, With kind regards,

H HQ%A

@halmasolutions.com

Bijsterhuizen 3007G | 6604 LP Wijchen | The Netherlands

P.0. Box 52 | 6600 AB Wijchen | The Netherlands
+31(0)24 747 0013 | + 31 (0)

www.halmasolutions.com

van: IEEECNE. BEEEXM @ invws.ni>

Verzonden: maandag 16 maart 2020 13:00
Aan: Halma Solutions | 5.1.2e halmasolutions.com>

CC: Halma Solutions | 5.1.2e < halmasolutions.com>; Halma Solutions |

@halmasolutions.com>
Onderwerp: RE: Bank- en bedrijfs Halma Solutions B.V.

Hallo SCIEEE

Dat is prima.

Van: Halma Solutions | Whalmasolutions.com>
Verzonden: maandag 16 maart 2020 12:48
Aan: [IEEEDN. -MEEEDM o minvws.ni>
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halmasolutions.com>
Onderwerp: RE: Bank- en bedrijfs Halma Solutions B.V.

CC: Halma Solutions | <M@halmasolutions.com>; Halma Solutions |

Dag ERED

Inderdaad, deze is dan een vooruitbetaling op de levering, en kan dan in mindering worden gebracht op de definitieve
factuur, die het Ministerie na ontvangst van de goederen van ons ontvangt.

Bij een overlevering zal er dan nog een x-bedrag voldaan moeten worden, van de definitieve factuur.

Met vriendelijke groet, best regards,
CIHALMA
Soludions

m@ halmasclutions.com

Bijsterhuizen 3007G | 6604 LP Wijchen | The Netherlands
P.0O. Box 52 | 6600 AB Wijchen | The Netherlands

+31(0)24 7470013 | + 31 (O) RN

www . halmasolutions.com

Verzonden: maandag 16 maart 2020 12:35

Aan: Halma Solutions mlmasolu‘cions.com>

CC: Halma Solutions | 5.1.2e < halmasolutions.com>; Halma Solutions |
mmlmasolutions.com>

Onderwerp: RE: Bank- en bedrijfs Halma Solutions B.V.

Dat is prima en dan stel je voor dat we de € | JE{EEllals voorschot op de factuur voor de eerste levering zien?

Van: Halma Solutions | @halmasolutions.com>

Verzonden: maandag 16 maart 2020 12:30

Aan: ‘ @ minvws.nl>

CC: Halma Solutions | <@ha|masolutions,com>; Halma Solutions |

@halmasolutions.com>
Onderwerp: RE: Bank- en bedrijfs Halma Sclutions B.V.

Geachte heer beste

Hartelijk dank voor het toezenden van uw informatie.

Wij zullen voor u een Proforma factuur opmaken, de definitieve factuur ontvangt u zodra u de goederen heeft ontvangen. Gaat u
hiermee akkoord?

Ik hoor het graag, alvast bedankt.
(Mijn collega in kopie van dit bericht, aangezien zij de factuur van de goederen zal opmaken.)



Met vriendelijke groet, best regards,

H| HQ%A

SRl @ halmasolutions.com

Bijsterhuizen 3007G | 6604 LP Wijchen | The Netherlands

P.0. Box 52 | 6600 AB Wijchen | The Netherlands
+31(0)24 7470013 | +31 (0 5.1.2e
www.halmasolutions.com

Verzonden: maandag 16 maart 2020 12:05

Aan: Halma Solutions | 5.1.2e h
CC: Halma Solutions | 5.1.2e <|

almasolutions.com>
halmasoluticns.com>

Onderwerp: RE: Bank- en bedrijfs Halma Solutions B.V.

211150

Hierbij de gegevens van VWS aan de hand waarvan jullie het stuk kunnen opstellen aan de hand waarvan wij € | JJEXEIl«unnen
overmaken naar jullie. Er volgt nog een budgetcodering die op de factuur/betaalstuk moet. |k verwacht die binnen een kwartier te

sturen.

Mocht je nog iets missen, aarzel dan niet me te bellen.

Graag de factuur e-mailen aan mij (JICHERl@minvws.nl) en EEEN e minvws.n).

Gr,

Adressering facturen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag

@minvws.nl

Financiéle gegevens

Iban NL55INGB0705003566
Swift/BIC INGBNL2A

KvK-nr VWS 52511170

BTW nummer VWS NLO06756402B21
Overheidsidentificatienummer (OIN) 00000002003182447001
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Van: Halma Solutions | m@halmasolutions.comzv

Verzonden: maandag 16 maart 2020 11:21

Aan: D minvws.nl>

CC: Halma Solutions | @ halmasolutions.com>
Onderwerp: Bank- en bedrijfs Halma Solutions B.V.

Urgentie: Hoog

Geachte heer

Op verzoek van stuur ik u hierbij onze bank- en bedrijfsgegevens toe.

Dhr. gaf nadrukkelijk aan dat dezo snel mogelijk, en met de hoogste spoed moet worden overgemaakt, omdat
er ook reeds druk vanuit Italié in China is, zij staan eveneens op het punt om daar orders te plaatsen, t.w.v.

Onze bankgegevens zijn:

Halma Solutions B.V.
IBAN: NL93 RABO 0328 7595 11
BIC/Swift code: RABONL2U

Graag ontvang ik van u de gegevens en volledige adressering van het Ministerie, waar wij onze verkoopfactuur aan kunnen richten.

Voor de volledigheid voeg ik onze engelstalige Company contact Details in PDF toe, waarin al onze bedrijfsgegevens staan vermeld.
De Terms of Payment zijn voor deze orders echter niet van toepassing, omdat hier vooruitbetaald moet worden.

Ik ga er vanuit u hiermee voldoende geinformeerd te hebben. Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan verneem ik dat
graag.

Met vriendelijke groet, best regards,

UIHALMA

Soludions

EE% halmasolutions.com

Bijsterhuizen 3007G | 6604 LP Wijchen | The Netherlands
P.0. Box 52 | 6600 AB Wijchen | The Netherlands

+31(0)24 7470013 | + 31 (0)

www .. halmasolutions.com

5.1.2e



