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@pgb.nl]
aminvws.nl]; [EEEN.

From: 1.

Sent: Fri 4/3/2020 4:36:52 PM

Subject: RE: afspraken inzake Corona pgb
Received: Fri 4/3/2020 4:36:52 PM

Ik heb dit document voor intern gebruik azan jullie doorgestuurd. Hopelijk ontvangen jullie binnen een uur de
communicatieberichten die jullie op de site kunnen zetten.

Ten aanzien van jullie advies over de specificatie van de uren, kan ik daar mee instemmen, lijkt me ook zeer handig voor de
budgethouder.

De budgethouder zal per zorgverlener moeten gaan bijhouden hoeveel uren tegen welk tarief wel gedeclareerd zijn en niet
geleverd zijn.

Doel is om deze zo eenvoudig mogelijk te houden.
Ik hoop hiermee deze vragen te hebben beantwoord.

Groet,

e

Van: JEEEED o bvkz.nl>

Verzonden: vrijdag 3 april 2020 18:31

Onderwerp: Re: afspraken inzake Corona pgb

5.1.2e
Een paar vragen:

Wat is de status van het document wat je toestuurt. Wordt dat openbaar, kunnen wij dat op de site zetten, komt die op
Rijksoverheid.nl, wordt die naar gemeenten en anderen toegestuurd?

Als het idd een openbaar stuk wordt, zou ik het erg op prijs stellen als naast de kamerbrief van Per Saldo, ook de brief

die wij aan de minister en de kamerfracties hebben gestuurd over dit onderwerp, in deze brief wordt opgevoerd. Anders

lijkt het net alsof wij niet zijn opgekomen voor de belangen van onze PGB gefinancierde leden. Kun je dat nog wijzigen
aubh?

Dan over factureren:

In de passage over doorbetalen van niet-geleverde zorg staat:
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Wij willen onze leden liefst vanavond nog advies geven over factureren. Wij stellen voor om te adviseren om op de factuur te
specificeren, indien van toepassing, dat er op de factuur (deels) zorg in rekening wordt gebracht die niet is geleverd, maar
waarvoor betaling wel verschuldigd is. Wij zullen hen adviseren om daarbij aan te geven op welk deel van de gefactureerde zorg dit
van toepassing is. Wij adviseren voorts om één factuur op te stellen over de maand maart, met daarop zowel de geleverde

zorguren /dagdelen / etmalen, als de niet-geleverde componenten.
Is dat een juist advies, passend binnen de kaders van de afspraken?

Wat wij natuurlijk niet willen is dat het nog te maken standaardformulier andere gegevens gaat verlangen dan wat ik hierboven
heb aangegeven. Ook de zinsnede over het nog uit te werken administratief proces roept bij mij de vraag op of daaruit
mogelijkerwijs zaken kunnen voortvlioeien die maken dat een factuur die een aanbieder nu opstelt conform het advies dat wij

willen uitdoen, op een later moment toch weer correcties op de factuur moet uitvoeren of extra informatie moet aanleveren o.i.d.

Kun jij aub bevestigen dat het advies zoals hierboven verwoord voldoende is, ook nadat de nadere uitwerking zijn beslag
heeft gekregen, om nu te kunnen gaan factureren over de maand maart en dat er aan die de ingediende factuur over de maand

maart geen nadere eisen achteraf gesteld zullen worden.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e

5.1.2e

Branchevereniging Kleinschalige Zorg | T:
Everdenberg 5, 4902 TT Qosterhout (NB) | @bvkz.nl |www.bvkz.nl | twitter: @bvkz

Disclaimer

De informatie verzonden met e-mail berichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de
geadresseerde bent dan is (a) openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie
aan derden, niet toegestaan; en (b) wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te
vernietigen.

van: IEEE -BEED o ninvws i~

Verzonden: vrijdag 3 april 2020 17:22
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5.1.2e ¢ ik B orb: il

5126 e @ minvws.n>; [ERECN

5.1.2e

Aan:
CC:
<SR @minvws.nl>;
Onderwerp: RE: afspraken inzake Corona pgh

In de communicatieberichten staat dat deze regeling geldt vanaf 1 maart. Daarmee zijn de maatregelen van toepassing op de
facturen over de maand maart.

Groet,

@ minvws.nl

van: [EXECNN SCEET o byke.o)>

Verzonden: vrijdag 3 april 2020 16:43
Aan:

b.nl>

: minvws.n; KD

<SR @minvws.nl>; @minvws.nl>
Onderwerp: Re: afspraken inzake Corona pgb

Ben benieuwd, ga direct lezen, maar eerst een vraag: zit er bij de communicatieberichten die nog volgen (ook voor WLZ
overigens?) ook concrete informatie over hoe en wat er in de verschillende denkbare situaties omgegaan moet worden
bij het opstellen van de facturen over de maand maart?

Met vriendelijke groet,
5.1.2e

Branchevereniging Kleinschalige Zorg | T:
Everdenberg 5, 4902 TT Oosterhout (NB) | bvkz.nl | www.bvkz.nl | twitter: @bvkz

Disclaimer

De informatie verzonden met e-mail berichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de
geadresseerde bent dan is (a) openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie
aan derden, niet toegestaan; en (b) wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te
vernietigen.

Verzonden: vrijdag 3 april 2020 15:36
Aan:
Ccc:

@ bvkz.nl>

ominyws.ol>; IEKEED
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EE@minvws.n!>; I BEEXETNN @ minvws.ni>

Onderwerp: afspraken inzake Corona pgb

Besteen

Bijgaand ontvangen jullie ter informatie de afspraken die gemaakt zijn inzake corona en de gevolgen daarvoor voor pgb
maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg.

Op dit moment ligt deze samen met een brief aan de VNG ter ondertekening bij
Zodra de brief getekend is ontvangen jullie deze ook.

De communicatieberichten worden nu aangepast met de laatste zaken en die zullen ook aan het einde van de dag volgen. Deze
kunnen jullie gebruiken voor het plaatsen op jullie site.

Ten aanzien van de WLZ ontvangen jullie aan het einde van de dag de afspraken en de bijbehorende brief.

Met vriendelijke groet,

minvws.nl

)



