
To: IEEE @minvws.ni) ) IEEE @minvws nl

AWE [EARLS @minvws.nl]; @minvws.nl]; ;cc

(5.1.2¢ i EC @minvws.nl]; EERE @minvws.nl]
From: 5.1.2e

.

Sent: Tue 4/7/2020 7:12:45 AM

Subject: RE: financiering capaciteit buiten het ziekenhuis

Received: Tue 4/7/2020 7:12:45 AM

briefBEX oom an versie 6.docx

Bij deze...

Van: 5.1.2e ) JEE @minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 7 april 2020 08:54

aan: IEEEDNN. SESEDNIN© minvws.ni>; [EEERN. EEE @minvws.ni>

Onderwerp: RE: financiering capaciteit buiten het ziekenhuis

Ok top!

Hartelijke groet,

van: IESE.JEEEEDN0 ninvis.oi>
Verzonden: dinsdag 7 april 2020 08:48

.SEEe minvws o>;IEE
Dminvws.nl>

@ minvws.nl>

Onderwerp: RE: financiering capaciteit buiten het ziekenhuis

Komt eraan...

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

van:EREDEEEDNa minvvws.ol>
Datum: dinsdag 07 apr. 2020 8:42 AM

(@minvws.nl>

@minvws.nl>

lrHallo pe.sze|Komt de aangepaste tekst nog een keer langs DGLZ en pov2 [REY heett er nog geen akkoord op gegeven.

Vriendelijke groet,

Verzonden: maandag 6 april 2020 22:19

) SEE eminvws n>; [IIIEENEN
@ minvws.nl>; . @minvws.nl>

L minvws.nl>; A. A. @minvws.nl>; )

@minvws.nl>; A. @ minvws.nl>

Onderwerp: RE: financiering capaciteit buiten het ziekenhuis

Haha, ik zie het . Ik voeg nog wat toe en dan stuur ik het weer op...

Groet

Verzonden: maandag 6 april 2020 22:07
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invws nl.[IESE BENE @minvws ol. INEESETND -EEREDN @minvws ul,
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@ minvws.nl>

Onderwerp: RE: financiering capaciteit buiten het ziekenhuis

Wat de brief betreft:ik was je voor. Zie eerdere mail...

Wellicht kun je daarmee verder

van: [IEEE EEE oninws.ni>
Verzonden: maandag 6 april 2020 21:49

) EEE @minvws.ni>;IESE)
@minvws.nl>

@minvws.nl>;
@ minvws.nl>

Onderwerp: RE: financiering capaciteit buiten het ziekenhuis

Inmiddels ook van [ad eactie op toelichting verschil. Zie bijlage. Ook ik zou willen voortellen om bij de LOT-c cijfers te blijven,
want dat is en wordt het lijntje voor ons voor de cijfers.

= 5.1.26 | inderdaad dank voor heldere overzicht!

LZ-collega’s, wij maken vanavond een slag op de brieftekst, met daarin overleg van vanavond meegenomen. Dan

morgenochtend afstemming met jullie. Brievenschrijver PG zijn op de hoogte dat de tekst morgenochtend komt..

Groet

Verzonden: maandag 6 april 2020 21:36

Aan: 7 ) SEE eninvws.n.-;[IEEE
@minvws.nl>

CC: .

<CHE 1. A. @minvws.nl>; )
® minvws.nl>

Onderwerp: RE: financiering capaciteit buiten het ziekenhuis

Heel veel dank!

De vraag is nu: wat zetten we in de Kamerbrief? De 4300 (heeft minister in zijn hoofd obv eerder staatje)? Of “bijna 5000” op

basis van deze exercitie? Ik zou zelf gaan voor de 4300: bron LOT-c.

Verzonden: maandag 6 april 2020 20:34

JE eminvws.n!-;IIEXEN)EXE@ minvws.n >;IIEKEDE
@minvws.nl>; EES

minvws.nl>;

Onderwerp: RE: financiering capaciteit buiten het ziekenhuis

Hoi!

Ik heb nu alle brieven compleet, en netjes opgeteld. Dan komt dit eruit.

capaciteit coordinatiepunt gerealis. opschaalmogelijkheden

bedden bedden (dus aanvullend)

Veiligheidsregio Fryslan ingeregeld 150 400
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1 Gelderland midden ingeregeld 80 180

2 Noord- en Oost-Gelderland via een taskforce 191 309 (incl. hotels)

3 Noord Holland Noord via netwerk acute zorg geen cijfers geleverd

4en5 Hollands Midden en Haaglanden Regionaal Codrdinatie Centrum 180 200 (incl. hotels)

6 Limburg Noord ingeregeld 343 454 (incl. hotels)

7 Utrecht via een zorgmeldkamer 110 327 (incl. hotels)

8 Flevoland ingeregeld 32 132

9 |Jsselland via samenwerkende tranferpunten 100 150 In de kolom gerealiseerd, de ni

vrije bedden

10 Gelderland Zuid via een DB van het ROAZ 345 120 in de kolom gerealiseerd, de
beschikbaar komende bedden

11 Zuid-Holland Zuid samenwerking structuur ontwikkeld er is capaciteit gerealiseerd, geen cijfers geleverd

12 Zuid Limburg in volle gang 591

13 Twente meld- en zorgcentrales 229 72 (incl. hotels)

14 Drenthe wordt belegd 93 216

15 Gooi en Vechtstreek ingeregeld geen cijfers geleverd

16 Groningen wordt ingeregeld 20 100

17 Zaanstreek-Waterland 138 128

18 rotterdam-rijnmond ingeregeld geen cijfers geleverd

19 kennemerland niet heel duidelijk aangegeven 138 128

26,21 Brabant (N, ZO en MW) Actiecentrum Overplaatsingen/VVT 2000 opschaling kan, maar geen get
en 23 genoemd

24 Amsterdam Amstelland gekoppeld aan ELV coordinatiepunt 165 367

25 Zeeland ingeregeld 25

totaal 4930 3283

ov

Van:

Verzonden: maandag 6 april 2020 19:56

Onderwerp: RE: financiering capaciteit buiten het ziekenhuis

Hoi IENEZH
[EEEDR eft 2angegeven emaar te gaan kijken, maar wilde ook nog even het overleg van 18:30 afwachten. Dat is inmiddels

geweest dus zodra jullie nieuwe versie hebben sturen jullie deze dan ook aan mij (of rechtstreeks |[EXIEN?

@minvws.nl>;

@minvws.nl>

) <PEREEL @minvws.nl>; [EEE
@ minvws.nl>; 5.1.2e )
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van:IEEEEXE@ minvws.nl>
Verzonden: maandag 6 april 2020 17:42

Aan: A. < @minvws.nl>

CC: JERE  < 5.1.2e
, ®Dminvws.nl>; ) < minvws.nl>;EER

@ minvws.nl>; )
@ minvws.nl>

Onderwerp: RE: financiering capaciteit buiten het ziekenhuis

Vanuit DGV (EXE in dit geval) het verzoek om in de tekst wat meer te laten zien wat we sinds de vorige brief zijn opgeschoten.
Zou je dat kunnen aanpassen/meenemen in de aanpassingen van vanavond n.a.v jullie overleg met dPG’en?

Verzonden: maandag 6 april 2020 17:00

@minvws.nl>

< minvws.nl>; [EXE
@minvws.nl>; )

@minvws.nl>;

Onderwerp: RE: financiering capaciteit buiten het ziekenhuis

Hoi 5.1.2e

Hierbij gezamenlijk opgestelde tekst van PG en LZ. We zoeken het aantal van 4300 nog even goed uit en nemen uitkomsten van

het overleg van vanavond met de DPG-en nog mee. Verder staat verzoek om datum nog uit bij GGD/dpg.
Wordt dus aangevuld later.

Groet,

var:IEEEEXEo minsoi
Verzonden: maandag 6 april 2020 12:45

@minvws.nl>;BEFEES @minvws.nl>
CC: 1. ,] 5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: RE: financiering capaciteit buiten het ziekenhuis

Deze tekst is vorige week inderdaad via DGV gegaan. Zullen we afspreken dat deze zowel naarBEA DGLZ als mij/DGV gaat
voor afstemming?

Verzonden: maandag 6 april 2020 12:10

@ minvws.nl>

Onderwerp: RE: financiering capaciteit buiten het ziekenhuis

-E3
Wie is penvoerder van dit stuk tekst “financiering capaciteit buiten ziekenhuis”? PG heeft hierop de eindredactie? Indien t

geval is en DGV dit codrdineert dan is het inderdaad logisch akkoord via DGV laten lopen. De tekst kan wel ter info voor [HENworden opgenomen (en dat er dan graag even bij vermelden voor Ernst dat coérdinatie via DGV loopt).
Stuk over zorghotels loopt wel via ERE toch, of ook DGV?

Groet EAN]

Van:BE3BEeminvws.nl>

Verzonden: maandag 6 april 2020 11:40

Aan:[EEC XE minvws.n)>
Onderwerp: FW: financiering capaciteit buiten het ziekenhuis
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Hoi BIE
Wat moeten we hiermee?

Verzonden: maandag 6 april 2020 11:38

Aan:BEEE @minvws.nl>;BEEJEEM eminvws.ni>;IEEE N 512e
minvws.nl>

cc

NEI EER iv EDEEL.IEE
minvws.nl>

Onderwerp: RE: financiering capaciteit buiten het ziekenhuis

Ha [Rvs]

Tekst moet ook met DGV worden afgestemd, dus wij zullen tegelijk ook tekst te sturen naar DGV.

Omdat (proces) coérdinatie bij PG ligt, stel ik toch voor om vanuit PG de tekst aan te leveren.

Van:BEE 5.1.26 [@ minvws.nl>
Verzonden: maandag 6 april 2020 11:32

.SEEc minvws i>;IESE.SEXED© minvws nl>;
@minvws.nl>

) SEE eminvws.n>;IEEE)EXE0 inv. IEEE
@minvws.nl>

Onderwerp: RE: financiering capaciteit buiten het ziekenhuis

Laten we de tekst wel via onze DG lopen want hij moet akkoord geven op de tekst voor in de brief.

. maakt tekst en stemmen met jullie af en

e+ daarna gaat de tekst naar DGLZ

« daarna gaat onze input integraal naar de briefschrijvers (inmiddels ook kort lijntje mee ©)

Akkoord?

Van:IEE minvws.nl>

Verzonden: maandag 6 april 2020 11:27

Onderwerp: RE: financiering capaciteit buiten het ziekenhuis

@minvws.nl>; , FEY @minvws.nl>

) minvws.nl>

i

Nog ander punt. Vorige week liep een en ander met de tekst voor de brief niet zo soepel. Goed om daar nu wat afspraken over

te maken, zodat we efficiént aan de slag gaan.
Ik heb zojuist EER gesproken. Wij kunnen vanuit PG tekst opmaken en afstemmen, maar zij gaf aan dat jij al aan de slag
bent, ook vanwege actualiteit rond financiering zorghotels.
We hebben daarom afgesproken dat jullie concept-tekst brief maken en met ons afstemmen. Wij leveren aan bij de

briefschrijvers (hebben we kort lijntje mee). 16.00 moet er een concept-tekst liggen met PM, 20.00 definitieve tekst.

Wij maken de factsheet voor het dossier debat op en met jullie afstemmen? Wij leveren dinsdag 15.00 aan bij voorbereiders.

Op deze manier leveren we voor beide een gezamenlijk product aan.

Groet,

5.1.2e

van: [IEEE
Verzonden: maandag 6 april 2020 10:58

@minvws.nl>

minvws.nl>

Onderwerp: FW: financiering capaciteit buiten het ziekenhuis
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ro

Zie annotatie die we opgemaakt hebben voor het overleg van vanavond. Kun jij aanvullen? Ik begrijp dat jij werkt aan

financieringsvraag. Lijkt me handig een gezamenlijk docu aan te leveren.

Laat het me vooral weten als je vragen hebt.

Verzonde aandag 6 april 2020 09:12

aan: [IEEEDNN.CEC© ins o>;IEEE)EXED© minvws.ni>
Onderwerp: FW: financiering capaciteit buiten het ziekenhuis

TKN

Verzonden: maandag 6 april 2020 08:55

@minvws.n!>;

[IEEE

minvws.nl>

Onderwerp: financiering capaciteit buiten het ziekenhuis

Beste collega’s

Fijn dat jullie je na het overleg van vrijdag gaan buigen over de financieringsvraag van niet-ziekenhuisbedden in deze

crisissituatie.

In dat licht twee relevante zaken:

1. Ik krijg berichten van uit koepels en DPG-en dat het op dit moment in regio’s vastloopt vanwege onduidelijkheid over

financiering. Ik heb gisteren gemeld dat we hieraan werken en afgesproken dat ik vandaag een memootje maak wat we

gaan doen (Proces en welke vraag). Dat heeft Hugo ook nodig voor zijn call vanmiddag met de DPG-en. Ik zal een

voorzetje maken en stuur dat zo naar jullie ter aanvulling
2. Ik krijg berichten vanuit de DPG-en dat er in sommige regio’s een bureaunotitie van ZN

pata circuleert, die niet

ideliik is over de verantwoordelijkheidsverdeling (wijkt af van brief minister). Hebben ntactgegevens van

Dan kan ik even met hem bellen.

Omdat het relevant is voor de vragen waar julliemee aan de slag gaan heb ik de notitie (punt 2) bijgevoegd. Graag beetje
prudent mee omgaan richting ZN, want ik ken de status niet.

De berichten die ik dit weekend kreeg geven wel aan dat er druk zit op het proces om snel duidelijkheid over financiering te

geven, dus zet hem op!

van: [IEEE dijsselland.nl>

Verzonden: zondag 5 april 2020 20:01

Aan:BEE minvws.nl>

Onderwerp: FW:

Dag

Zoals beloofd stuur ik je bij deze mijn email adres en het concept procesvoorstel.
Ik kijk uit naarje bericht morgenmiddag over de aanpak rond “financiering en contractering”.
Groeten [EXE

Met vriendelijke groet,
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Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle | T 038-428 1428

E info@ggdijsselland.nl | I www.ggdijsselland.nl | locatiegegevens

Van: Micky
Verzonden: zondag 5 april 2020 14:13

Aan:RENEE
Onderwerp:

casema.nl


