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I @minvws.nl]; I
A @minvws.nl]; -

5.1.2e @minvws.nl];
5.1.2e HEEED@minvws.nl];

: /2020 8:
Subject: RE: VNG is akkoord met maatregelen pgb
Received: Fri 4/3/2020 8:04:13 AM
Hi,

Volgens mij hebben we 2 documenten. Laten we nu geen effort steken in 1 document. Dus graag het document van de VNG
definitief maken en die van ZN is al al definitief.

) SRR invw. >

Verzonden: vrijdag 3 april 2020 08:58

@minvws.nl>; b
) <ERFEI@minvws.nl>; E

Misschien is het handig dat het document dat ondertekent wordt nog meegestuurd wordt
Want het ondertekende document gaan we overal verspreiden en dan moeten we met de juiste versie werken.

Groeten van

Verzonden: vrijdag 3 april 2020 08:31

A -1 @ minvws.nl>; )
minvws.nl>; A A )m@minvws.nb; g

Onderwerp: RE: VNG is akkoord met maatregelen pgb

Onderwerp: RE: VNG is akkoord met maatregelen pgb

Ik denk dat er nog even naar t afsprakendocumen moet worden gekeken t.a.v. de Wiz. In de Wiz is de
uitvoering nl. iets anders en ik heb nu niet meer scherp wat er in de oorspronkelijke notitie stond. Of is de
notitie toegeschreven naar VWmo en Jw?

Groet

Verzonden met BlackBerry Work(www blackberry.com)

minvws.nl>; " 5.1.2e |
minvws.nl>; " 5.1.2e T

)"

Onderwerp: RE: VNG i1s akkoord met maatregelen pgb

Hi,

Ik heb net met EAFEN afgesproken dat hij de brief tekent.
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Ik wil graag het afsprakendocument ter informatie naar PS mailen. Is dat al mogelijk of moet er nog een slag over?

groetjes

® minvws.nl>; 5.1.2e )
) <EREEN @ minvws.nl>;

@minvws.nl>
Onderwerp: VNG is akkoord met maatregelen pgb

Dag allemaal,

De kogel is door de VNG-kerk: akkoord op de maatregelen! Concreet betekent dat:
- Reactie in de bijlage
- Akkoord van hieronder
- Akkoord betreft dus akkoord op het stuk “specifieke maatregelen pgh - extern v0.5" (QEAEEN ik heb hier een aantal
aanpassingen in gedaan zoals je ziet, op verzoek van de VNG)
- De bijbehorende “Brief VNG-pgb” is overigens nog niet afgestemd.

Openstaande vraag: wanneer versturen we de brief, naar wie en door wie (vanuit ons) wordt deze ondertekend?

o~ IEKEE
Van: VNG.NL>

Verzonden: donderdag 2 april 2020 17:25

Aan: [INERECNNNN) minvws.nl>

Onderwerp: FW: Verslag - overleg nadere uitwerking afspraken financiéle zekerheid

van: [ EE VNG.NL>

Verzonden: donderdag 2 april 2020 15:38

CC: Dvng.nl>
Onderwerp: RE: Verslag - overleg nadere uitwerking afspraken financiéle zekerheid

Dag 5‘!29

Ik heb hem gelezen. In de bijlage 2 opmerkingen. Overall ik heb te weinig kennis om deze brief echt te volgen en wie is de doelgroep
van deze brief? |k zou VWS laten verwijzen naar de eerdere brief bijv. met onderstaande tekst.

Verbinding met VWS briefd.d.?

Zoals eerder al gesteld in de brief (d.d. kenmerk: 1666799-203593-J) worden de gevolgen voor de gemeenten van de WMO en
Jeugd in kaart gebracht. Ook deze specifieke maatregelen PGB vanwege corona lopen mee in deze afspraak. Het gaat dan onder
meer om: het compenseren van de meerkosten voor gemeenten door de corona maatregelen, het doorbetalen van niet geleverde
zorg/vraag uitstel en het betalen van anders geleverde prestaties.

hoop PGB gedoe (betalen zonder basis). Groeten

Van: VNG.NL>

Verzonden: donderdag 2 april 2020 10:09
Aan: VNG.NL>

Natuurlijk heb ik gebrek aan kennis en ziin het uni%ﬂaar dit lijkt mij wel alle poorten openzetten voor een herhaling van een
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Onderwerp: RE: Verslag - overleg nadere uitwerking afspraken financiéle zekerheid

Heb jij nog opmerkingen bij deze brief van VWS bedoeld voor verstrekkers? lk heb nu dus begrepen dat er geen bestuurlijk akkoord
meer nodig is, maar dat jij wel nog kan checken of de briefin lijn is met de afspraken die gemaakt zijn over compensatie voor
gemeenten. Kun je daar vandaag nog op reageren naar mij? Ik hoor het graag van je, BVD,

Vriendelijke groet,

van: N e v nl>

Verzonden: donderdag 2 april 2020 09:46

< VNG.NL>

Onderwerp: RE: Verslag - overleg nadere uitwerking afspraken financiéle zekerheid

HA IS

Ik heb haar gisteren zelf even gebeld en gevraagd of zij (of 5.1.2e ) morgen aan kan sluiten op het overleg. Fijn als jij er
ook achter aan gaat.

is nu nog bezig met de afspraken voor inwoners (aan de voorkant) en nog niet met de afspraken die we aan de achterkant
willen maken over compensatie voor gemeenten. Ik denk dat die grotendeels mee kunnen lopen met de afspraken die voor ZIN
worden gemaakt. Laten we dat morgen even bespreken.

€]l 5.1.2e
Verzonden vanuit Mail voor Windows 10

Verzonden: donderdag 2 april 2020 09:22

Aan:

cc:

Onderwerp: RE: Verslag - overleg nadere uitwerking afspraken financiéle zekerheid

Ik blijf haar benaderen, maar krijg nog geen contact.

Ik weet via een collega dat ze veel met uitwerking bezig zijn (over de gehele zorg heen), maar dzarover hebben ze nog geen
contact met jullie ove ropgenomen begrijp ik.

Ik doe nog een poging.

Verzonden: woensdag 1 april 2020 14:25
Aan: [RERIEE minvws.nl>

fe] 512e VNG.NL>

Onderwerp: RE: Verslag - overleg nadere uitwerking afspraken financiéle zekerheid

Wij hebben nog niets gehoord van ondertussen blijven er wel vragen bij ons binnen komen over PGB. Heb jij in beeld of de
vraag daar op wordt gepakt?

- IIEN

Verzonden vanuit Mail veor Windows 10
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Verzonden: vrijdag 27 maart 2020 17:06
; 4 . - BD/DSenl/J;

Onderwerp: Verslag - overleg nadere uitwerking afspraken financiéle zekerheid

Hoi allen,

Hierbij het verslag van onze ZOOM-overleg van vanochtend.
Ik heb zo goed mogelijk trekkers en betrokkenen aan de verschillende uitwerkpunten toebedeeld (zoals besproken).
Graag in deze groepen de uitwerkpunten (asap) oppakken.

Voor vragen, weet me te vinden.
Ook aanvullingen zijn natuurlijk welkom.

@m ik heb (Almere) wel toebedeeld aan de werkgroep rechtmatigheid, maar zet haar niet in de
m

ailwisseling.
Wil jij bepalen of deze mail integraal naar haar door moet, of enkel het deel over rechtmatigheid relevant voor haar is?

@m, kun ji informeren over zijn rol?

@3FL¥, bespreek jij wat kan doen metw

Ik informeer 28 FEZ) die ook mee zal denken.

En ik informeer 5.1.2e L) mbt PGB.

Groet,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Directie Jeugd
M: 06.

Parnassusplein 5
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag



