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To: IETE) BEEEDE @minvws.ni]; INIEEEDNNNN (EXEDM @ minvws.n;

coronaleads[coronaleads@minvws.nl]
From: )

Sent: Fri 4/3/2020 12:40:22 PM
Subject: RE: 3M Maskers
Received: Fri 4/3/2020 12:40:23 PM

Oke, helder!

akkoord metm»/oorstel? Dan draag ik dit warm over aan het LCH.

ven: I R i

Verzonden: vrijdag 3 april 2020 14:10

Onderwerp: RE: 3M Maskers

Hallo

Of dit koosjer is weten we niet, maar dit zijn absoluut gewilde maskers. Ik begrijp dat ze 5-6 euro voor vragen.

Ik zou daarom voorstellen in overleg met at LCH deze inkoopt op voorwaarde dat het product in kwantiteit en kwaliteit
voldoet aan de afspraken. Om de kwaliteit te toetsen is het verzoek van het RIVM dat jullie bij levering gedetailleerde foto’s maken
van de producten en deze ter controle delen met RIVM (zie cc) en pas als zij akkoord zijn betalen.

Verder is het belangrijk een uiterste datum van levering in de overeenkomst af te spreken, zodat we niet over twee jaar gehouden
zijn kapjes tegen dit soort prijzen af te nemen!!

Gr,

5.1.2e

Verzonden: vrijdag 3 april 2020 13:42

Aan: minvws.l>; [CKET rivn.t>; | N

rivm.nl>
CC: coronaleads <coronaleads@minvws.nl>

Onderwerp: FW: 3M Maskers
Urgentie: Hoog

Dag heren,
Een snelle vraag namens het LCH; is dit aanbod koosjer (3M 1860). Zie hieronder.

G

van: [ ISl @ erasmusme.nl>

Verzonden: donderdag 2 april 2020 14:35
Aan: Middelen Corona NFU.nl>
Onderwerp: FW: 3M Maskers

Goedemiddag,
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jeding 3M maskers waarover ik heb gesproken met de heer

evens heb ik aangegeven dat bij aankomst in het magazijn eerst een controle
uitgevoerd zal worden op authenticiteit van de goederen. Hierdoor is ons risico nihil.

Willen jullie dit a.u.b. verder oppakken. Graag even een bevestiging hiervan.

Met vriendelijke groet,

Servicebedrijf - Inkoop & Facilitair

Erasmus MC

Universitair Medisch Centrum Rotterdam

Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam

Bezoekadres: Burg. s' Jacobplein 51, 3015 CA Rotterdam

E-mail | @srasmusmc.nl | Telefoon 06

www.erasmusmec.nl

inw f® G

AanWEZig

Van:“l VIP Capital @'@vigcagital.em

Verzonden: donderdag 2 april 2020 16:14

Aan: erasmusmec.nl>

Onderwerp: 3M Maskers

este [EERN

Dank voor het telefoongesprek van zojuist.
Zoals aangegeven hebben mijn partners al eerder contact met je gehad in het verleden. Waar het fout is gegaan laten we in het
midden, boeit me ook niet!

Ik heb zojuist met investeerders achter VIP Capital gesproken en die staan open zaken te doen op de wijze door jouw beschreven
met het Erasmus MC / VWS.

Wij hebben op dit moment 2 partijen 3M 1860 geblokt staan in Finland en in Zwitserland.
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Finland — 2 mio 3M 1860 maskers a € 5.98 per stuk
Zurich — 1.8 mio 3M 1860 maskers per € 6.20 per stuk

Wij hebben alle gegevens van de maskers gecheckt door 3M en de verstrekte informatie is correct.

Investeerders binnen VIP Capital n hiermee dus zorg te dragen voor de levering richting

Barendrecht.

Wij vragen een 4% rendement bovenop de zojuist gecommuniceerde bedragen, voor het aangaan van het “risico”.
Wanneer dit akkoord is voor het Erasmus MC / VWS ontvang ik graag een ENGLISH PO op:

Luctor et Emergo Holding BV

Laan van Berlioz 5

2151 GN Nieuw-Vennep

KVK: 55366198

BTW Nr: NL851672437B01

Ik kijk met belangstelling uit naar een reactie en een PO. Telefonisch ben ik tot 23.00 bereikbaar. Daarna gaat ie uit.

Un cordial Saludo | Kind regards | Met vriendelijke groet,

I;@vipcagital.eu | (Mobile) 5.1.2e
VIP Capital e capita

Connecting Finance

www.vipcapital.eu

Pursuant to the Spanish Organic Law 15/1999 on Personal Data Protection, we inform you that your personal data will be included in our
clients database, registered at the General Register of the Spanish Agency for Personal Data. The entity in charge of this database is VIP
Capital Such personal data will be stored in our database for the period the company carries out its activity. The aim thereof is the
commercial and administrative management as well as providing information of our services including by any electronic means. You may
revoke your consent at any time and exercise your rights of access, correction, cancellation and opposition by means of a written request at
the following address: 50 Town Range, GX11 1AA Gibraltar or by sending an email to info@vipcapital.eu. In addition, we inform the recipient
of this e-mail, that the information ccntained in this e-mail and, if applicable, any fies attached hereto, contains confidential information
exclusively addressed to the named recipient(s). Disclosure, copying or distnbution to third parties without prior written permission of VIP
Capital is prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify us by this same means and refrain from making copies of the
message or data contained herein or sending it to other persons, and delete it immediately. The sender has taken precautions to minimize

the risk of viruses.



