To: 5.1.2e | 5.1.2e @riiksoverheid.nl]; [INIEGEGIGIGGIEE) RS @ minvws.nl]

From: 5.1.2e )

Sent: Wed 4/8/2020 12:53:32 PM

Subject: RE: Inhuur: graag alvast de offerte aanvraag mailen
Received: Wed 4/8/2020 12:53:32 PM

Offerte aanvraamverdere opschaling IC bedden.docx

Bijgaand de concept offerte aanvraag (nog niet geakk)

van: INEXECHN SEEXEDN e rijsoverheid.nl>

Verzonden: woensdag 8 april 2020 14:47

aan: IEEDNENN) S o minvws.n!>; IEEENN) D o minvws o>

Onderwerp: RE: Inhuur: graag alvast de offerte aanvraag mailen

-[IEl

Ik probeerde je net te bereiken, maar kreeg je telefonisch niet te pakken.

Heb jij voor mij alvast de offerte aanvraag? Dank!

van: IEE N BEE e minvws o>

Verzonden: woensdag 8 april 2020 13:43

Aan: riiksoverheid.n!>; [N EERETNN) <BEXERNN @ minvws.nl>

Onderwerp: RE: Inhuur

Ha W alvast dank voor jullie hulp! Ik regel nu eerst;
- erte aanvraag (ligt nu biI‘ ministerl die stuur ik straks aa

- Dan komt offerte van d morgen)
Willen jullie dan ajb de opdrachtverstrekking etc verder doen?

Van: rijksoverheid.nl>

Verzonden: woensdag 8 april 2020 11:52

) SR @ minvws.i>; IR SCKER o minvws.o > IEEEEH

@minvws.nl>
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5.1.2e @ minvws.nl>; .

5.12e @ rijksoverheid.nl>;

Onderwerp: RE: Inhuur

We gaan graag voor jullie aan de slag. Ik heb daarom net je voicemail ingesproken om het af stemmen. Zou je mij willen
terugbellen?
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van: [CEEC) JEEEEDN o invws o>

Verzonden: woensdag 8 april 2020 10:45

Onderwerp: FW: Inhuur
Urgentie: Hoog

0. In de eerste plaats adviseer ik om er geen inhuur van te maken ihandjes), maar een resultaatverplichte

opdracht/uitbesteding (t.w. een draaiboek). Vooral als meerdere mensen wil inzetten.

1. We moeten een opdracht verstrekken en daarvoor hebben we nodig:

a. Offerte vanmoor de oplevering van het draaiboek met daarin aandacht voor:
i. Wat het draaiboek bevat zodat naderhand kan worden vastgesteld of het draaiboek het antwoord op de vraag
van de Minister bevat.
ii. Raming van de kosten met onderbouwing van de ingezette mensen;
iii. Doorlooptijd.
b. Op basis van de offerte dient er een opdrachtbrief worden opgesteld, zodat de opdracht kan worden gegund.
Daarbij kan de HIS verder helpen.

NB Als de heemneerdere mensen inzet, zijn de volgende tarieven indicaties, waarbij geldt dat voor organisatieadvies
geen tarieven zijn vermeld in de mantels. Ter vergelijking: de bandbreedte bij strategisch interimmanagement varieert van €
106 (S13) tot € 187 (S18) per uur ex. BTW (prijzen 2019).

Veel succes en groet,

C .

Verzonden: woensdag 8 april 2020 08:16

Aan: [CE ) BEXETN @ minvws .n)>

Onderwerp: FW: Inhuur
Urgentie: Hoog

Hoi mwﬂ iij dit oppakken?

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

van: [IEESN -BEEED @ invws.ol-

Datum: woensdag 08 apr. 2020 12:13 AM

Aan: %) SEEED @ minvws.of>, [IEEDNN) BEEEDIM @ minvws.ol>, _Groep FEZ-
MT medewerkers minvws.nl>

Onderwerp: RE: Inhuur



Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: IR -SCEETI s o>
Datum: dinsdag 07 apr. 2020 11:48 PM
Aan: W EEEE G minvs >, _Groep FEZMT

medewerkers (@minvws nl>
Onderwerp: RE: Inhuur

Lijkt me ook handig dat hij met[BEtours even contact opneemt, die was laatst ook betrokken bij een inhuur traject

(overigens boven een ‘normale’ prijs)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

van: [IIEED BEED o winvws o>
Datum: dinsdag 07 apr. 2020 10:41 PM
Aan: %) <m(m minvws.nl>, Groep FEZ-MT medewerkers m(aminvws.nb

Onderwerp: RE: Inhuur

-

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

van: [ENECN -BEREDN @ minvs ol

Datum: dinsdag 07 apr. 2020 9:34 PM

Aan: Groep FEZ-MT medewerkers SN @minvws.ol>

Onderwerp: FW: Inhuur

Help ff wie zou dit t best kunnen oppakken?

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

van: [EREC BERETI @ minvws o~

Datum: dinsdag 07 apr. 2020 9:06 PM
Aan: (@minvws.nl>
Kopie:
Onderwerp: Inhuur

Ha
Graag zou ik je hulp willen vragen.
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In opdracht van minister v rijn gaat de heer een draaiboek ontwikkelen voor het scenario dat we eventueel
van 2400 naar 3000 ic bedden moeten gaan. Naar verwachting gaat het om een opdracht van max drie weken. Vandaag

heefnet ebeld.

is nu oa 5.1.2e Hij zal zelf voor ondersteuning zorgen, van enkele mede-

deskundigen en wat Cap Gemini mensen.

m'leeft aangegeven dat de inhuurtarieven netjes en acceptabel moeten zijn. vroeg om een richtlijn op dat punt.

Kun jij ajb aan mij laten aangeven welke tarieven voor elf en zijn ‘commissie’ en voor de ondersteunende

medewerkers als richthjn gebnukt kunnen worden? Belangrijk 1s dan of dat in of exclusief btw 1s en 1n of exclusief reis en
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andere kosten? En hoe moet uj en zijn commissie declareren? Ik kan dit dan in een brief zetten.

In normale tijden zouden we dit zelf uitzoeken, maar het 1s nu gekke tijd en het heeft natuurlijk weer haast ;)
Dus als iemand byj jou myj snel zou kunnen helpen: heel erg graag!
Die persoon kan mij als contact persoon gebruiken!

Velidiki r

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)




