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To: @minbzk ni]; IEEE. minvwsnl
Cc: ) IEEE @minvws.nl]; EERE @minvws.nl]
From: )
Sent: Tue 4/14/2020 12:34:29 PM

Subject: RE: DPC ticket IT1451031 : Kwaliteit en integriteitoverheidsinstanties

Received: Tue 4/14/2020 12:34:30 PM

HAE
Vorige week heb ikIEEESM eekoppeld aan LCH na een algemene vraag over de beveiliging daar. Berndt heeft gesproken
met contactpersoon bij LCH. Ze hebben alspraken gemaakt over de beveiliging van Bleiswijk en Vianen(als
VWS object). Daar zijn goede afspraken over gemaakt.

Voor andere locaties buiten LCH/ Mediq is er niets afgesproken bij mijn weten.

Ik weet niet of we daar als VWS een rol in willen spelen (want waar leg je de grens). Kan me voorstellen wellicht dat er

advies kan worden gegeven? Maar dat zou ook via een gewoon beveiligingsbedrijf kunnen lopen. Het lijkt me dat de kosten

doorbelast kunnen worden dan.

Groet,

5.1.2e

wIEE

Covid-19 response team

Ministry of Health, Welfare and Sports
Directorate for Pharmaceutical Affairs and Medical Technology
Parnassusplein 5 | 2511 VX The Hague
P.O. Box 20350 | 2500 EJ The Hague
The Netherlands

IEE iminvws nl

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: <EEEEEDo minbzk n>
Datum: dinsdag 14 apr. 2020 2:08 PM

Aan: 1

i

et: @minvws.nl>, A. ) <BR) minvws.nl
minvws.nl>, 5.1.2e EEEinvws >

eit en integriteit overheidsinstanties

)
Onderwerp: FW: DPC ticket IT1451031 : Kwalit

5.1.2e

Wie van jullie had zich vorige week bezig gehouden met beveiliging?
Kan die dat even oppakken.
Het financieren kan/moet toch gewoon in de afthandelingskostem van de productenstroom worden meegenomen?
Svp regelen.

Verzonden met BlackBerry Work
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van:[EXECSBERET0 invws ol
Datum: dinsdag 14 apr. 2020 1:00 PM

5.1.2e
@minbzk nl>

5.1.2e <ERELN) minvws.nl>,

@minvws.nl>

Onderwerp: FW: DPC ticket IT1451031 : Kwaliteit en integriteit overheidsinstanties
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