202369
To: m)@mi”"ws-””

From:

Sent: Mon 4/13/2020 7:16:08 AM

Subject: RE: Opdracht% LCH
Received: Mon 20 7:16:09 AM

Min vragen waren niet bedoeld om terug te komen op een toezegging.
Sterker nog, ik vroeg juist of er een toezegging was gedaan.
Mi!n vragen stelde 1k wel om te begrijpen wat de deal interessant maakt.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

van: [IEEDNN) BEEEDN @ minvws o>

Datum: zondag 12 apr. 2020 10:21 PM

Aan: @minbzi o> [IIENECINNN. <BEXETM @minvws.ol>

Onderwerp: RE: OpdrachL CH

!e E overmaken dit weekend is helaas niet aan de orde. Afspraak is dat LCH dinsdagochtend dit in orde maakt.
Alle info is al gewogen en afspraak is dat we deze partij afnemen. Is ook door LCH al bevestigd.

- Deze maskers hebben de beste fit die tot nu uit china hebben gezien

- En toezegging tot afname is al gedaan.
Gaan we dus nu niet meer ip terug komen.

Groet

Verzonden: zondag 12 april 2020 19:13

Aan: ICKETNN EXEDN o minvws.nl>; NEEEECNN. <BEXEM @ minvws.nl>

Onderwerp: FW: OpdrachtLCH

De propositie van heeft mogelijk te lang in de pijplijn gezeten.

Dat 1s vervelend.

Nu komt de vraag op of wij in het weekend geld willen overmaken.

Dat 1s niet te doen, want het bankverkeer ligt stil dit weekend.

Maar nu ik ernaar kijk, heb ik de vraag wat deze deal interessant maakt: levering pas echt in mei, flinke garantie a d
voorkant, hoe komt het naar Nederland. Maar wat vooral niet goed voelt is dat hij het geld numdirect op zijn rekening wil
zien.

Maar misschien is de toezegging al gedaan en misschien zie ik niet goed wat de deal goed maakt.

Graag even jullie blik hierop.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: Mgzbrocacef.nb
Datum: zondag 12 apr. 2020 4:33 PM
Aon: TN SCKETNNN itk
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Kopie: @amsterdamumc.nl>
Onderwerp: RE: Opdracht LCH

.

Deal is als volgt:

Levering van 560.000 FFP2 mondmaskers , waarvan 60.000 in april en 500.000 in mei,

De prijs is m“:l. BTW. incoterm FOB (eerdere vw rond de hetgeeu wij (VWS en LCH) hebben afgewezen).

Het wordt geproduceerd in China (via partners van dhr. :

De eerste zending van 60.000 stuks wordt in april geleverd. de overige 500.000 in mei,

Kwaliteitscheck is reeds gedaan (ik verwijs naar eerdere mailwisselingen met o.a. dhr.

Het is een deal in overeenstemming met het verzoek van VWS (zie hieronder citaat van eerdere mailwisselingen met

Da

Dank voor het open gesprek afgelopen middag. We hebben ook opties verkend over het aanbod van dhr als ik het goed zeg). Ik kom daar
nog even op terug.

1k snap jullie positie en kijk. Ik heb onderweg nog even op zitten kauwen.

- we weten dat dit masker een absoluut goede fit heeft. Van de meeste chinese maskers weten we dat niet.

- daarnaast realiseerde ik mij dat wij eerder vandaag aan onz hebben toegezegd dat we deze partij linksom of rechtsom zouden
afnemen. Die had ik niet meer zo scherp.

Daarom, ondanks jullie volumeinschatting, toch de opdracht om deze aanbieding aan te nemen (met de herstelde prijs van EURneen ik)
inclusief de volumes in mei. Wil jij dat deze meneer laten weten zsm waarbij jullie de zakelijke kant dan kunnen athandelen dinsdag a.s.? Hoop
dat dat voor hem geen breakpunt is.

Als dat niet kan, laat dan weten dan verlenen we de opdracht vanuit VWS maar dat doe ik liever niet. Hou het graag in één hand bij jullie. Graag je
reactie.

Vertrouwende je comrect te hebben geinformeerd,

Brocacef Groothandel
Straatweg 2, 3604 BB Maarssen - Postbus 75 3600 AB Maarssen - NL

T: 31 30N F - +31 30 HEEEEH M +31  [EEEE
E: N @brocacef nl W: www .brocacefnl

Important notice: The information contained in this email is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others
authorised to receive it. It may contain confidential or legally privileged information. If you are not the intended recipient you are hereby notified
that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be
unlawful. If you have received this information in error, please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your
system. Brocacef Groep NV and its subsidiaries are neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this
email nor for any delay in its receipt.

----- Qorspronkelijk bericht-----
Voo: IKECEN (IEKETRNN 12k o]

Verzonden: zondag 12 april 2020 15:57
CC:

Onderwerp: RE: Opdrach LCH

En wat is dan precies de deal?

Wat is de prijs?

Waar wordt het geproduceerd?

Wanneer wordt geleverd?

Z it kwaliteitscheck/prestatie in de afspraak?

Vinden jullie het ook een goede deal?
5,1 .2e
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Verzonden met BlackBerry Work
(www blackberry.com)

Van: Mg(vbrocacef.nlm(abrocacef.nl>>
Datum: zondag 12 apr. 2020 3:32 PM

- @minbzk.nl< @minbzk.nl>>
Kopie: 5.1.2e amsterdamume.nl>>
Onderwerp: RE: Opdracht (R

Dag R

Zojuist verzoek / reactie van 5.1.2e gekregen: hij verzoekt het bedrag t.w.v. 7 . refereert
aan het gesprek dat hij met [ESEREZIIN heeft gehad) op de volgende rekening 1.

ﬂ.v.v. aanbetaling 560.000 FFP2 mondmaskers conform afspraak met dhr

Dit gaat om een gecombineerde bestelling van in totaal 560.000 stuks. Ik heb de vraag aan dhrgcstcld of hij kan bevestigen dat indien het
bedrag is overgemaakt op voornoemde rekening. de productierun ook daadwerkelijk wordt gereserveerd en tot levering kan worden overgegaan?
Reactie vmﬁ dat kan pas als het geld op hun rekening (van producent) staat.

Wat is de zienswijze van VWS in deze en is dit te realiseren?

Verneem graag van je.

5.1.2e

Brocacef Groothandel

Straatweg 2, 3604 BB Maarssen - Postbus 75 3600 AB Maarssen - NL
T: +31 30 245 22 36 F: +31 3 (M +31 « IEEEEE

E: m«vbrocacef.nl W: www brocacefnl<http://www.brocacef.nl>

Important notice: The information contained in this email is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others
authorised to receive it. It may contain confidential or legally privileged information. If you are not the intended recipient you are hereby notified
that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be
unlawful. If you have received this information in error. please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your
system. Brocacef Groep NV and its subsidiaries are neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this
email nor for any delay in its receipt.

minbzk nl

Verzonden: zondag 12 april 2020 12:43
CC:
Onderwerp: RE: OpdrachLCH

Hierbij de bevestiging.
Bezie wat nu verstandig/mogelijk is.
5. 1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com<http://www blackberry.com>)
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5.1.2e Mgw bro cacef.nlmga,brocacef.nl>>

Dattim: zondag 12 apr. 2020 11:26 AM
i

Kopie: @amsterdamume.nl>>

Gocdemorgen

Denk het wel. Wat hier achter zit? Niet direct een beeld.. Zal hem straks via de APP even berichten of een toezegging van VWS voldoende is. Is in
het Eaasweekeinde wat ik begrijp niet mogelijk financi€le transacties uit te voeren.

had het over een CC van VWS en schermde daarmee.

Zal het volgende voorstellen aan hem: of een toezegging cq. garantiestelling van VWS voldoende is gelet het in je mail vermelde probleem
(uitvoeren banktransacties). Indien niet voldoende kan ik het rekeningnummer en bedrag opvragen wat benodigd is voor de (aan)betaling.

Graag nog even een bevestiging cq. reactie van VWS voordat ika benaderen.

Brocacef Groothandel
Straatweg 2. 3604 BB Maarssen - Postbus 75 3600 AB Maarssen - NL

T: +31 30)RECIlE: +31 30 M: 31 S R
E: EREEN@brocacef.nl W: www brocacef.nl<http:/www.brocacef.nl>

Important notice: The information contained in this email is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others
authorised to receive it. It may contain confidential or legally privileged information. If you are not the intended recipient you are hereby notified
that any disclosure. copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be
unlawful. If you have received this information in error, please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your

system. Brocacel Groep NV and its subsidiaries are neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this
email nor for any delay in its receipt.

----- Qorspronkelijk bericht-----
Vou: IEKECINN (AETIN v 1

Verzonden: zondag 12 april 2020 9:41
Aan:
(80

Onderwerp: FW: OpdrachtCH

Eoe; |!1€r nog op worden geacteerd?

VWS kan kijken wat kan worden gedaan, maar hebben ook het bank-probleem.
1k vind het overigens wel vreemd dat een toezegging niet voldoende is voor het weekend.
Wat zit hierachter? Druk opmons dat ladingen naar elders gaan zijn er permanent!

Verzonden met BlackBerry Work
(www .blackberry.com<http://www.blackberry.com <http://www.blackberry.com<http://www.blackberry.com>>)

Van: 5.1.2e ) @minvws.nl @minvws.nl>>

Datum: zaterdag 11 apr. 2020 9:40 PM

5.1.2e A i s>, 5.1.2e

S @minvws.nl< 5.1.2e Q 0l>>, - Al e @minszw.nl>>
Onderwerp: RE: Opdracht SGERST CH

Moet dan via creditcard. Als ik zo zie gaat t om zeg ton aanbetaling ???. Ik heb 1. bedrag en 2. rekeningnummer nodig en 3. akkoord sg.

Er is geen zekerheid dat bank t aan eeft (banken dicht) wel dat het geld van overheid aan bank is gegaan.
Met veel dank a
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Verzonden met BlackBerry Work
(www .blackberry.com<http://www.blackberry.com <http://www.blackberry.com<http://www.blackberry.com>>)

Van: 5.1.2 5.1.2e ) @minvws.nl @minvws.nl>=

Datum: zaterdag 11 apr. 20209 14 PM
Aan:
Kopie:
Onderwerp: FW: Opdlacht 5.12e |Hels

Kun jij iets regelen?

Met vriendelijke groet,

Van: m(a, brocacef. nlm(wbl'ocacef.ul>>
Datum: zaterdai 11 apr. 2020 6:06 PM

5.1.2¢ @minvws.nl>>,

oo

z ojuistMgesprokm. Heb het protocol vanuit positie L CH toegelicht. Hij begrijpt dit, echter, hij zit met de volgende vitdaging : Hij kan dit
traject pas 11 werking zetten als er is betaald, cq. een deel van de som is betaald. Ik krijg dit vanuit LCH vandaag en morgen eenvoudigweg niet
geregeld. Dinsdagochtend op z'n vioegst.

Zijn dilemma is dat hij het risico loopt dat de productierun door derden (landen als VS) wordt weggekaapt. Dit is overigens geen nieuwe
ontwikkeling.

De concrete vraag die ik aan VWS heb is de volgende: is er een mogelijkheid dat er vandaag of morgen een deel vooruitbetaald kan worden?

Verneem graag. Voor overleg hou ik mij bereikbaar. Ik hetoegezegd hem vanavond nog even terug te bellen.

Brocacef Groothandel

Straatweg 2. 3604 BB Maarssen - Postbus 75 3600 AB Maarssen - NL
e :+31 M +31 ¢ R
E: wbrocacef.nl W: www brocacef.nl<http://www.brocacef nl>

Important notice: The information contained in this email is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others
authorised to receive it. It may contain confidential or legally privileged information. If you are not the intended recipient you are hereby notified
that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be
unlawful. If you have received this information in error, please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your
system. Brocacef Groep NV and its subsidiaries are neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this
email nor for any delay in its receipt.
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----- Oorspronkelijk bericht-----

Van: INEKECN CETI it u1)
Verzonden: zaterdag 11 april 2020 17:32

Aan:
CC: coronaleads;

Onderwerp: RE: Opdracht SRR
ja graag, want hij bleef bellen.
5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www .blackberry.com<http: //www.blackberry.com <http://www.blackberry.com<http://www.blackberry.com<http://www.blackberry.com <http://w
ww.blackberrv.com<http://www.blackberry.com<http://www.blackberry.com>>>)

: 5.1.2¢ ): 5.1. 5.1.2e |

Van: )brocacef.nl brocacef.nl>>

Datum: zaterdag 11 apr. 2020 3:57 PM

(@minbzk nl< = (@minbzk.nl>>, 5.1.2e
@minvws.nl<} @minvws.nl>>, 5.1. B 5.1.2e 5.1.2e @minvws.nl>>

Kopie: coronaleads <coronaleads@minvws.nl
Onderwerp: RE: Opdrac

Goedemiddag ik hebier op gewezen. Indien er onduidelijkheid hieromtrent mocht bestaan doe ik dit namens LCH nog een keer.
Is dit gewenst?

Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone.

-------- OOI'S ronkelij k bcncht e

@m mbzk nl>

atum 11 04-20 15:25 GMT+01 0[)
minvws.ol>, "IN BRI G minvws.ol-. TEE
@brocacef.nl>

Cc: coronaleads <coronaleads@minvws.nl>
Onderwerp: FW: Opdrach

Checkvraag: hceft inmiddels de bevestiging gekregen, Inclusief de mededeling dat financiéle transactie pas na het weekend kan?
5.1 2e

Verzonden met BlackBerry Work

(www .blackberry.com<http://www.blackberry.com <http://www.blackberry.com<http://www .blackberry.com<http://www.blackberry.com<http:/w
ww blackberry.com<http://www.blackberry.com<http://www.blackberry.com<http://www.blackberry.com<http://www.blackberry.com<http://w
ww.blackberrv.com<http://www.blackberry.com<http://www.blackberry.com<http://www.blackberry.com<http://www.blackberry.com<http://w
ww.blackberry.com=>>>>)

Van: 5.1.2e ) @minvws.nl @minvws.nl>>

Datum: zaterdag 11 apr. 2020 9:27 AM
Aan:ﬁ A i : 1. @minbzk.nl>>

FYI

Van: ) <EEEE @minvws.al>

pril 2020 21:12

Dank!
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Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com<http: /www.blackberry.com <http://www.blackberry.com<http://www.blackberry.com<http://www.blackberry.com <http://w
ww.blackberrv.com<http://www.blackberry.com<http:/www.blackberry.com<http://www.blackberry.com<http://www.blackberry.com<http.//w
ww blackberry.com=http://www.blackberry.com=<http:/www.blackberry.com<http:/www .blackberry.com<http://www.blackberry.com<http.//w
ww.blackberrv.com<http://www.blackberry.com<http://www.blackberry.com<http://www.blackberry.com<http://www.blackberry.com<http://w
ww.blackberry.com<http://www.blackberry.com<http://www.blackberry.com<http://www.blackberry.com=<http://www.blackberry.com=<http://w
ww blackberry.com<http://www.blackberry.com<http://www.blackberry.com<http:/www .blackberry.com<http://www.blackberry.com<http://w

ww.blackberry.com<http://www.blackberry.com=>>>>)
an: @brocacef.nl @brocacef.nl>>

Datum: vrijdag 10 apr. 2020 8:56 PM
5.1.2e

5.1.2e

([@min vws.nl<]

mediq.com<]

N

Heb zojuist contact gehad met
april. en 500.000 mondkapje
later nog hebben..

Krijg er op dit moment geen orderbevestigingen weg vanuit L eusden. Ik heb begrepen dat morgen preekt. Misschien dat dan e.e.a op
derit gezet kan worden zodatrichting zijn achterban de productie in gang kan

m Hem aangegeven gebruik te maken van zijn voorstel tot het leveren van 60.000 mondkapjes in
s 1 mel tegen de aangepaste prijs van EURmxcL BTW (incoterm Ex Works of FOB.) Over juni kunnen wij het

Dinsdag a.s. kunnen wij dit vanuit Leusden verder oppakken (orderbevestigingen, vooruitbetaling. planning etc)..

Ik vertrouw erop dat e.e.a zo correct is opgepakt.

Brocacef Groothandel
Straatweg 2, 3604 BB Maarssen - Postbus 75 3600 AB Maarssen - NL

T: 4313 F:+313 M: +31 cEHEC
E: (@brocacef.nl @brocacef.nl> W: www.brocacef.nl<http://www.brocacefnl>

Important notice: The information contained in this email is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others
authorised to receive it. It may contain confidential or legally privileged information. If you are not the intended recipient you are hereby notified
that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be
unlawful. If you have received this information in error, please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your
system. Brocacef Groep NV and its subsidiaries are neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this
email nor for any delay in its receipt.

O 78d0ff98.478253e4]<http://www.brocacef.nl>
traatwe; Maalss 53600 B - NL
T +31 3 M+316 F: +31
@wbrocacef.nl W: www.brocacef nl<http://www.brocacef.nl>

Important notice: The information contained in this email is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others
authorised to receive it. It may contain confidential or legally privileged information. If you are not the intended recipient you are hereby notified
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that any disclosure. copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be
unlawful. If you have received this information in error, please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your
system. Brocacef Groep NV and its subsidiaries are neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this
email nor for any delay in its receipt.

----- Oorspronkelijk bericht-----
Van: “ (EEEDIN @ invws.nl]

Verzonden: vrijdag 10 april 2020 20:32

T B

Urgentie: Hoog

g 512 |

Dank voor het open gesprek afgelopen middag. We hebben ook opties verkend over het aanbod van dhals ik het goed zeg). Ik kom daar
nog even op terug.

1k snap jullie positie en kijk. Ik heb onderweg nog even op zitten kauwen.

- we weten dat dit masker een absoluut goede fit heeft. Van de meeste chinese maskers weten we dat niet.

- daarnaast realiseerde ik mij dat wij eerder vandaag aan onze hcbbcn toegezegd dat we deze partij linksom of rechtsom zouden
afnemen. Die had ik niet meer zo scherp.

Daarom. ondanks jullie volumeinschatting, toch de opdracht om deze aanbieding aan te nemen (met de herstelde prijs van EU een ik)
inclusief de volumes in mei. Wil jij dat deze meneer laten weten zsm waarbij jullie de zakelijke kant dan kunnen afhandelen dinsdag a.s.? Hoop
dat dat voor hem geen breakpunt is.

Als dat niet kan, laat dan weten dan verlenen we de opdracht vanuit VWS maar dat doe ik liever niet. Hou het graag in één hand bij jullie. Graag je
reactie.

Alvast dank!
Groet

Verzonden met BlackBerry Work

(www blackberry.com<http: /www.blackberry.com <http://www.blackberry.com<http://www .blackberry.com<http://www.blackberry.com <http://w
ww.blackberry.com<http://www.blackberry.com<http://www.blackberry.com<http:/www.blackberry.com<http://www.blackberry.com<http://w
ww.blackberrv.com<http://www.blackberry.com<http://www.blackberry.com<http://www.blackberry.com<http://www .blackberry.com<http://w
ww.blackberrv.com<http://www.blackberry.com<http:/www.blackberry.com<http://www blackberry.com<http://www blackberry.com<http.//w
ww blackberryv.com<http://www.blackberry.com<http://www.blackberry.com<http://www .blackberry.com<http://www.blackberry.com<http://w
ww.blackberry.com<http://www.blackberry.com<http://www.blackberry.com<http://www .blackberry.com<http://www.blackberry.com<http://w
ww blackberry.com<http://www.blackberry com>>>>>)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden.
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake. you
are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent
in the electronic fransmission of messages.




