198493

To: 5. 512e || 5.1.2e

Cc: 5.1.2e [ 512

From: 5.1.2e

Sent: Tue 5/19/2020 8:43:58 AM

Subject: RE: Inzet en borging arbeidshygiénische expertise (AMT-OMT en Arbo binnen LCI)
Received: Tue 5/19/2020 8:43:59 AM

EEER) dankje voor je acties.
JEEEZY belde al wat de stand van zaken is. Hij wordt blijkbaar niet geinformeerd door werkgever. Afwachten maar

even, zal hem zeggen dat de bal bij hen ligt

-Het voorstel van%om of hem in te zetten of in overleg -en bij concrete vragen- een collega te zoeken
(binnen of buiten Prevent P) lijkt mij ok.

De vraag is wisselend, nu speelt er wat mij betreft even niks.

Weet niet ofeen idee heeft over een structurele inzet van XX uur per week/maand op AMT/maskers etc

Zonodig bellen we even vandaag

aroet, I5ED

5.1.2e
2. 1.£8

RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding
Postbus 1
3720 BA Bilthoven

www.rivm.nl/infectieziekten

From: <R RN @ rivm. nl>
Sent: dinsdag 19 mei 2020 09:24

To: IEL SHCE . I -SE ¢ >

Subject: FW: Inzet en borging arbeidshygiénische expertise (AMT-OMT en Arbo binnen LCI)

Concreet:kan max paar uur per week er aan besteden; kan het wel beleggen bij partners
Willen jullie dat; zijn de vragen concreet genoeg om uit te zetten bij anderen?

of is twee uur ||y per week voldoende?

EBEEZ)ziin werkgever gevraagd om tweede voorstel
Tot eind van het jaar, kan dan tarief omlaag? Wordt vervolgd

Dubbel
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