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Sent: Tue 4/7/2020 10:48:33 AM
Subject: RE: Beademingsapparatuur optie 2
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Hi B er zijn er nu nog 88.

Ik hoor graag zsm of deze interessant zijn voor Nederland.

Alvast bedankt.

Groeten

Van: @goldenagehcgroup.com @goldenagehcgmup.com>
Verzonden: Tuesday, April 7, 2020 9:22 AM

@duyfjestrading.com>

: Al A @minvws.nl>; )’
g 5128 sl it A )! @minvws.nl>;

Onderwerp: RE: Beademingsapparatuur optie 2

Beste

Ik heb vandaag via mijn netwerk iemand voorgesteld gekregen die vanochtend vroeg nog 110 stuks op voorraad had en op dit
moment nog 90 machines. De voorraad mogen we gaan bekijken (dit is anders dan bij andere leveranciers die eerst geld willen

Is dit interessant voor jullie en zo ja hoeveel stuks zouden er nog nodig zijn?

Groeten

Van: @goldenagehcgrou p.com m@goldenggehcgroup.com>

Verzonden: Tuesday, March 31, 2020 8:52 PM

Aan: .com>
CC: 5.1.2e Al . )’
% 5.1.2e ! 1. ik minvws.nl>;

5.1.2e
Onderwerp: RE: Beademingsapparatuur optie 2

Beste

Hartelijk dank voor de bevestiging. Graag zie ik de overeenkomst, betaling- en kwaliteitschecklist tegemoet. Wij zullen die ook
gebruiken tijdens onze controle ter plaatse in de fabriek.

Wij zullen er alles aan doen om het goed te regelen en hopelijk kunnen wij een bijdrage leveren aan de zorg in Nederland.
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Uiteraard hou ik jullie pro-actief op de hoogte over de productie status.

Fijne avond voor nu gewenst en we spreken elkaar morgen.

E: Hgduvfjestradin_g.com

W: www.duyfjestrading.com

Skype: INCAEEINN

DISCLAIMER

Duyfjes Trading BV heeft aan het opstellen en verzenden van dit e-mail bericht (met eventuele bijlagen) de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat dit bericht
onvolledig is, onjuistheden bevat, niet voor u is bestemd of te laat wordt ontvangen. Duyfjes Trading BV aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

Dit e-mailbericht en eventuele bijlagen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en is strikt vertrouwelijk. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u dit
bericht en eventuele bijlagen daarbij aan de afzender terug te sturen en alle kopieén ervan te wissen en te vernietigen.

Duyfjes Trading BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met risico’ s verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.

Op alle diensten van Duyfjes Trading BV zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing die zijn te raadplegen via www.duyfjestrading.com en gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer: 32151876

van: INEEICKERNN) BEXEM @ minvws.n)>

Verzonden: Tuesday, March 31, 2020 7:41 PM

@ minvws.nl>; ,

Onderwerp: RE: Beademingsapparatuur optie 2

Beste NEEEEN

Onze kan instemmen met jouw aanbod voor 20 stuks beademingsapparatuur mode
aarbij gelden de volgende voorwaarden/afspraken:

¢ Het gaat om 20 stuks beademingsapparatuur mode‘lonform de door jouw aangeleverde foto’s,
certificaten, informatie en specificaties. Daarbij dienen ook alle toebehoren onderdeel te zijn van het apparaat zodat de
apparaten direct te gebruiken zijn voor intensieve beademing.

e Het apparaat kost per stuk (op basis van de door jou ingediende factuur).

e 13 of 14 april zijn de apparaten in China gereed en beschikbaar; jij zal ons actief op de hoogte houden of ditinderdaad het
geval is en hier bewijs van leveren aan ons.

* 15 of 16 april zijn de apparaten in Nederland. Dan zal vervolgens het apparaat nog worden getest op kwaliteit om te zien

of het inderdaad de apparaten model ijn. Als dit goed bevonden is dan nemen we de apparaten
daadwerkelijk af.
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* Transportkosten zijn 1:1; 5.1.1¢c

e Vervoer/luchtbrug etc. stemmen we nog af; wellicht kan e.e.a. via het distributieteam van het Landelijk Consortium
Hulpmiddelen;

* Volledige financiering vooraf;

« Als ontbindende voorwaarde geldt dat we ons geld terugkrijgen als de spullen uiterlijk 16 april niet in Nederland zijn (dus
in geval van te late levering) en indien de apparaten niet door de kwaliteitscheck komen.

Je ontvangt van ons nog een formele opdrachtbrief/overeenkomst waarin bovenstaande nader is uitgewerkt. Ook zullen we de
betaling in gang gaan zetten.

Voor vragen ben ik uiteraard beschikbaar. Prettige avond!

Met vriendelijke groet,

Van: goldenagehcgroup.com m_@goldenggehcgroup.com>
Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 16:16
@minvws.nl>; IR SEEE e minvws.ni>

Aan:
@ minvws.nl>; m_@ duyfijestrading.com

CE:
Onderwerp: RE: Beademingsapparatuur optie 2

seste JEXEE

Bijgaand tref je de facturen aan voor zowel 10 als 20 stuks. Daarnaast nog een keer de certificaten + informatie en hieronder de e-
mail antwoorden op de eerder gestelde vragen.

Ik zie uit naar jullie reactie - we moeten nu wel echt bevestigen en aanbetalen anders zijn ze weg.
Hartelijke groet,

5.1.2e

(PR

Ps. Morgen proberen we met een indicatie voor de transportkosten te komen.

Dear K

Please see the attached for the documents we prepared for model number S1100A from one supplier (Nanjing
Superstar Medical Equipment Co., Ltd.) Please kindly note that the documents may mention number S1100, which is
the model number for domestic market, they are exactly the same.

There are around 8 factories in China who could manufacture the qualified ICU ventilator. All of them are fully
scheduled until the end of May. Nevertheless, we just secure 10 machines of S1100A from this supplier, which will
be delivered by April 15th. For details, see my answer below:

What is very important for us about the machinery:

1. The machine can be operated by the personnel working in the hospital. Yes, see the English operational
mannual.

2. It is a trustworthy machine. Please see the certificates attached. This supplier is currently manufacturing ICU
ventilator for many EU countries.

3. The machine can provide enough pressure: inspiratoir 75-100 cmH20, expiratoir min 30 cmH20) The
pressure limit is 20-100cmH20, see the product brochure and operational manual at page 93 for "Ventilation
parameter adjustment”.
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4. The machine comes together with enough disposables. See the packing list, if not all of them are included,
please send me a detailed list, and | will check with the supplier.

5. With humidification Function and/or connection possibility to humidification. The packing list include a
"humidifier”, see also the operational manual at page 93 for humidifier.

6. The machines are in stock — and ready now - for delivery — | must deliver in week 14 and week 15

(30" March to 11" April). As mentioned above, we tried our best to secure 10 machines of S1100A from this

supplier.

| need also:

1. The suppliers company and contact details. See the product brochure.

2. Completey clearly readable (not photoshopped or censured/blocked) images of ALL SIDES of the products.
See the Product pictures

3. Completey clearly readable (not photoshopped or censured/blocked) images of the quality documents

(originals). See the certificates
4. What quantity of machines do you have now and where are these?

5. Clear pricing and payment terms. If the goods offered above is acceptable. the EXW price per machine is
usD we are not able to give the exact number of freights until you put formal order. You can pay the
carrier directly, or pay us before delivery for the freight. For this 10 machines, the factory requires 100% TT in
advance, so we also prefer the 100% T/T in advance. Since this not a very big amount, we are a bit flexible for
the payment term, if you have other better counter-offer.

-----Oorspronkelijk bericht-----

van: [N EEEDN @ minvws.ni>

Verzonden: Tuesday, March 31, 2020 2:44 PM

Aan: oldenagehcgroup.com; )M>
G )m@minvws.nb; @duyfjestrading.com

Onderwerp: RE: Beademingsapparatuur optie 2

Hallo JEKEE

Wij leggen besluit voor met de factuur of offerte, het rapport dat wij krijgen vanuit China over de betrouwbaarheid en de
afspraken over financiering.

U kunt de factuur naar ons toesturen.
Wij zijn uiteindelijk niet degenen die de overeenkomst met u aangaat.

Vriendelijke groet,
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Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: @goldenagehcgroup.com
Verzonden: 31 mrt. 2020 14:31

Naar: " @minvws.ni>; ' AN " <BIEXE @ minvws nl>

(@ o @minvws.nl>; @duyfjestrading.com
Onderwerp: RE: Beademingsapparatuur optie 2

Beste [JEEEEMbedankt voor de snelle reactie.

Oke, wil je dat ikeen e-mail stuur @minvws.nl<@minvws.n|>) of loopt dit via jullie? In t laatste

geval wacht ik het even af.

Ik kreeg net te horen dat er met eengesproken is en we kunnen mogelijk 20 machines krijgen- klaar op 14 april.

Is dat interessant voor jullie?

van: ) BEEM o minvws.ni>

Verzonden: Tuesday, March 31, 2020 2:16 PM

Aan: @goldenagehcgroup.com; ) @minvws.nl>
cc: ) <BEEEE @ minvws.ni>; BB @duyfiestrading.com

Onderwerp: RE: Beademingsapparatuur optie 2
De afspraak zoals geel gemarkeerd is inderdaad zoals besproken. Betaling vooraf is eventueel mogelijk.

Indien alle gegevens op orde zijn is het uiteindelijk 5.1.2e die over de overeenkomst beslist.

Met vriendelijke groet,

W@goldenagehcgroup.M@goldenagehcgrou p.com>

@goldenagehcgroup.com @goldenagehcgroup.com>>

Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 14:14
@minvws.nl>>

@minvus.r1>>; IR

@duy‘fjestrading.com<@duyfjestrading.com>

Onderwerp: RE: Beademingsapparatuur optie 2

Beste

Zie bijgaand de certificaten van de fabrikant.

Dat is niet wat wij telefonisch besproken hebben. De afspraak /voorstel van jullie was mij wel vooruit te kunnen betalen —en dat ik
op mijn beurt in het geval van late levering het geld zal terugstorten. Met deze informatie ben ik mijn onderhandelingen daarna
ingegaan en heb ik met het vertrouwen van jullie directe betaling aan mij, heb ik beloofd dat ik hen aan zal betalen vandaag.

Wat betreft de transportkosten kan ik morgen waarschijnlijk met een indicatie komen.

:1c
Graag hoor ik of de vooruit betaling wel akkoord is nu, dan zal ik de factuur opstellen.

Met vriendelijke groet,
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van: [NEEREDNN) MEXEDNN @ minvws.n|<EEERECN @ minvws.nl>>

Verzonden: Tuesday, March 31, 2020 1:38 PM
Aan: @goldenagehcgroup.com<
CE:

@goldenagehcgroup.com>

@minvws.n <K @ minvws.ni->; [N

@minvws.nl4 @minvws.nl>>
Onderwerp: FW: Beademingsapparatuur optie 2

Beste JEXEZN

Dank voor je bericht. We missen alleen nog een CE-certificaat van de fabrikant. Heb je die voor ons?
En we gaan nog bespreken metof 15 april akkoord is. Dat hoor je nog van ons.

En zoals besproken, in geval van een mogelijke overeenkomst, geldt dat wij alleen betalen als de producten daadwerkelijk
afgeleverd zijn in Nederland bij 5.1.2h

Met vriendelijke groet,

Van: @goldenagehcgroup.com @goldenagehcgroup.com>
@goldenagehcgroup.com @goldenagehcgroup.com>>
Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 13:25

@minvws.n!< R @minvws. ni>>; RN

@ minvws.nl @minvws.nl>>
Onderwerp: FW: Beademingsapparatuur optie 2

Wij hebben net de fabrikant gesproken en zullen hen vandaag vooruit betalen. Hij zal zijn best doen om 13-14 April de machines af
te hebben, die kunnen dan direct naar Nederland worden gevolgen. Mijn collega’s ter plaatste zullen ook naar de fabriek gaan om
de producten te bekijken voordat ze gaan vliegen.

Ik ga graag de overeenkomst met jullie aan — kunnen we de leverdatum van 15 april aanhouden?

ST < e heboen hard mosten onderhandelen

om onze kleine bestelling ertussen door te doen.

Ik hoor graag van quIie
Groeten | EEZN
Van: <@duyfjestrading.com<@duyfjestrading.com>>

Verzonden: Tuesday, March 31, 2020 11:04 AM

aan: [IEEECN BEEED @ minvws.n <T@ minvws.nl>>
Onderwerp: Beademingsapparatuur optie 2

Beste [FEZ dit is mijn tweede optie.

Ik vind het wederom erg duur. Ik hoor graag of dit interessant is en of ik de moeite moet nemen uit te zoeken wat het vervoer nog
gaat kosten?
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Dear KN
Please see the attached for the documents we prepared for model number S1100A from one supplierm
Please kindly note that the documents may mention number 51100, which is the model number for domestic

5 ly the same.
There are around 8 factories in China who could manufacture the qualified ICU ventilator. All of them are fully scheduled until the
end of May. Nevertheless, we just secure 10 machines of S1100A from this supplier, which will be delivered by April 15th. For
details, see my answer below:

What is very important for us about the machinery:

1. The machine can be operated by the personnel working in the hospital. Yes, see the English operational mannual.

2. Itis a trustworthy machine. Please see the certificates attached. This supplier is currently manufacturing ICU ventilator for
many EU countries.

3. The machine can provide enough pressure: inspiratoir 75-100 cmH20, expiratoir min 30 cmH20) The pressure limit is 20-
100cmH20, see the product brochure and operational manual at page 93 for "Ventilation parameter adjustment".

4, The machine comes together with enough disposables. See the packing list, if not all of them are included, please send me a
detailed list, and | will check with the supplier.

5. With humidification Function and/or connection possibility to humidification. The packing list include a "humidifier”, see also
the operational manual at page 93 for humidifier.

6. The machines are in stock — and ready now — for delivery — | must deliver in week 14 and week 15 (30th March to 11th April).
As mentioned above, we tried our best to secure 10 machines of S1100A from this supplier.

| need also:

1. The suppliers company and contact details. See the product brochure.

2. Completey clearly readable (not photoshopped or censured/blocked) images of ALL SIDES of the products. See the Product
pictures

3. Completey clearly readable (not photoshopped or censured/blocked) images of the quality documents (originals). See the
certificates

4. What quantity of machines do you have now and where are these?

5. Clear pricing and payment terms. If the goods offered above is acceptable. the EXW price per machine is USD [N we are
not able to give the exact number of freights until you put formal order. You can pay the carrier directly, or pay us before delivery
for the freight. For this 10 machines, the factory requires 100% TT in advance, so we also prefer the 100% T/T in advance. Since this
not a very big amount, we are a bit flexible for the payment term, if you have other better counter-offer.

I will come back with you for other 100 machines that will be delivered by the end of April very soon, based on the information |
just got from my partner.

van: [EEEC) EXET @ minvws.n|<|BNEKET @ minvws.nl>>

Verzonden: Monday, March 30, 2020 3:53 PM
Aan:@duyfjestrading.com@duyﬁestrading.com>

Onderwerp: RE: 5 miljoen N95 maskers van 3M op vliegveld

Geachte INNEHEDNNN

Dank voor uw bericht.

Met betrekking tot uw aanbieding voor de beademingsapparatuur verzoeken wij u ons zo mogelijk de specificaties daarvan toe te
zenden. Zie de bijlage hiervoor.

Voor ons is het daarbij van belang dat het apparatuur is:

¢ Die door het personeel van de ziekenhuizen bediend kan worden; ¢ Die voldoende betrouwbaar is; * Die voldoende druk kan
leveren (inspiratoir 75-100 cmH20, expiratoir min 30 cmH20); * Waar voldoende disposables bij geleverd worden; « Met
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bevochtiging en/of koppeling aan bevochtiging; * Die per direct beschikbaar is. We hebben de apparatuur z.s.m. nodig in week 14
en 15; 30 maart — 11 april.

En kunt u ons, via één direct antwoord op deze e-mail, de volgende informatie toesturen:

e Email met bedrijfs- en contactgegevens; ¢ Volledig leesbare ongecensureerde afbeeldingen (alle zijden) van de producten;
Volledig leesbare ongecensureerde kwaliteitsdocumenten; *« Hoeveelheden en fysieke locatie van de goederen; » Duidelijke
prijsstelling en betalingsvoorwaarden.

Met vriendelijke groet,

Van: <@duyfjestrading.com<@d uyfjestrading.com>>

Verzonden: maandag 23 maart 2020 14:14
Aan: coronabeschermingsmiddelen

@minvws.n| <A @ minvws.ni>>; [
@minvws.nl @minvws.nl>>

Onderwerp: RE: 5 miljoen N95 maskers van 3M op vliegveld

geste IR

Graag help ik met een aanbieding te doen voor de beademingsapparatuur. De prijs krijg ik pas wanneer ik opgeef in welke
aantallen wij zouden willen kopen.

Bijgaand is wat ik van een leverancier kan krijgen. Is dit interessant? Kunt u de specifieke eisen doorgeven en welke certificaten
nodig zijn?

Alvast bedankt.

Groeten 5.1.2e

@minvws.n| < @ minvws.nl>>

Verzonden: Monday, March 23, 2020 10:47 AM

Aan: 5.1.2e ) @minvws.nl@minvws.nl>>
CC: BN @ duyfjestrading.com @duyfjestrading.com>

Onderwerp: FW: 5 miljoen N95 maskers van 3M op vliegveld

Hallo IERIEEN

Zoals zojuist afgesproken stuur ik je hierbij de email door mbt het aanbod voor het leveren van beademingsapparatuur. Ik heb
zojuist gesproken met m, met wie ik heb afgesproken om dit aan jullie door te geleiden. Je

vindtffEgegevens hieronder en het emailadres in cc. Dank dat je de behandeling wilt overnemen.

Vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet / Kind regards,
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[Description: sig]

- I

E:
IEEEDN @ duyfiestrading.com < ERIELININ @ duyfiestrading. com < IR © IR =

uyfjestrading.com>>

Wi
www.duyfjestrading.com<http://www.duyfjestrading.com/<http://www.duyfjestrading.com%3chttp:/www.duyfjestrading.com/>>

skype: IEKECENN

DISCLAIMER

Duyfjes Trading BV heeft aan het opstellen en verzenden van dit e-mail bericht (met eventuele bijlagen) de nodige zorg besteed.
Desondanks is het mogelijk dat dit bericht onvolledig is, onjuistheden bevat, niet voor u is bestemd of te laat wordt ontvangen.
Duyfjes Trading BV aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

Dit e-mailbericht en eventuele bijlagen is uitsluitend bestemd voor de

geadresseerde(n) en is strikt vertrouwelijk. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u dit bericht en eventuele bijlagen
daarbij aan de afzender terug te sturen en alle kopieén ervan te wissen en te vernietigen.

Duyfjes Trading BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Op alle diensten van Duyfjes Trading BV zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing die zijn te raadplegen via
www.duyfjestrading.com<http://www.duyfjestrading.com/<http://www.duyfjestrading.com%3chttp:/www.duyfjestrading.com/>>
en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer: 32151876
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