119449
To: 5.1.2e IEEESI @ minvws.nl]

From: 5.1.2e )

Sent: Sat 4/25/2020 12:14:37 PM

Subject: FW: Spoedbetaling lenW

Received: Sat 4/25/2020 12:14:38 PM

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: —) <EEEE @ minvws ot

1 mrt. 2020 12:54 PM

@minvws.nl>, 5.1.2e )

Onderwerp: RE: Spoedbetaling IenW

HafPE Net via mail ERFENreeds akkoord gegeven, ligt al bij kasbeheer. Groet, [FeRE2

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: <ESEN o minszw ol

Datum: dinsdag 31 mrt. 2020 12:49 PM

Aan: INCECN -BEEEDN @ ninvws o>

Onderwerp: FW: Spoedbetaling len W

Ook graag jouw akkoord voor deze spoedbetaling voor IenW die via VWS wordt aangevraagd.

M@mmszw nl>;
@minszw.nl>; EEAEFTEEN. <R L @mlnSZW nl>;

Onderwerp: FW: Spoedbetaling lenW

Allen,

Bijgaand de gegevens van de spoedbetaling. Akkoord van FEZ ([JIEEEEI) volot nog, wordt aan gewerkt. Gezien de
beperkte tijd die nog rest graag alvast alles in gang zetten en de betaling opvoeren in ING. Autoriseren uiteraard pas doen na

akkoord van [JIEEE Thanks!

Groeten

Ministerie van Socnale Zaken en Werkgelegenheid
Directie DSU / Financieel Dienstencentrum
Locatie Beatrixpark SRS

Wilhelmina van Pruisenweg 52 | 2595 AN | Den Haag
Postbus 90801 | 2509 LV | Den Haag




Het Financieel Dienstencentrum (FDC) is het interdepartementale samenwerkingsverband onder verantwoordelijkheid van SZW.

Het FDC voert de financiéle administratie en het beheer van het financiéle SAP-systeem uit voor de ministeries van BZK, Financién, OCW, SZW
en VWS.

Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 12:38
ICE N BEE o v 0>

Aan: )
minszw.nl>

CC: minszw.nl
Onderwerp: FW: Spoedbetaling lenW

,

Via het FDC kreeg ik het verzoek om een spoedbetaling voor mondkapjes voor I&W uit te voeren. Deze zijn bedoeld voor de

Waterschappen en Gemeentelijk waterbeheer (zie mail). I&W schijnt geen spoedbetaling te kunnen uitvoeren, vandaar het verzoek
via VWS.

Zodra de betaling is verricht stelt ap een interdepartementaal rijksbetaalstuk opstellen ten gunste van de RC van
VWS: RC 14037 ten bedrage van

Zou je dit willen goedkeuren en doorzetten naar FDC kasbeheer?

van: ) BB e minienw .n)>
Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 12:09
Aan: 5.1.2e 5.1.2e @ minvws.nl>

5.12e |
5.1 5.1.2e ﬂ 51.5 : 5.1.2e

5.1.2e
CEW-CR ® minfin.nl>;

Onderwerp: Spoedbetaling lenW

Geachte collega’s, Beste

Na overleg metw vraag ik je vriendelijk om namens IenW (Rijkswaterstaat) ingesloten factuur met betrekking tot de
aanschaf van mondkapjes met spoed (vandaag dus ©) te betalen.

Dit kan ten gunste van bankrekening NL 76 KNAB 0255 7129 44 ten name van OnStage Soundsystems BV.
Het akkoord van de procuratiehouder én kasbeheerder agentschap Rijkswaterstaat vind je eveneens ingesloten.

Zodra de betaling is verricht stelt ap een interdepartementaal rijksbetaalstuk opstellen ten gunste van de RC van
VWS: RC 14037 ten bedrage van €
Graag verneem ik of de betaling tijdig is geslaagd?

Uiteraard bedankt voor de gedane moeite.

Met vriendelijke groet

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

straat 8 | 2515 XP | Den Haag |
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

5 aminienw.nl
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm




