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Sent: Fri 3/6/2020 11:32:08 AM

Subject: RE: Maskers FFP2

Received: Fri 3/6/2020 11:32:08 AM

Prima. Lijkt mij goede route

Verzonden met BlackBerry Work(www_ blackberry .com)

Van:"IEE BESET minvws.ol>

Verzonden: 6 mrt. 2020 12:18

Aan:
" g17s )" IEEE @minyws.nl>:

"

SEEN)<BEEE@miny ws ol>;" 5.1.28 )" <A @miny ws.nl>

Onderwerp: RE: Maskers FFP2

wij nemen wel contact op. Wil dit eigenlijk net als de andere aanbiedingen via de GGD GOHR laten lopen.
Groet

Verzonden: vrijdag 6 maart 2020 12:13

A ES) SEEM eins.EEN)SEEN ins. IESE
EE @ minvws.nl>

Onderwerp: FW: Maskers FFP2

Ik wil hem straks wel bellen als 1k terug mn nus ben, maar als een van jullie dat wil doen 1s dat ook prima.
Stel voor dat we even informeren waar het precies over gaat (wat, waar hoe) wat hij kan bieden

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van:[EXECSRETIN © cds one nl>
Datum: vrijdag 06 mrt. 2020 9:59 AM

Aan:[NCE BEE oviso>
Onderwerp: Maskers FFP2

Hopelijk alles wel! Vast hectische tijd op VWS nu.

Door onze groothandelsconnecties worden wij continu benaderd voor maskers.

Via mijn contacten bij de IZAAZ begreep ik dat NFU en VWS samen op zoek zijn naar 1.7mln maskers.

Vanochtend heb ik er 2mIn aangeboden gekregen. Ik help graag dus als je hulp nodig mocht hebben, je weet me te vinden.

Met vriendelijke groet,

(A) MEDSTONE



106509

M: +316

E; medstone.nl

Medstone Holding BV | Hoofdkantoor | Amstelplein 28A | 1096 BC Amsterdam

Fresco Farma BV | Groothandelslocatie | Weg en Bos 54 | 2661 GZ Bergschenhoek

Please consider the environment before printing this email

Disclaimer This e-mail is meant exclusively for the intended recipient. If you received this e-mail in error, any use, copying or

distribution of this e-mail is strictly prohibited. Please notify the sender of the error by return e-mail and destroy/delete this e-mail,

as well as any attachment. Medstone B.V. is registered in the chamber of commerce under number 65903943.


