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To:
Cc:
From:
Sent: Tue 3/17/2020 9:36:48 PM

Subject: RE: Desinfectants / Hand sanitizers
Received: Tue 3/17/2020 9:36:54 PM

@minvws.nl]; @umcg.nl]

Top/duidelijk [EEIEE] ook waar verschil in zit/super

rror: I

Sent: Tuesday, March 17,2020 10:33 PM
To: 5.1.2e

Cc: 5.12e @ minvws.nl; @umcg.nl>
Subject: RE: Desinfectants / Hand sanitizers

Ter verduidelijking: met pompen zonder pomp VWS betaald alleen fles/pomp kosten en verder niets

From: 5.1.2e < 5.1.2¢
Sent: Tuesday, March 17,2020 10:21 PM
To: H
Cc:

Subject: RE: Desinfectants / Hand sanitizers

EEEf)z¢i dat hij bottelaar eea voorper fles kan laten doen (afvullen en fleskosten).
Dat zou top zijn: dan kost eea dusen geen (super) want rest is DSM kosten en die zijn gratis.
Evt kunnen we in Q2 weer 250k flessen maken.

Last: zou echt handig zijn als Min Bruins morgen in kamer iets kan zeggen:

= heeft hemel/aarde bewogen en gaat volgende week gratis 250k flessen van 1/2 liter elk leveren (alleen tegen externe bottle
kosten)

= gratis is van belang (we kregen al vragen dat 1 grote fles ca Euro 30 kost en hoe meea in rekening brengt: wel...niet dus).

= we kregen namelijk vragen media/etc

= aandacht ministerie ook op soc media allicht op prijs gesteld maar gaat niet om ons maar de zorgmedewerkers

Top om zo samen te werken met Ministerie in tijden van nood en UMCG!

-----Original Message-----
From: 5.1.2e
Sent: Tuesday, March 17, 2020 9:55 PM
To: [EEEMl@ umcg ni
Subject: FW: Desinfectants / Hand sanitizers




106481

FYI

--—-Original Message-----
From: 5.1.2e
Sent: Tuesday, March 17, 2020 9:50 PM

To: [ERES @minvws.ni' JENESIl@ minvws.nl>

Subject: Desinfectants / Hand sanitizers

Beste

Ter bevestiging:

Het lijkt er op dat we donderdag of vrijdag a.s. gaan produceren en in het weekend of maandag gaan bottelen.

Zoals bekend produceren we alles in Nederland wat transport (grenzen) en vergunningen makkelijker maken.

We verwachten vanavond de vergunningen.

Midden volgende week zijn we klaar (afgevulde flessen).

Het gaat dus om 130.000 liter.

We laten e.e.a. afvullen in 500ml flessen grotendeels met een handpomp (deel als "bijvulfles").

Wij hebben de bottelaar gevonden en opgelijnd.

Het zal dus gaan om 260.000 flessen van 500ml (is groot: de kleine handflesjes zijn 60ml).

Wij zullen de bottelaar circa [EfRl@moeten betalen.

De winkelwaarde van de 260.000 flessen (a nu €30 per fles) is circa €7.5m.

We hebben net intern overleg gehad over de kosten (ook met o.a.:

we laten, aIMe overheid alleen onze externe kosten vd bottelaar betalen:

dus aIIeenen de rest betaaItMen dus schenken wij dit aan de overheid en Nederlandse zorgwerknemers.

Deze tijd vraagt om solidariteit.

We doen dit graag.

Omdat we normaal geen desinfectants maken hebben we echter onze fabriek moeten stilleggen en wat aanpassen (dat
vroeg/vraagt om extra kosten die wij ook graag betalen).

We hoeven geen label op de flessen

(we schenken e.e.a. aan de NL zorgsector maar we zijn normal geen producent en willen voorzichtig zijn en het gaat niet om ons
maar om de geweldige inzet vd zorgwerknemers).

Ik begrijp dat jullie graag wel ons logo er op willen hebben; als dat persé gewenst is kan dat (evt samen met VWS).

Allicht stellen wij wel op prijs als VWS and Minister Bruins dit deelt met kabinet (en ook met de tweede kamer waar hij al e.e.a.
tegen gezegd heeft; nav we vragen vd media kregen, beter dat overheid zegt wat we doen en schenken dan wijzelf...) en idem op
social media.

Ik hou je deze week op de hoogte.

Ik begrijp dat jullie eventueel zelf rechtstreeks de bottelaar willen betalen ipv via ons; eea maakt ons niet uit (beide routes ok).
Je kan alles met Minister Bruins delen.

Ik zal hem zelf later ook berichten.

Als er vragen zijn: laat me weten.

Vriendelijke groet

PS als we in Q2 wederom 250.000 flessen van 500ml moeten/kunnen maken zijn we bereid te kijken of we ons wederom kunnen
commiteren.

DISCLAIMER

This e-mail is for the intended recipient only
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If you as intended recipient have received this e-mail incomectly, please notify the sender (via e-mail) immediately.



