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To:
Cc:
From:

@minvws.nl
@minvws.nl]; m.@minvws.nl]
)
Sent: Wed 3/18/2020 5:34:35 PM

Subject: FW: Verzoek ffjp2 maskers voor nederland
Received: Wed 3/18/2020 5:34:36 PM

Idem, kan VWS deze lead overnemen? Onderstaand de contactgegevens.
Ik ben hier niet inhoudelijk bij betrokken geweest.

Van: JEEEEl @erasmusme.nl>

Verzonden: woensdag 18 maart 2020 18:17
Aan: [IEEEN) IEEE @ minvws.ni>
Onderwerp: FW: Verzoek ffp2 maskers voor nederland

Graag deze lead overnemen. is dag en nacht bereikbaar en kan (voor zover het kan in deze tijden) betrouwbaar komende

vrijdag | IEEEE. Stock staatin

RoyAll Business

MOB: 5.1.2e

Van: xsdall.nl>

Verzonden: woensdag 18 maart 2020 16:32
Aan: 5.1.2e erasmusmec.nl>
Onderwerp: FW: Verzoek ffp2 maskers voor nederland

Wij zijn van onze kant alles in werking aan het zetten
Dus als lukt graag de Brief asap

En bel effe als past
Succes
We zijn tot vannacht bezig dus mag laat bellen

Gr

van: [NNEXETNN xsdall.nl>

Datum: woensdag 18 maart 2020 om 16:16

Aan: "' erasmusmec.nl>

Onderwerp: FW: Verzoek ffp2 maskers voor nederland

HiEE

Lukt het nog de antwoorden en brief ?

Dank

Van: xs4all.nl>

Datum: woensdag 18 maart 2020 om 14:58

Aan: erasmusmc.nl>
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cc: EEENN o crasmusme.nt” JEEEESIll@erasmusme.ni>

Onderwerp: Re: Verzoek ffp2 maskers voor nederland

g

Dank voor je mail

« Jammer van voor financiering, kom ik op terug

« Willen brief van Ministerie van VWS/Finance die betaling garandeert bij aankomst NL

« Wij verzorgen transport (tegen kostprijs natuurlijk)

levering asap ﬁop Schiphol

Type FFP2 zie foto’s en cert.

Prijs Correct

Nalevering, aantallen, hoe snel voorstel van Jullie kant hoeveel nodig over welke periode
Dan kunnen wij prijs fixeren

-

Van: "" erasmusmec.nl>

Datum: woensdag 18 maart 2020 om 14:49

Aan: JEEM @xs4all.nl>

cc:" erasmusmec.nl" ma)eram—usmc.m>
Onderwerp: RE: Verzoek ffp2 maskers voor nederland

I

Dank voor de mail. Wij maken graag gebruik van het aanbod onder de volgende voorwaarden:

- Geenvoorfinanciering, betaling bij levering in nederland. Geef aan als jullie van VWS over de e-mail een garantie willen
- Jullie verzorgen transport ui{jjEEEN

- Zo snel mogelijk levering, komende vrijda

- Type FFP2, Heb je nog een merk en eventuele certificaten en foto’s
- Prijs per stuk ex btw

Verzonden: woensdag 18 maart 2020 14:42

aan: ECKETINN JEERES o - 2 smusmc.ni>
CC: 5.12e @erasmusmc.nl

Onderwerp: Re: Verzoek ffp2 maskers voor nederland

51.2e

Wij regelen alle transport
Hebben connecties die di wel mogelijk maken

Ander zouden wij niet aanbieden

Ik stel voor

Laten we beginnen met die 5.1.2b
Transport asap deze wk geleverd op Schiphol
Als bewijs

En dan evt fe rest kunnen we dan ook leveren

Ik hoor van je asap zodat we kunnen acteren
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RoyAll Business

Op 18 mrt. 2020 om 14:28 heeft M’ het volgende geschreven:

Wij krijgen door dat het echt schier onmogelijk is vanuit it soort middelen deze kant op te krijgen. Ik hoor
graag waarom jullie dit wel zou lokken.

Groet,

Van:< xsdall.nl>

Verzonden: woensdag 18 maart 2020 14:13

Aan; erasmusmc. nl>; erasmusmc.nl

Onderwerp: Fwd: Verzoek ffp2 maskers voor nederland
Goedemiddag

Al wat bekend mbt planning?
Wij kunnen nu nog wat regelen

RoyAll Business
5.1.2e

Begin doorgestuurd bericht:

Datum: 18 maart 2020 om 12:16:29 CET
Aan: ' " JIEENl e rasmusmc.ni>

Kopie: " erasmusmc.nl" erasmusmec.nl>

Onderwerp: Antw: Verzoek ffp2 maskers voor nederland

HEEED

We horen graag.

Wij kunnen as vrijdag de partij leveren FFP2 HN95
Tegen de prijs vanoals besproken voor aIIstuks over de komende periode
Willen/ moeten van jullie commitment, contract etc en betaling zoals besproken

ij hebben geen winst bejag met onze prijs, wij denken aan de samenleving en hoe bijdragen
Stomport tegen hoge prijs!!!
Wij helpen jullie
Beslis aub snel zodat we transport
Kunnen regelen

RoyAll Business

Mos: IEE
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Op 17 mrt. 2020 om 10:36 heeft IIEKIECNNN <EXENN o crasmusme.nl> het

volgende geschreven:

Beste

Zojuist heb ik u aan de telefoon gehad, hartelijk dank dat u zo betrokken ben en ons
wellicht kan helpen. Wij hebben met hoge spoed zo veel mogelijk FFP2 maskers nodig voor
heel Nederland.

Graag horen wij zo spoedig mogelijk wat u voor ons kunt betekenen in termen van volume,
prijs en levering.

Gezien de rare situatie waarin we ons bevinden kunnen we geen voorfinanciering bieden,
wij zijn op dit moment een verlengstuk van het Ministerie van VWS en zij zullen hiervoor
instaan.

Wij weten dat costums inu heel moeizaam gaat en hebben daar onze ambassade
en consulaten ingezet, dus mocht dit nodig zijn voorn kunnen wij kijken wat we
voor jullie kunnen betekenen.

Nogmaals dank, hieronder vindt u mijn contact gegevens. |k hoor graag spoeidg van u

Groet,

Met vriendelijke groeten,

ManagementAdvies
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